995869
To: “)@minvws.nl]

From: )

Sent: Mon 12/14/2020 7:57:36 AM

Subject: RE: Verzoek om te tekenen voor EU stockpile (RescEU)
Received: Mon 12/14/2020 7:57:36 AM

Mooi!

van: TN MM @ minvws.nt>

Verzonden: vrijdag 11 december 2020 19:28
Aan: ks @minvws.nl>; 5.1.2e ) @ minvws.nl>

Onderwerp: FW: Verzoek om te tekenen voor EU stockpile (RescEU)

Ha,

Kleine headsup over RescEU:

¢ De Europese Commissie heeft een pot geld voor alle EU lidstaten voor de aanschaf van IC-apparatuur voor de huidige en
toekomstige pandemieén.

¢ Landen konden zich aanmelden. Van Rijn gaf destijds aan mee te willen doen;

¢ NL heeft een plan opgesteld waarin we de besteding van ons deel (47 min euro) uitwerken;

s  Probleem echter is dat de EC geen BTW vergoed. Dus de 47 mln moet echt enkel voor de apparatuur gelden en niet voor
BTW;

¢ Van Ark wil enkel communiceren naar de Kamer als alles rond is dus ook de financién- maar dit moet wel voor de kerst;

¢  Samen met GMT heb ik met de IRF gesproken over compensatie BTW deel (circa 9,5 min); - lijkt broekzak vestzak
verhaal;

¢ IRF lijkt welwillend (gezichtsverlies als NL afhazkt) we krijgen maandag uitsluitsel IRF.

¢ Onder voorbehoud van compensatie IRF is er nu alvast een akkoord mail/aanmeldformulier naal‘mgegaan zodat
we snel door kunnen bij akkoord.

Groet

Verzonden: vrijdag 11 december 2020 18:45

Dzl orminvws o> IEEECD

@minvws.nl>; <ERWLN @ minvws.nl>; . - BD/DGPenV/PVC/VC

@minjenv.nl>
Onderwerp: FW: Verzoek om te tekenen voor EU stockpile (RescEU)

Ter info,is akkoord.

Sent with BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

From: [IIEERRED BEEN G minvws.ol-

Date: Friday. 11 Dec 2020, 6:38 PM

To: @minvws nlk>
Cc: ) <SRl @minvws.nl>, JBEEN oninvws 11>, [ITTNIEEE)

@minvws.nl>
Subject: RE: Verzoek om te tekenen voor EU stockpile (RescEU)

Akkoord met alles ik ben maandag in huis

Met vriendelijke groet,



995869
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Datum: vrijdag 11 dec. 2020 5:35 PM
Aan: 5.1.2 5.1.2¢ | (@minvws.nl>

@minvws o, I ominvws ot IR
(@minvws nl>

Onderwerp: Verzoek om te tekenen voor EU stockpile (RescEU)

Beste 3D

Vanwege de spoedeisendheid van dit verzoek, vraag ik jou om akkoord via e-mail in plaats van een nota. Het is wel een heel
verhaal geworden, maar het is belangrijk en gaat om het volgende:

Aanleiding

N.a.v. de COVID-crisis heeft de Europese Commissie (EC) besloten om een Europese medische voorraad (RescEU medical
stockpile) aan te gaan leggen. Lidstaten konden zich bij de EC aanmelden om voorraden (van bijv. PBM of medische apparatuur)
te ontwikkelen en te beheren voor de EC. Nederland heeft eind september een voorstel hiervoor ingediend. De Tweede Kamer is
in de Kamerbrief van 13 oktober jl. hierover geinformeerd. Op 24 november 2020 heeft de EC Nederland informeel bericht dat ze
positief tegenover het voorstel staan en een budget van 47 miljoen EUR zullen toekennen. Minister MZS is hierover in de
Curestaf van 30 november geinformeerd.

Verzoek

Officieel is het ministerie van JenV verantwoordelijk voor het instrument waar RescEU onder valt. Het Nederlandse voorstel is
daarom in eerste instantie door JenV ondertekend. JenV vindt het bij nader inzien — gezien de inhoud en context van het voorstel -
téch logischer dat VWS het definitieve Nederlandse voorstel ondertekent en indient (het Application Form, zie bijlage). De

deadline voor ondertekening vanuit de EC is echter al a.s. maandag. Dit heeft met de budgetallocatie bij de EC te maken.

Zou jij onder voorbehoud van akkoord van FIN het aanmeldformulier namens VWS te willen tekenen?

Waarom voorbehoud tot akkoord FIN?

Op 3 december 2020 heeft de EC Nederland per e-mail formeel geinformeerd dat het voorstel is goedgekeurd. Eén punt stond
echter nog open; de kosten voor de belasting. De kosten voor de belasting worden niet gedekt door de EC (in geen enkele
lidstaat). Dit betekent dat VWS 47 miljoen krijgt van de EC maar de in NLD bestaande 21% belasting daarover zelf moet dragen
(kosten: ongeveer 9,5 miljoen EUR).

GMT en FEZ hebben deze week met het ministerie van FIN gesproken om deze kostenpost dekkend te krijgen (gechargeerd
gezegd: het is een vestzak/broekzak verhaal). Het was een positief gesprek, we hopen uiterlijk a.s. maandag uitsluitsel hierover
te krijgen. Gezien de strakke tijdlijnen informeren we je nu alvast m.b.t. het verzoek voor een akkoord voor ondertekening van
het aanmeldformulier. Mits en zodra het akkoord van FIN binnen is; kan het stuk dan worden ondertekend en verstuurd.

Contract

Bij niet-tijdige indiening van het definitieve Nederlandse voorstel kan de Grant Agreement (het uiteindelijk formele contract
tussen NLD en de EC m.b.t. de uitvoering van het voorstel) niet op tijd worden aangemaakt, gecontroleerd en getekend (vanaf
beide zijden). Dit heeft als gevolg dat de EC het voorstel niet in behandeling kan nemen en geen budget meer aan NLD zal
toekennen.

Indien alles voorspoedig verloopt, stuurt de EC eind volgende week - uiterlijk 18 december - het contract naar Nederland (per
post, dit is een vereiste vanuit de EC). W]Z zal het contract moeten controleren en accorderen. W]Z is hiervan al op de hoogte.
De EC verwacht vervolgens het door NLD getekende contract uiterlijk op 23 december 2020 (ook weer per post) te ontvangen.
Ga je, na controle en accordering door W1Z, ook akkoord met ondertekening van het contract tussen de EC en NLD?
Zo ja, mag het contract per e-mail/post naar je worden gestuurd voor ondertekening?

Alvast bedankt.

Vriendelijke groet,



5.1.2e
Ministerie van Volksgezondheid, Welziin en Sport
Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie
Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag
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