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To: 51.2e} B @ IEE@minvws.nl]
il

From: 5.120 4

Sent: Mon 12/14/2020 7:57:53 PM

Subject: RE: Financiele positie Vaccins
Received: Mon 12/14/2020 7:57:53 PM

Aah, helder, dan begrijp ik je vraag. Het lijstje dat ik had gemaakt viel echter wel grotendeels onder die offerte van
Laten we morgen even spreken en met onze nieuwe kracht kijken, wie is dat? Ik ga als het goed is een &S

meenemen, maar weet niet of dat dezelfde is?

Groet, ERFE]

van: (] IE.- I @5 SRl eminvws o>

Verzonden: maandag 14 december 2020 20:05
Aan: , I () <@minvws.n|>
Onderwerp: RE: Financiele positie Vaccins

Hi, wat ik bedoel is- deze offerte = of iets minder)
Die post, waar bijv 'klein” communicatiecampagn ur onder valt, maar ook groter: andere implementatiekosten dan

in deze offerte.
Kan je metdaarvoor een andere duiding bij elkaar brengen obv eerdere inschatting, wetende dat er nog paar zaken

globaal zijn. (Naast de beoogde opslag)
Morgen komt overigens een nieuwe collega (financial) kennismaken, die kan denk ik volgende week beginnen dus aantal zaken

daarin verder oppakken
Laten we hier even over bellen
Groet,

Van: , I () <m@minvws.nl>

Verzonden: maandag 14 december 2020 13:49

aan: EEEE] O I R X eminvws.n>

Onderwerp: RE: Financiele positie Vaccins
Haa

Ik weet niet precies waar het bedrag vanm Vandaan komt. Bijgevoegd vind je de offerte van het RIVM, wat valt onder de
inschatting. Kun je hier uit halen wat je zoekt:

Zo niet, hoor ik het graag! Groet,

Van: , . () minvws.nl>

Verzonden: maandag 14 december 2020 11:23

aan: [EXEZN (. SR (EXED) -HEXEDM @ invws.o>; R B (R <EXER)o minvws.ni>

Onderwerp: FW: Financiele positie Vaccins

HilEEEE gezien je eerdere inspanning op financien ook aan jou,

Tbv de mwil ik nadere beelden gaan delen tov de vraagt ook uitwerking nog maar welke posten scharen
we eronder (heb je dat lijstje nog even voor me?)

Groet, IEEE

ver: B BB IR D

Verzonden: maandag 14 december 2020 11:22

Aan: EAFLO) & minvws.nl>
(o S5.1.2¢ B M ) minvws.nl>

Onderwerp: RE: Financiele positie Vaccins

Dank, ISB al rond? Begreep dat die op 21 dec rond zou komen



994077
van: EEED B BB BB eminvws.ni>

Verzonden: maandag 14 december 2020 10:43
Aan: , . Ak (KR ) minvws.nl>
CC: N& S5.1.2e | minvws.nl>
Onderwerp: FW: Financiele positie Vaccins

Dag IR

We hebben via ISB dekking voor:

oor vaccins
Ao fferte RIVIVI voor uitvoering/implementatie (raming IR

Voor restant, uitvoering s niet opgenomen in ISB, hebben we onderbouwing nodig.
Met de onderbouwing kunnen we dit via FEZ kenbaar maken aan MinFIN.

Er is betaald: via EU voor vaccins 5.1.2b

Groet, JERFL

Van: , . () MQminvws.nb

Verzonden: maandag 14 december 2020 10:12

aan: BED B (EY e minvwsnl>

Onderwerp: RE: Financiele positie Vaccins

Het beste is om gewoon door te gaan met het helder maken van de kosten en de onderbouwing ervan.
Zodra er weer substantiéle kosten in beeld komen kunnen we die via FEZ kenbaar maken aan minFIN.

Verzonden: maandag 14 december 2020 07:32
Aan:, . () MQminvws.nb

Onderwerp: FW: Financiele positie Vaccins

Hoi wil je aub meekijken?

Groet JENIEEN

Verzonden: vrijdag 11 december 2020 13:11

Aan: EARCY K ) minvws.nl>
[ofe] S5.1.2¢ A M| ) minvws.nl>

Onderwerp: Financiele positie Vaccins

s iz |

Vraag, zou je de actuele stand van de financiele positie voor me kunnen mailen?

Dat wil zeggen: we hebbenvoor de aankoop en nu bijna voor de implementatie. Dezijn geregeld in de
ISB eerder dit jaar. De uitvoeringskosten zii M meegenomen in de claims voor volgend jaar, met wat ruimte in 2020.
Waarbij nu de offerte van RIVM van mimﬁ(onderdeel van dic[BXEEM recent als opdracht wordt omgezet. Die gaat vallen
onder de incidentele suppletoire begroting die maandag in afronding heeft. Vraag van mij zit er vooral in hoe we met de
verdere inkleuring van de PM het beste kunnen omgaan de komende weken irt de aan de kamer gemelde (dat restant
van het EEP zit dan nog niet in een begroting/ISB verwerkt, zover ik weet, maar voorzien we wel als incidentele COVID19

kosten). Welk proces is verstandig daarmee te doorlopen terwijl we nog niet definitief kunnen inschatten hoe het op alles loopt
qua kosten/implementatie? (GJJJEREZI hoe zie jij?)

Groeten, EXER



