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Van: REL

Verzonden: dinsdag 1 december 2020 21:15

Aan:EEF<DEEYrivm. nl
5.1.2e <IEEETCrivm. nl>;

<EEEE rivm.nl>; 5.1.20 <IEFCrivm. nl>

Onderwerp: RE: Afstemming financiéle overzichten ivm definitieve goedkeuringsbrief 2020

Even nog een kleine toevoeging.

1) Puntje 2 betreft project V/150105/01
2) Er was volgens mij ook geen goedkeuringsbrief voor de [JJEEEZIllin de offerte is hierin

aangegeven dat het budget vanuit het calamiteitenbudget komt zoals afgesproken met VWS en

volgens mij geldt dit ook voor V/150828/20

3) Offerte Rioolwatersurveillance wordt niet aangepast en VWS is hiermee akkoord. Zie mail van

EEE] van vanmiddag

Groetjes|ERED

Van: INES ECII <

Verzonden: dinsdag 1 december 2020 21:07

Aan SEECI Be ea

EEN < rivm. i>; INEKECE < Tam

Onderwerp: RE: Afstemming financiéle overzichten ivm definitieve goedkeuringsbrief 2020

rivm. nl>

Ha EREE

Dankje voor dit overzicht!

Wat betreft punt 1, dat heeft ||] metjEREd afgestemd, zie de mail die ik hieronder erin heb

geplakt.

Punt 2: ik zie geen goedkeuringsbrief in de bijbehorende map staan; dat is wel gek toch? Voor jouw
overzicht van 2020 maakt dat inderdaad denk ik niet uit, want ik lees inderdaad in de aanbiedingsbrief
dat hetin 2020 uit het cal.budget zal worden gehaald. Maar misschien wel goed om daar nog even

achteraan te gaan bij vws.. Dat kan ik wel doen, maar kun jij dan eerst nog even kijken of de brief

echt nergens bekend is?

Punt 4: is het niet handig om toch wel even te noemen dat we die offerte riocolwatersurveillance nog

hebben, en met welk bedrag, met die toevoeging nng dic] EEE gebruikt. Ik weet niet wat er precies

gebeurt als het niet op deze lijst komt te staan? Maar ik wil niet het risico lopen dat ze het geld dan

niet me weetjij hoe dat werkt?

, wachtenwe zelfs nog op een offerteverzoek? Ik dacht datje alleen nog
wachtte op de bevestiging van het contactpersoon dat de offerte zo in orde is en aangeboden kan

worden? In dat geval zou ik hetzelfde aanhouden als voor de offerte rioolwatersurveillance.

Punt o ICE mis jij nog zaken?

Groeten

van:IEE rivm.nl>

Verzonden: vrijdag 27 november 2020 09:45

aan:EER EER inv11>
CC: Peter Derks < rivm.nl>; INGE < rivin. ni>; EE cE

minvws.nl>; rivm.nl>

Onderwerp: RE: Financiering Covid testen

Naar aanleiding van onderstaand verzoek hierbij de cpgave van de aantallen monsters (en bijbehorend
bedrag) t/m eind 2020:
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aantal weken Inschatting p/w Totaal Datum van: tot: aantal

S5-okt  1l-oki 240.434

12-okt  18-okt 225.890

19-okt ~~ 25-okt 215.433

26-okt l-nov 197.534

2-nov 8-nov 164.352

9-nov  15-nov 150.711

16-nov  22-nov_ 145.419

Coron|T (peildatum 27-11) (in stuks)

Inschatting restant wk. 48: 3 dagen

Inschatting week 49 t/m 53 = 5 weken

Inschatting totaal aantal testen 2020

af: 1e opgave d.d. 09-06-2020 in stuks

af:  2e opgave d.d. 06-08-2020 in stuks

af: 3eopgave d.d. 21-09-2020 in stuks

1.339.823

Aanvulling voorschot 2020 Gemiddeldp/w: 191.403

Gemiddeld betaald tarief per 26-11-2020 5.1.2b Bron: Epidemiologische situate Covid-18 in NL 24-11-2020

(afgerond naar boven) Tabel 16, pagina 41

plo]

Leidend in deze opgave zijn de geregistreerde aantallen in CoronIT per heden. Deze zijn aangevuld
met een inschatting voor de komende 5 weken en hiervan zijn de eerder gedeclareerde aantallen weer

vanaf gehaald. Omdat het gemiddeld betaald tarief fluctueert heb ik de uiteindelijke aanvulling in €

naar boven afgerond.

Hartelijke groet,

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Centrum Infectieziektebestrijding

A. van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA | Bilthoven |
Postbus 1 | 3720 BA | Bilthoven

M 5.1.2e

EINETCiv nl

werkdagen

SB minvws. nl>

Verzonde 6 hovember 2020 17:27

aan:IEEE<B>

EE invws.nl>
Onderwerp: Financiering Covid testen

Urgentie: Hoog

Hoi EKER
Hebben jullie dit jaar nog een extra voorschot nodig voor de financiering van de testen aan GGD’en en labs?

Dan kunnen we dit nu nog regelen en meenemen in de definitieve goedkeuringsbrief 2020.

Deze zijn we nu aan het opstellen omdat de kas binnenkort gaat sluiten.

Groet

Van: rivm.nl>

Verzonden: dinsdag 1 december 2020 16:50

Aan: IEEE <B>; EEE <Iivm. >;
BEINGiv. nl>

cc: < rivm.nl>

Onderwerp: FW: Afstemming financiéle overzichten ivm definitieve goedkeuringsbrief 2020

Dag allen,
Begin volgende week moeten we reageren op de conceptversie van de definitieve goedkeuringsbrief
2020. Zie ook de bijlage.
Er missen volgens mij een aantal dingen, of in ieder geval heb ik dit nog niet scherp. Ziet een van jullie
tijd hier nog op te kunnen reageren?
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1 Voorschot testen COVID staat in de brief. Maar deze heb ik niet in controlsheet staan of erbij zien

komen. Is er al een project, of op welk project wordt dit toegevoegd? Heeft iemand voor de mij de

mailwisseling waar naar verwezen wordt op 27 november?
B }

Voorschot testen COVID-19 testen OGZ budget EEE Mailwizseling 27 november 2020

2 Is onderstaande goedgekeurd? Dit zou volgens mij als €0-bedrag meegenomen moet worden, want

dit wordt gefinancierd uit het calamiteitenbudget. Deze staat nu niet in de brief.

ADD 2020 CIB-06  V/150828/20 |wetenschappelike adviespanel vaccin COVID-19 Output 2 1-8-2020 31-12-2021 1120

4 Offerte voor rioolwatersurveilleance staat er nog niet bij (maar offerte moeten we nog aanpassen en

opsturen). Deze kunnen we dan nog niet toevoegen. Zijn jullie het daarmee eens?

5 Offerte voor Taskforce secretaris staat er ook nog niet bij, maar daar moeten we het offerteverzoek

van ontvangen. Deze kunnen we dan nog niet toevoegen. Zijn jullie het daarmee eens?

6 Volgens mij is het dan wel compleet of missen jullie nog zaken?

Groet,

Van:

ISSSESETSI ERE vm.Verzonden: dinsdag 1 december 2020 15:13

Aan: < rivm. n>

cc: INEEECI rivin. nf>

Onderwerp: FW: Afstemming financiéle overzichten ivm definitieve goedkeuringsbrief 2020

IEEE niet gesproken, ze is in afspraak. Ik heb haar gemaild dat wij uiterlijk begin volgende week onze

aanvullingen/wijzigingen doorgeven.
Stuurje deze per mail naar mij, dan zal ik voor centrale doorzending zorgdragen.

Met vriendelijke groet,

oo
Email: rivim. nl

Aanwezig

Stafeenheid Organisatie, Bedrijfsvoeringen Personeel / Afdeling Control & Advies (C&A)

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Posthus 1BEY /3720 BA Bilthoven, A. van Leeuwenhoeklaan 1/3721 MA Bilthoven

From:IEEE)< SETN minvws.nl>
Sent: zondag 29 november 2020 21:24

To: IEEE < rivm.nl>

Cc:IFT< rivm.nl>; IIIGIGIEE< rivm. nl>; EES

IEEE) EEE minvws. ni>

Subject: Afstemming financiéle overzichten ivm definitieve goedkeuringsbrief2020

Bijgaand doe ik ter afstemming de gewijzigde financiéle overzichten toekomen voor de definitieve

goedkeuringsbrief 2020. Ten opzichte van de herziene goedkeuringsbriefzijn er niet al te veel wijzingen, die heb

ik in het groen aangegeven.



De meeste brieven zijn nog niet getekend maar wel langs mij gegaan (heb ik aangegeven in het rood nng (nog
niet getekend)). Uiteindelijk zal ik alleen die opdrachten in de definitieve brief meenemen die cok daadwerkelijk

zijn ondertekend door de opdrachtgever.

Als er nog aanvullingen/wijzigingen zijn hoor ik die graag, als het kan zsm.

Alvast dank.

Met

BEEi.

Van:EET< rivm.nl>

Verzonden: donderdag 26 november 2020 17:33

Aan:IEEE)< SEC invws. nl>
cc: @rivm.ni>

Onderwerp: RE: Afstemming financiéle overzichten ivm definitieve goedkeuringsbrief 2020

514.2¢

CAPINis maandag weer aanwezig.
Evt. kun je contact opnemen met [JERE] zie cc.

Groet

5.1.2e

From: EEE){EEE minvws.nl>
Sent: donderdag 26 november 2020 14:44

To EEE SET© v1.
Cc:IEE< rivm. nl>

Subject: Afstemming financiéle overzichten ivm definitieve goedkeuringsbrief2020

vo[EEE

Ik richt mij nu toch maar weertot jou. Is het al bekend wie deze werkzaamheden van jou overneemt?

Eén dezer dagen maakik de overzichten voor de definitieve goedkeuringsbrief2020 op.

Mijn vraag is of jullie die ook ter afstemming vooraf willen krijgen. Aangezien de vorige brief vrij laat was en al veel

daarin is verwerkt.

Daarna heb ik nog wel een aantal goedgekeurde additionele brieven langs zien komen, die voeg ik erbij. Maar ik

weet niet zeker of dat dan volledig is en er is een aantalzaken nog de lijn in.

Ik neem dus alleen zaken op in die brief waarvoor een getekende opdracht aanwezig is.

Hartelijke groeten,

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijkaan u is

verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzenderte melden en het berichtte verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor schade, van welke aard ook, die verband houdt metrisico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

Thismessage may contain informationthat is not intended foryou. If you are not the addressee orif thismessage was sentto you by

1205030

mistake, you are requested to inform the senderand delete the message. RIVM accepts no liabilityfor damage of any kind resulting from

the risks inherent in the electronic transmission of messages.
www.rivm.nl/en Committed to health and sustainability


