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[REY (10)2e)

inschatten (was wel de vraag vanuit VWS, omda r nie

Als jij er naar gekeken hebt, wil je het dan weer naar mij sturen, stuur ik het naamofjij doet dat, zet je me
dan in de cc). Ik heb met [ Roverlegd dat alsnog moet kijken, zij het aan hem voorlegt.
Vanmiddag moet ik het naarfii0leEMsturen.

Bijgaand de definitieve versie. Misschien is het niet nodig datmer ook nog naar kijkt, maar dat kan ik niet goed
tis).

Alvast dank!

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)
(10)(2e)

RIVM | Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven

'E] (10)(2e) M. (10)(2e)
Aanwezig: (10)(2e)

Van: (10)(2e) @rivm.nl>

Verzonden: dinsdag 4 augustus 2020 09:38
(10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl>
(10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e) @rivm.nl>; BRI (10)(2e) [@XVgWilbH  (10)(2e) (10)(2e)
Onderwerp: RE: Nieuwe Kamervragen infectieradar

@rivm.nl>; (10)(2e)
@rivm.nl>

Dank je dat lijkt me inderdaad het beste.
hierbij de antwoorden die naar VWS gestuurd kunnen worden.

Groeten,

(10)(2e)
From: [N N - - v ..~

Sent: dinsdag 4 augustus 2020 09:15

(10)(2e) @rivm.nl>;
(10)(2e) (10)(2e)
Subject: RE: Nieuwe Kamervragen infectieradar

De vraag is: Kunt u tevens aangeven welke investeringen er gevraagd werden bij een samenwerking met GGM?

Het antwoord is dan: Wij kunnen niet aangeven welke investeringen er werden gevraagd bij een samenwerking met
GGM.

(10)(2e)

(10)(2e)
(10)(2e)

@rivm.nl>; (10)(2e)

@rivm.nl>; @rivm.nl>

Alle extra informatie (aannames op basis van het verleden, eigen interpretatie, etc.) valt buiten scope van de vraag
en roept mogelijk meer vragen of weerwoord op. Mijn advies: niet op ingaan.

Hartelike groet,

(10)(2e)
(10)(2e)
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Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Postbus 1, 3720 BA Bilthoven

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, 3721 MA Bilthoven
www.rivm.nl

! !H, !e ZOrg voor morgen, ggin! van!aag.

Verzonden: maandag 3 augustus 2020 16:46
(10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e) (10)2e) [@ISIMIES  (10)(2e) (10)(2e)

Onderwerp: RE: Nieuwe Kamervragen infectieradar

Drivm.nl>; (10)(2e)

@rivm.nl>

Dank jullie wel!

Het bedrag vind ik lastig, we hebben weinig om ons op te baseren. Graag nog een check op hoe het nu
geformuleerd is. Klopt hetdat ‘serieus geld’ een directe quote is?

Groeten,

Sent: maandag 3 augustus 2020 13:38
To: (10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2¢)
B (10)(2e)

(10)(2e) @rivm.nl>;

@rivm.nl>

@rivm.nl>;

(10)(2e)

@rivm.nl>; @rivm.nl>;

Subject: RE: Nieuwe Kamervragen infectieradar

Dank je oen ging het over 175.000, en in het document gaat het over een samenwerking met RIVM in 2008
en 2009 van elk rond de €100.000.
Het bedrag van 100.000+ lijkt dus voldoende op de historie gebaseerd.

Wat betreft de datum: december 2018 is er begonnen bij Coneno aan het ontwikkelproces van de nieuwe applicatie.

Groet

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)

@rivm.nl>; (10)(2e)
<BMUCEN @ rivm.nl>; @rivm.nl>

Subject: RE: Nieuwe Kamervragen infectieradar

Bijgevoegd één van de laatste voorstellen van GGM, daterend uit 2012. Wij vonden het destijds nogal forse
bedragen: zo'n 175.000 euro per jaar.

From: (oe) B oo [ClVIIE
Sent: maandag 3 augustus 2020 12:40
To: ; n (10)(2e)
(10)(2e)

@rivm.nl>; (10)(2e)

@rivm.nl>

rivm.nl>;
Subject: RE: Nieuwe Kamervragen infectieradar

BesteNEl)[Fo))

Naar aanleiding van je opmerkingen:
1. Datum benoemen (maand/jaar) :

ik volg dit op even op met het ISI-foundation — om het exact te krijgen.

2. Is dit een ‘genoemd’ bedrag? M.a.w. hebben we dit aantoonbaar of niet. Noem de bron als dit kan (brief, mail, telefoon,
gesprek).



926225

Dit is een lastige. Ze waren slim genoeg om het bedrag niet op schrift te hebben gesteld of expliciet te hebben
genoemd. Ook was het in die 1 a 2 gesprekken niet kristal helder wat er precies met de samenwerking is bedoeld in de
context van geld — ik bedoel, het was duidelijk dat geld enorm belangrijk was, maar of het ging om expliciet geld op hun
rekening, of het project Infectieradar waar ze aan mee zouden willen doen, was niet duidelijk. Ze wilden in elk geval
niet mee doen zonder “serieus geld”. |k heb dat altijd geinterpreteerd dat dit ook ging om “serieus geld” op hun
rekening voor hun diensten binnen een eventuele samenwerking.
Dit bovenstaande gaat over twee telefoongesprekken: de eerste op 2 of 3 Maart, de tweede een de week erna —maar
ik weet de exacte datum en tijd niet meer. In deze gesprekken ging het dus over “serieus geld”. En was voor mij
duidelijk dat “serieus” meer was dan €10.000-£30.000 oid. Ik heb toen €100.000 genoemd. Maar dit is niet expliciet
van hun kant.
Nu ik er over nadenk. Er is nog wel iets gezegd over de vorige pandemie, de 2009 Mexicaanse griep, toen is er ook
geld aan hun betaald. Maar dat is van voor mijn tijd. Tenminste ik herinner mij een opmerking van J9IZ0)
dat er tijdens een pandemie wel opeens geld beschikbaar is, met dit als voorbeeld. Maar ik weet het
bedrag van deze vorige transactie niet.Mﬂeet jij dit? Dit kan eventueel als referentie dienen.

Groet,

Sent: 03 August 2020 11:52

To: (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>;
4 (10)(2e) @rivm.nl>; SRS <UD

Subject: RE: Nieuwe Kamervragen infectieradar

@rivm.nl>; (10)(2e)

@rivm.nl>

(10)(2e)
D)

(10)(2e)
@ rivm.nl>;

Dag allen, hierbij enkele aanvullingen en opmerkingen. De vragen worden beantwoord vanuit minister perspectief,
niet vanuit het RIVM.

Hartelijke groet, (10)(2e)

(10)(2e)
(1u)(2e)

Rijksinstituut veor Volksgezondheid en Milieu
Postbus 1, 3720 BA Bilthoven

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, 3721 MA Bilthoven
www.rivm.nl

RIVM, !e zorg voor morgen, gg int van!aag.
Van: (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>

Verzonden: maandag 3 augustus 2020 10:52
Aan: (10)(2e) (10)(2e)
(DR @rivm.nl>; (10)(2e)
Onderwerp: RE: Nieuwe Kamervragen infectieradar

glell  (10)(2e)

Heel hartelijk dank dat je me werk uit handen hebt genomen. Hierbij mijn suggesties.

(10)(2e)
(10)(2e)

(10)(2e)
2rivm.nl>;

@rivm.nl>;
(10)(2e)

@ rivm.nl>

(10)(2e) 3
G (10)(2e)
dit nodig is.

Op de vraag over Castor (zie eind antwoord op vraag 2) heb ik ook geen antwoord, dit zouden we specifiek aan
of iemand anders binnen de IV-organisatie kunnen vragen.

RREBE eteen in.

Ik kopiee
zal[fBlvragen er naar te kijken nadat jij kans hebt gezien dit te doen, als we denken dat

Groeten,

(10)(2e)



From: oee) | oo [liVE
Sent: maandag 3 augustus 2020 00:46
To: JNNNCETIN BN - civm..>; ICETI BT e v . >; IS
[QEOR @ rivm.nl>
Subject: RE: Nieuwe Kamervragen infectieradar

Ik voel me hier toch een beetje verantwoordelijk voor.
Dus bijgevoegd mijn weloverwogen antwoorden.

(10)(2g)

Ook lijkt het me goed dat we nog even zeker weten wat de regels zijn rond het aanbesteden, en dat we het zo
formuleren dat het ook duidelijk is dat dit klopt.

Zoals ik begrepen heb konden we samenwerken met Castor omdat het ging om een “oplossing van de plank”
tijdens een uitbraak respons — maar zeker weet ik dit niet. Weet jij dit?

(we mochten direct samenwerken met ISI/Coneno - omdat ze onderdeel zijn van het Europese project - en we
hierdoor geen aanbestedingsprocedure nodig hadden - dit weet ik zeker omdat we toen iemand van procurement in
de call hadden)

Groet,

Sent: 01 August 2020 12:42

toze) B (0 ol (oee) B (0@ [NV (102
DM @ rivm.nl>
Subject: FW: Nieuwe Kamervragen infectieradar
Importance: High

Ter info alvast deze vragen. Ik zal kijken wat we al kunnen knippen en plakken uit eerdere antwoorden en uiterlijk
maandagochtend als concept rondsturen voor jullie aanvullingen.

(10)(2g)

Groeten,

From: IQIED)] M>
Sent: donderdag 30 juli 2020 16:29
@rivm.n!>; [IREIEIN SN o i . -; I

To: (10)(2e)
(10)(2e) @rivm.nl>

Subject: FW: Nieuwe Kamervragen infectieradar

Importance: High

Allen,

Zie bijgaand. Ik ben nu met vakantie en zie dus geen mogelijkheid dit te cotrdineren. Kan iemand van jullie dit
oppakken? Ik kan indien gewenst wel nog een keer meelezen met eventuele concept antwoorden maar dan graag
even een appje want ik houd mijn mail niet bij tijdens de vakantie.

(10)(2¢)
(10)(2e)

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

926225
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Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven

M (10)(2e)  @IaVuMA]
W http://www.rivm.nl

(10)(2e)

(10)(2e)
REED) (OED) (10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)

dubbel




