To: (10)(2e) [ENEIEDEN@minvws.nl]

From: (10)(2e)

Sent: Mon 8/31/2020 1:59:56 PM

Subject: facturen begeleidingscommissie;gaat mogelijk contact met jouopnemen
Received: Mon 8/31/2020 1:59:57 PM

2E] (10)(2¢)

WEElgaat aankaarten dat hij toch vergoeding zou willen voor het gesprek met vorige week maandag. Ik heb nog even
gekeken in de overeenkomst. Daar staat het volgende:

3.2 Het lidmaatschap van de begeleidingscommissie zal onder meer bestaan uit de volgende activiteiten:

(a) Deelname aan vergaderingen van de Begeleidingscommissie;

(b) Deelname aan eventuele vergaderingen met de Staat, het Realisatieteam en/of andere partijen die en rol spelen bij de ontwikkeling van de (mobiele)
applicatie en eventuele andere digitale middelen die kunnen bijdragen aan de bestrijding van Covid-19.

(c) het bijdragen aan schriftelijke adviezen van de Begeleidingscommissie die betrekking hebben op de inzet van de (Mobiele) applicatie en eventuele andere
digitale middelen die kunnen bijdragen aan de bestrijding van Covid-19.

&)

5.1 Voor de werkzaamheden op grond van de Overeenkomst heeft het lid van de Begeleidingscommissie recht op een onkostenvergoeding ter hoogte van €
voor iedere vergadering van de Begeleidingscommissie waaraan het lid van de Begeleidingscommissie deelneemt. Het in het eerste lid genoemde bedrag
vormt een vergoeding voor alle werkzaamheden die het lid van de begeleidingscommissie op grond van deze Overeenkomst zal verrichten, waaronder het
voorbereiden van vergaderingen, het schrijven van adviezen en het becordelen van conceptadviezen. | het eerste lid genoemde bedrag zijn alle kosten van het
lid van de Begeleidingscommissie inbegrepen, waaronder reis- en verblijfkosten en kosten voor het gebruik van materiaal.

Zoals je hieronder kunt lezen isvoor vragen hierover naar jou verwezen.

NB: inmiddels heeft een ander commissielid naar de voorzitter geappt dat de huidige frequentie van vergaderen niet
overeenkomt met wat eerder met VWS was afgesproken (te frequent); “Daar komt bij dat ik toen werd gevraagd voor deze
commissie, het ging over 'een paar vergaderingen' en 'voor de zomer klaar'. Inmiddels blijkt de belasting een fors stuk
zwaarder dan dat, en zie ik ook nog geen einde aan het traject van digitale ondersteuning in zicht.”

Verzonden: maandag 31 augustus 2020 14:52
Aan: NewTeam <@ newteam.com>

= o) ) SIE M minvws.i>

Onderwerp: RE: Factuur New Team begeleidingscommissie

In overleg met het secretariaat van de begeleidingscommissie ( (10)(2e) verwijs ik je voor eventuele aanvullende
vragen m.b.t. onderstaande graag door naar (10)(2e) (LD en tevens (10)(2e) oor de
RN ) i< bereicbzar vi -

(10)(2e)

Met vriendelijke iroet,
Van: NewTeam MQnewteam.com>

Verzonden: maandag 31 augustus 2020 13:59
Aan: [INCEDN) BCEEDHM @ minvws.nl>
Onderwerp: Re: Factuur New Team begeleidingscommissie
Hoi NELED)
Dank je wel voor je mail.

Graag reageer ik even hamens mijn collega Op welk nummer kan ik jou bereiken voor overleg? |k
begreep namelijk vanlilitENdat er iets anders in de overeenkomst staat.

925446



Ik hoor graag van jel
Groetjes, (10)(2¢)

NewTeam B.V.
beheersen — bewegen — bereiken
manage — move — reach

Telefoon/Phaone:

+31

Kantoor/Office:
Weesperstraat 61
1018 VN Amsterdam

Wat vind je van mijn e-mail?
Sug‘er Oké Niet goed

On Mon, Aug 31, 2020 at 11:47:28 CEST,M>

wrote:

Beste

Hartelijk dank voor het inzenden van b
bijgaande factuur een vergoeding ad €
augustus jl. Op deze dag is echter geen plenaire vergadering van de begeleidingscommissie geweest en deze kan derhalve niet

iﬁaande factuur. Wij kunnen deze factuur helaas niet in behandeling nemen omdat in

ordt gevraagd voor een bijeenkomst van de begeleidingscommissie op 24

worden gehonoreerd. De vergoeding geldt uitsluitend voor plenaire bijeenkomsten onder leiding van de voorzitter.

Zouden jullie bijgaande factuur opnieuw kunnen insturen, met dien verstande dat de declaratie van de vergadering van 24

augustus jl. wordt weggelaten van de factuur?

Alvast hartelijk dank,

Met vriendeliike iroet,

925446



