To: (10)(2e) ) IEEESM @minvws.nl]
From: (10)(2e)

Sent: Thur 8/20/2020 5:38:08 PM
Subject: RE: Offerte digitalisering labuitvraag.
Received: Thur 8/20/2020 5:38:08 PM

vanmiddag had ik met [JIEEIESMMlhierover omdat ik niet door had gehad dat jij al op eerdere offerte akk had gegeven (was niet cc
naar mij gegaan) en ik had er nog een vraag over. Dan snap je waarop ze doelt.

Ik weet nu niet helemaal waarom ze deze ook naar ons beiden stuurt, want vigs mij was de verdeling dat ik testen en traceren deed
deze periode tot je vakantie (en in je vakantie). Nu ben je me voor met een akkoord. ©@

Mochten er nog vragen over komen, dan weet je even dat het wat verwarring bij enkelen opleverde (en ook bij mij)

Vanaf 14 sept hopelijk allemaal helder tenzij de wereld dan nog niet volmaakt is ©

Maar dat is voor latere zorg

Gr R
vr: I I o .1

Verzonden: donderdag 20 augustus 2020 19:08

Aan: (10)(2e) @minvws.nl>;
cC: (10)(2e) @minvws.nl>;
Onderwerp: RE: Offerte digitalisering labuitvraag.

oz ]
Akkoord.

(10)(2e)
(10)(2e)

WEEDE @minvws.nl>
WIEDEN @ minvws.nl>

Verzonden: donderdag 20 augustus 2020 17:45
Aan: (10)(22) ) @minvws.nl>;
CcC: (10)(2e) ) < @ minvws.nl>;
Onderwerp: Offerte digitalisering labuitvraag.
Urgentie: Hoog

(10)(2e)

(10)(2e) @minvws.nl>

Dag beiden,
Dit is de offerte waar%kkuord op had gegeven voor een bedrag van €[iIER) voor het opzetten van de digitale

labuitvraag door he , opdracht bij Berenschot. Dit is waar jij mij vanmiddag over belde Excuus dat ik hier nu weer
bij jullie bij terug kom.

boven de kan eindigen en onder de[lllE)] maar dan wél alle kosten hebt meegenomen, dan dat je onder de it, en

Vandaag heb ik een gesprek met Berenschot gehad en is de offerte toch nog gewijzigd. De HIS gaf immers aan dat i’e beter
vervolgens allerlei aanvullende kosten hebt.

In de eerdere factuur van €[glJ[¢dd] waren 1. niet de kosten van het hosting meegenomen, 2. ook niet de extra kosten voor het
aanpassen van het programma gedurende het jaar, en 3. niet de kosten voor het invullen van de vragenlijst.

Daarom is de factuur nu toch hoger uitgevallen naar €REIFEL)

Ik hoor graag of één van jullie hiermee akkoord is!

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

| e

T (10)(2e)
E: BUOESM@ minvws.nl
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Van: [ @berenschot.ni>

Verzonden: donderdag 20 augustus 2020 17:36

Aan: [INCIECIE) <N @ minvws.n>; ICEECNN ledk.nt>

Onderwerp: RE: Aantekeningen startgesprek Platform Labuitvraag LCDK

Hierbij dan ook direct maar de bijgewerkte offerte.

Met de afspraken hieronder (70 labs voor vragenlijstsoftware en 12 adviesdagen voor doorontwikkeling) werd het totaalbedrag van
[ loverschreden. Ik heb dat nu dus zo aangepast dat het er onder is gebleven. Volgens mij moeten we hiervoar ook heel ver
kunnen komen.

Mocht je nog vragen/opmerkingen hebben dan hoor ik het graag. Anders zien we graag de getekende offerte retour.
Met vriendelijke groet,

Van: [RED)
Verzonden: donderdag 20 augustus 2020 17:15

Aan: [N <N @ minvws.o->; IGEETNN ledk.nl>

Onderwerp: Aantekeningen startgesprek Platform Labuitvraag LCDK

0. I

Hierbij de aantekeningen / afspraken die we zojuist gemaakt hebben.
1. Vragen nav offerte

- Offerte geeft idee dat labs heel intensief betrokken worden bij ontwikkelproces.
- Zoals[[@hangegeven heeft is het goed om de labs wel te betrekken, aangezien labs het lastig vinden dat hun
proces platgeslagen wordt.
- Labs worden daarom uitgenodigd om feedback te geven.
- In principe organiseert het LCDK de inhoudelijke kant om de feedback op te halen. Hierbij is het volgende belangrijk:
= De verschillende soorten labs worden betrokken
= Hoeven geen officiéle meetings te zijn, maar LCDK kan ze consulteren en dat door te geven aan het
technisch team.
= Zoals besproken, moesten we vanwege de korte doorlooptijd vasthouden aan een versie van de vragenlijst
zoals we die nu kennen. Verdere optimalisatie nemen we meen als doorontwikkeling waarbij het LCDK
de inhoudelijke voorbereiding doet.
- Suggesties voor het platform:
o Op toelichtingspagina komt een emailadres van een contactpersoon voor ideeén voor verbetering.
o Deadlines stellen voor het invullen van de vragenlijsten > expiratiedatum in vragenlijst toevoegen
2. Rolverdeling VWS — NVMM - LCDK - Berenschot-team dat platform maakt
a. In principe overlegt Berenschot-team met [fdfeSlvanuit LCDK
b. Bij relevante issues opschalen naar[SEIFE)]
3. Hosting / Beheer / Doorontwikkeling

a. Afgesproken dat het komende jaar de hosting bij Berenschot wordt belegd.
b. De offerte wordt aangepast naar een totaalbedrag voor een doorlooptijd van een jaar
c. De variabele componenten worden daarin als volgt meegenomen:

o Hosting a Y/ maand

o Vragenlijst-software: § *70 labs * 52 = ongeveer =€ (wel voorbehoud om bij overschrijding te kunnen

nacalculeren)
o We verwachten de nodige vragen voor doorontwikkeling (m.n. op korte termijn):
i. We gaan uit voor deze offerte van een totaal van 12 dagen
i. Erwordt alleen gefactureerd wat gebruikt is
ii. Bij 50% verbruik overleg met VWS BRUDIEDRN over stand van zaken tot nu toe.
4. W.vit.tk. en afspraken

925226



- Indien demo-vragenlijst gereed is, ook delen met JREIJIED)
- Op termijn een keer het platform laten zien.

De definitieve offerte komt morgen jullie kant op!
Veel dank voor het constructieve overleg. We gaan er wat moois van maken!

Met vriendelijke groet,

Disclaimer

This e-mail and any attachment it contains is confidential and may contain legally privileged information.
If you are not the intended recipient, please note that this e-mail or any attachment may not be copied or disclosed or distributed to others.

If you have received this e-mail by error, please notify the sender immediately by return e-mail, and delete this message. All rights reserved.

This email has been scanned for viruses and malware, and may have been automatically archived.
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