From:

Sent: Mon 7/6/2020 9:58:40 AM

Subject: RE: Covid19 crisis and Emergency Support Instrument (ESI)
Received: Mon 7/6/2020 9:58:40 AM

To: )@minvws.nI]; IS TSl @minbuza.ni]
(10)(2e)

ESI subsidie is ook beschikbaar voor bedrijven, onder voorwaarden. Als ze de kosten al hebben doorbelast aan hun klant dan
geldt dat natuurlijk niet (dat heb ik in een antwoord aan hun ook duidelijk aangegeven). Aanvragen lopen te allen tijde via ons

(i.e. nationaal focal point minJ&V)
(10)(2e)

PS expert...dat ben ik op andere gebieden ©

Van: (10)(2e) ) <BREEEOR @minvws.nl>

Verzonden: maandag 6 juli 2020 11:52

Aan: ) @minvws.nl>; (10)(2e) @minbuza.nl>

Onderwerp: RE: Covid19 crisis and Emergency Support Instrument (ESI)

Misschien ok even goed kijken wat ze nou precies willen?

ESI is er niet voor bedrijven toch, en die kosten zijn toch dan door de overheid gemaakt en niet door resmed?

of zie ik het te simpel, jij bent de expert, [{EE]!

(10)(2e)  (10)(2e) ) JRESH@minvws.ni>

Verzonden: maandag 6 juli 2020 10:08

Aan: [IECEDHN IEESM @ minbuza.ni>; (10)(2e) ) SNEES@minvws.ni>

Onderwerp: RE: Covid19 crisis and Emergency Support Instrument (ESI)

Zeker, ik kan ze de procedure doorsturen voor het vergoed krijgen van hun transportkosten. Ik neem wel contact op met [[EEIES]

(10)2e)
Groet

(10)(2e)
van: [IEEIN JRDEDM @ minbuza.ni>

Verzonden: vrijdag 3 juli 2020 19:44

Aan: IEEEDI KN e minvws.o>; IR BEEEM @ minvws.ni>

Onderwerp: RE: Covid19 crisis and Emergency Support Instrument (ESI)
Moot wil jij dan naar meest onderstaande mail van resmed kijken
Alvast bedankt en een gied weekend

(10)(2e)

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

au: ISR RN il

Datum: vrijdag 03 jul. 2020 7:32 PM

Aan: (10)(2e) ) IEESM@minvws.nl>, [@minbuzanl>

Onderwerp: RE: Covid19 crisis and Emergency Support Instrument (ESI)

....sinds heel kort!

Van: (10)2¢) ) BTl @ minvws o>

Datum: vrijdag 03 jul. 2020 19:20

688133



Aan: QISR <BEESN minbuza. nl>

Kopie: (10)(28) ) mﬁ(vminvws.nb

Onderwerp: RE: Covidl9 crisis and Emergency Support Instrument (ESI)

26 (10)12¢)

Ik ben dat ook nooit geweest
daarentegen wel!

cree (R
van: [NTETECHN -IREEDM @ minbuza ni>

Datum: vrijdag 03 jul. 2020 6:04 PM

Aan: O <SEOEDN @ minvws o>

Onderwerp: FW: Covidl9 crisis and Emergency Support Instrument (ESI)

Volgens mijn J&V collega op de PV ben jij aanspreekpunt. Dat was toch niet meer zo?

Groet

rrom: [ IS BRIl @ minbuza.nl>

Sent: Friday, July 3, 2020 5:12 PM

To: [INEIEINN <M @ minbuza.n - INEECCIEDN <HECCTEON @ inbuza.ni>

Subject: RE: Covid19 crisis and Emergency Support Instrument (ESI)

I (10)(2e)

Het nationaal contactpunt voor inhoudelijke/strategische sturing op ESI is van VWS, JenV is verantwoordelijk
voor het inkloppen van verzoeken in CECIS en het mobiliteitspakket, operationele werkzaamheden dus. Daarom lijkt het me dat het
aan VWS is om onderstaand verzoek al dan niet te beantwoorden.

Goed weekend!

[€1del= (10)(2e)

From: BREL)ED)] <w>

Sent: Thursday, July 2, 2020 19:20

To: TSN -GN © minbuze o> INEEREIETIN HRCTESI @ minbuze.n>

Subject: RE: Covid19 crisis and Emergency Support Instrument (ESI)

Jlis volgens mijn laatste informatie nationaal contactpunt geworden.

Groet

From: (10)(2e) <M>

Sent: Thursday, July 2, 2020 5:12 PM

To: [INEEIETNN IR @ minbuza.n >; INERETETN BTN o - nbuza.nt>

Subject: FW: Covid19 crisis and Emergency Support Instrument (ESI)

688133



688133

Deze producent van ventilatoren vraagt op doorverwijzing van CIE naar het nationale contactpunt voor ESI. Dit om transportkosten
vergoed te krijgen. Wellicht is het een handig verkooppraatje, dat kan ik zo niet beoordelen. Zouden jullie dit verzoek kunnen
afhandelen en zo nodig kunnen doorgeleiden naar Den Haag? Dank alvast.

Groet, [{ENED]

(10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e)

Dubbel

(10)(2e)

(10)(2e)
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Dubbel




