686457

To: (10)(2e) IEES@minvws.ni]; IIEDETINE ) ICTEOM @minvws.ni]
From: (10)(2e)

Sent: Tue 7/21/2020 2:42:26 PM

Subject: RE: Opdracht GGD GHOR

Received: Tue 7/21/2020 2:42:27 PM

Nice, dank!

Van: (10)(2e) ) QDR @ minvws.nl>

Verzonden: dinsdag 21 juli 2020 16:26

Aan: (10)(2e) ) <HMADIEDR@ minvws.nl>; (10)(2e) ) ELIFLE @ minvws.nl>

Onderwerp: RE: Opdracht GGD GHOR

Al gekeken, lekker doen zo!

Groeten,
(10)(2e)

Verzonden: dinsdag 21 juli 2020 16:22

Aan: IO <GDXEDN o s i>; ICCTEC I <MROEON o minvws oi>

Onderwerp: RE: Opdracht GGD GHOR

Issss goed

Verzonden: dinsdag 21 juli 2020 16:21

Aan: [GEESIEN) KEEON e minvws.o>; INEECEECI) N e minvws.ni>

Onderwerp: RE: Opdracht GGD GHOR

Hol INTEIEONN,

Is idd zo besproken.

[{E)en ik hadden het liever ook anders gezien ... maar dit fiksen heeft o.i. geen zin en komt achteraf toch aan het licht.
@ ] ik kijk voor 1700 nog even naar de bijlagen.

Groeten,
(10)(2e)

van: IS ) @ minvws.nl>

Verzonden: dinsdag 21 juli 2020 16:18

Aan: (10)(2) ) IEEEE @ minvws.ni>; (10)(2e) ) MEEESN @ minvws.nl>

Onderwerp: RE: Opdracht GGD GHOR

Yep, zo hadden we dat besproken

Van: (10)2e) ) SN @ minvws nt>

Verzonden: dinsdag 21 juli 2020 16:17

Aan: I M@ minvws nl>; O RN @ minvws.nl>

Onderwerp: RE: Opdracht GGD GHOR

e (HERD

Inhoudelijk lijkt het me correct, ik weet alleen niet of we moeten aangeven in de offerteaanvraag dat het achteraf is
aangevraagd.

Maar dat heb je vast al besproken..

Als [EEIkangeeft dat dit zo kan, kun je het wat mij betreft versturen.

Groeten, IRGFD)]

Verzonden: dinsdag 21 juli 2020 09:55

) minvws.nl>

minvws.nl>

(10)(2e)

Onderwerp: FW: Opdracht GGD GHOR
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Hoi en (10)2e) B

Hierbij het papierwerk voor de (lU[E8= die nog naar de GGH GHOR moet. Als jullie even kunnen kijken, kunnen we m daarna
mailen.,

MVE
Van: (10)2e) ) JERESN@minvws.ni>

Verzonden: dinsdag 7 juli 2020 12:13
Aan: _GroepDLzCovid19 MG minvws.nl>
Onderwerp: FW: Opdracht GGD GHOR

Ha collega’s

Zie onderstaand zegt dit jullie wat?
Graag even het e.a. afstemmen. ©
Groeten,

Van: 10)(2e) ) M@minvws.nb

Verzonden: dinsdag 7 juli 2020 11:51
(10)(2e) ( @minvws.nl>

(10)(2e) ggdghor.ni>; [ EESHE RSl @ olanet.ni>; (10)(2e)

Onderwerp: Opdracht GGD GHOR

Hallo (e

Van de GGD GHOR heb ik een overzicht van kosten ontvangen die zij maken in opdracht van VWS als gevolg van de uitbraak
van Corona. Voor een aantal van de deelprojecten moet nog een overeenkomst/opdracht worden opgesteld. Eén daarvan betreft
de Bezoekregeling WT ad € Zou jij ervoor kunnen zorgen dat hiervoor een opdracht vanuit jullie directie wordt verstrekt
aan de GGD GHOR.

Alvast bedankt,

(10)(2e)



