To: 102e) (10)zel)(2e) [EUESI@minvws.nl
Cc: (10)(2e) %@i@minvws.nl]

From: (10)(2e) )

Sent: Fri 9/4/2020 10:59:12 AM

Subject: RE: Claim

Received: Fri 9/4/2020 10:59:12 AM

Precies.

10)24)(2€) ) M@minvws.nb

vrijdag 4 september 2020 12:59
(10)(2e) ) <BREYEDEN @ minvws.nl>
(1 ) <BRURIED I @ minvws.nl>
Onderwerp: RE: Claim

Mijn idee ook, omdat we er als overheid en de minister toch op aangekeken zulken worden en we willen geen herhaling
van Infectieradar.nl, maar dat hangt wel in de lucht.
(10)(2e)

Gesendet iber BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Datum Freitag. 04. Sept. 2020. 12:55 PM
B 1012e) (10326 )(2@) JERY @ minvws nl>
Cc: (10)(2e) [@minvws.nl>

Betreff: RE: Claim

Ik vind verbetering van GGD spul eigenlijk wel goed idee ook voor de volgende fasen. Maar dus bijsturen op hoe

)M@minvws.nb

Verzonden: vrijdag 4 september 2020 12:54

@minvws.nl>
@ minvws.nl>

Onderwerp: FW: Claim
Ter info.

dit ondersteunt inderdaad het gevoel dat ons bekroop dat grote delen van IZB. 3.0 via de app “binnen gefietst”, lijken te
zijn onder het gebruiken van labels als back-end.

Er is duidelijk verschil tussen de back-end van de app en de bedrijfskritische systemen zelf van de GGD,

Maar had er toe geleid dat in het gesprek van de techneuten in de ontwerpen van DICTU de back end van de app met de
Stack van GGD GOHR Nederland vermengd geraakt is.

(2 Ton Mendix licenties als voorbeeld terwijl een servicebus op zijn plaats ljkt.)

Hoe hier mee om te gaan ihk de toezeggingen in de n vooral hoe kunnen we [EUEDBierin ondersteunen rond het
mrichten van die beheerorganisatie.

Groet [§Ulel)

Gesendet iiber BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

931794



Datum Freitag, 04. Sept. 2020. 12:35 PM

2 =( (10)(2e) W{{Lminvws nl>, ) ﬁm'g(bmimws.ub, )
(O ELIN @ minvws.nl>

Betreff: RE: Claim

Ha allen,

Mijn beeld is dat er twee verschillende dingen spelen:

1. Appl: De GGD heeft eerder een staatje gemaakt dat optelde totMvoor de ‘ondersteuning digitale middelen’. Dit
staatje is door GGD met (10)(2e) ) gedeeld. n RDO hebben daarover geconstateerd dat een fors deel
hiervan [EI)FLIMMis bestemd voor IZB 3.0. Aangezien IZB 3.0 min of meer wordt vervangen door CoronaMelder en
app2 hebben we bijifBkangegeven dat het niet realistisch is dat GGD de kosten hiervoor doorbelast aan VWS. De

ek ons wel reéel, maar GGD zou hiervoor - op verzoek va nog een nieuw, geactualiseerd staatje

e L
aanleveren. Zoals uit de laatste mail vanblijkt, hebben zij dit nog niet gedaan.

Overigens is meten E fgesproken dat it budgettaire knelpunt betrekt in een bredere najaarsnota-claim
dieWJoorbereidt richting FEZ. Hieraan zitten du n kosten/acties voor RDO verbonden.

2. App2: RDO dient wél een claim in voor Najaarsnota voor app2. Deze is inderdaad Hierin zit opgesloten
die is bestemd voor GGD GHOR. Het gaat dan om de realisatie back-end en beheer van de app. Het is de bedoeling dat

deze mp enig moment dit jaar wordt overgeheveld naar GGD. Danwel via een overheveling, danwel via een
betaling middels een factuur.

Proces is nu eerst dat we het geld gaan binnenhalen. In oktober/november gaan we drukken op het daadwerkelijk
betalen van het geld. Als er dan dus nog geen rekening van de GGD ligt gaan kijken hoe we e.e.a. alsnog bij die club
kunnen krijgen.

Hopelijk is het zo weer duidelijk!

Groet, INEIFD)]

Van: QSR D) ) M@Ms_nb

Verzonden: vrijdag 4 september 2020 09:22

Aan: (10)(2e) ) JEBEB)@ minvws.nl>; (10)(2e) ) S minvws.nl>
cC: (10)(2e) ) < (10)(2e) @minvws.nl>

Onderwerp: RE: Claim

Vanuit de GGD kant hoorde we eerder dat in hun grote covid claim iets vmwr digitale middelen zou zijn
gevraagd?

(10)(2e)

Gesendet iiber BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

@minvws.nl>

4. Sept. 2020. 8:55 AM
) <IN @ minvws ol
@minvws.or-. [ CEED I -BGCEN o winvws ol

Betreff: RE: Claim

Goedemorgen [{IGY

Wij claimen bij de BURM/oor Oplossing 2, dus dit komt uiteindelijk tgv de begroting DI. Ik weet niet of de GGD ook geld
claimt voor Oplossing 2.

Weet jij hier meer vanaf?

Met vriendelijke groet,

931794



931794

s _
(10)(2e)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Programma Realisatie digitale ondersteuning

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag | (10)(2e)

Van: (10)2¢) ) SRSl @ minvws.ni>

Verzonden: donderdag 3 september 2020 18:23
Aan: (10)(2e) ) <AUOEDN@ minvws.nl>
cc oxe)(2e) @ minvws.nl>
Onderwerp: Claim

e I

Het geld dat dﬁGD heeft geclaimd voor financiering van Oplossing 2, de backend bij de GGD GHOR, drukt die claim op de

begroting van of DI?

Met vriendelijke groet,

(oy2s) (10)2ef (10)(2€)

(10)(2e)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport



