931437

To: (10)(2e) YIEEES@minvws.nl]
From: (10)(2e)

Sent: Wed 9/9/2020 7:59:22 AM

Subject: RE: financiele gevolgen quarantaine brief
Received: Wed 9/9/2020 7:59:23 AM

Ik heb deze quarantainebrief eind vorige week met Mespmken maar zowel hij als zijn partner-in-crime
IS iin op vakantie deze week. Eerste aanspreekpunt wordt daarmee , maar betwijfel of hij goed op de
(103

hoogte is. Ik vermoed dat JiU[EEIRdit eind vorige week ook nog wel even bij il heeft laten vallen.

Van: (10)(2e) ) <QRLEDIR@ minvws.nl>

Verzonden: woensdag 9 september 2020 09:52

Aan: (10)(2e) ) @minvws.nl>

Onderwerp: RE: financiele gevolgen quarantaine brief

Ha, thanks, heb net gemaild en toch nog maar weer even bij MO neergelegd...

En eens, proces niet netjes, gaat ons niet helpen... Wie is overigens de IRF'er van dienst hier?

Verzonden: woensdag 9 september 2020 09:50
Aan: [IIGEETI) GO @ minvws.ni>

Onderwerp: RE: financiele gevolgen quarantaine brief

Correctie: hier was nog een pluk van over.

FIN gaat het trouwens waarschijnlijk ook niet waarderen dat de MCC overgeslagen wordt; ze hielden zich voornamelijk koest
omdat de juiste procedure gevolgd werd en ze er dan op mee konden kijken.

van: IS
Verzonden: woensdag 9 september 2020 09:29
Aan: DI L)@ minvws.ni>
Onderwerp: FW: financiele gevolgen quarantaine brief

Ik hengesproken. Op zijn terrein zijn er twee kostensoorten (zie brief):
+ Callcenter voor nabellen quarantaine
+ Dashboard (enkele tonnen)

Het callcenter wordt gedekt uit eerdere middelen die we voor callcentra gekregen hebben (hier was niet een pluk van aver); het
dashboard kan worden gedekt uit de eerder middelen voor bron- en contactonderzoek. Dit is beide afgestemd met FIN.

Whee& het over enkele miljoenen voor wat betreft extra ondersteuning door gemeenten, maar dit slaat vooral neer
op inkomensondersteuning en is daarmee dus SZW-terrein. De kosten voor Wmo blijven daarmee onduidelijk.

Groet

Van: (10)(2e) ) Il e minvws.ni>

Verzonden: dinsdag 8 september 2020 12:10

Aan: [IIEETNND MOENe minvws.nl>

Onderwerp: FW: financiele gevolgen quarantaine brief

In de kamerbrief die uitgaat staat ook een kostenpost WMO? Misschien goed voor jou om aangehaakt te zijn!

Van: (10)(2e) ) JEESN @ minvws ni>

Verzonden: dinsdag 8 september 2020 10:40
(10)(2e) JUUED] @ minvws.nl>

(10)(2e) E WOCEI @ minvws.nl>; )mgzminvws.nb; (10)(2e) )

VDN @ minvws.nl>; (10)(2e) ) <QUUEDR@ minvws.nl>
Onderwerp: RE: financiele gevolgen quarantaine brief




Ok, bijgaand alvast de meest recente versie van de brief. Morgen gaat er een versie naar de MR.

Het gaat dus om:
-extra ondersteuning die gemeenten bieden (wellicht ophoging via Wmo en/of inkomensondersteuning via SZW), pm denk aan
enkele miljoenen maar dat is nog zeer ruwe schatting en afhankeljk van hoever we gaan met inkomensondersteuning.
-nieuw digitaal registratiesysteem voor reizigers dat we gaan ontwikkelen (wellicht moet VWS dit zelf oppakken, pm denk aan
enkele tonnen, afhankelijk van of dit nieuw moet of copy van bestaand systeem).
-contract voor het nabellen van reizigers (is meest concreet en Woor call centre).

Met vriendeliike groet,
Van: ) MQminvws.nb

Verzonden: dinsdag 8 september 2020 10:13
(10)(2e) [(EDM @ minvws.nl>

(10)(2e) RN @minvws.nl>; ERESREECINIEE) MQminvws.nb; (10)(2e) )

((VEDM @ minvws.nl>
Onderwerp: RE: financiele gevolgen quarantaine brief

(10)(2e) WEBlover de benodigde middelen informeren en laten meelezen

Om het proces te versnellen: graag ook gelij
met de brief.

Groet

@minvws.nl>; (10)(2e) )mg@minvws.nb

Onderwerp: RE: financiele gevolgen quarantaine brief

Hoi[lLED)

Goed dat je hieraan denkt.

Ik neem de codrdinerend financieel adviseur
Graag bij hem laten weten waarvoor geld no
totaalbeeld begroting.

Me\'m in de mail mee.
g 1s en welke omvang. Hij kan dat dan melden bij FEZ en meenemen in

Groet,

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: (10)(2e) ) <lIM§wminvws.ul>

Datum: maandag 07 sep. 2020 5:17 PM

We zijn bezig met de quarantainebrief. De financiéle gevolgen hebben we nog niet afgestemd met FEZ of MinFin. Het gaat
bijvoorbeeld om de extra ondersteuning die gemeenten bieden (wellicht ophoging via Wmo), het nieuwe digitale
registratiesysteem dat we gaan ontwikkelen (als rijksoverheid=>VWS) en het contract voor het nabellen van reizigers e
voor call centre).

Onze vraag: hoe loopt dat bij dit soort brieven (vrijdag in MR, moeten we ook in formulier benoemen). Moeten we nog mensen
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bij FEZ en Fin meenemen? Of is er soort overall budget nu?

Veel dank,
(1
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