To: (10)(2e) S minvws ol I S R minvws.nl]
Cc: (10)(2e) NLEERD minvws.nl]; fp- di-financien[di-financien@minvws.nl]

From: (10)(2e)

Sent: r 020 8:41:20 A

Subject: RE: Inhuur Microsoft kennis Azure

Received: Fri 6/19/2020 8:41:21 AM

Wortell Group B.V. - Opdrachtbrief. DOCX

Beste[[IEenlEED)

Bijgaand treffen jullie de concept-opdrachtbevestiging aan voor de inzet van Wortell Group B.V. Wortell zal gaan helpen met het
ontwerpen en inrichten van de Azure omgeving voor het publiceren van de TEK's. De inzet van extra denkkracht/inzet op dit
dossier is eerder al akkoord bevonden doormzie ander).

Kosten en doorlooptijd

De totale kosten voor de opdracht bedragen maximaalxcl. BTW (circaincl. BTW).

- Het gaat om:

- Fulltime inzet van twee|JEEESI (40 u/wk) aBEDEMexcl. BTW.

- Periode: 22 juni - 17 juli (4 weken)
- Het is mogelijk dat gedurende de looptijd wordt besloten de inzet af te schalen. Kosten worden derhalve op basis van
nacalculatie achteraf gefactureerd.

n@ Graag jouw akkoord. Dan kunnen we nu e.e.a. nu reeds bevestigen en in gang zetten (het is de bedoeling dat Wortell
maandag start) en laat ik ter formaliteit de opdrachtbrief volgende week nog aan je voorleggen ter ondertekening.

Dank en groet, [El0[ED)

Van: (10)(2e) < (10)(2e) Dminvws.nl>
Verzonden: woensdag 17 juni 2020 11:20

Aan: IENESEED belastingdienst.nl;
CC:BELEDE® belastingdienst.nl; (10)(2e)

Onderwerp: RE: Inhuur Microsoft kennis Azure

(10)(2e)
SELEDED minvws.nl>

Dminvws.nl>

Ja akkoord en viaen rechtmatig ©)

Van:-Im belastingdienst.nl Im belastingdienst.nl>

Verzonden: woensdag 17 juni 2020 10:21

Aan: (10)(2e) M>
CC: )P belastingdienst.nl

Onderwerp: Inhuur Microsoft kennis Azure

Goedemorgen

Het inrichten van de Microsoft Azure omgeving voor de CDN blijkt gecompliceerder dan verwacht.

Vanmiddag heeﬂm‘/erleg met Microsoft hierover. Naar aanleiding van dit overleg zou het wellicht nodig zijn om kennis
hiervan tijdelijk in te huren van Microsoft of een partner om te helpen bij de inrichting.
Is het wat jou betreft akkoord om in dat geval over te gaan tot deze inhuur en wat is het proces hierbij binnen het project?

Met hartelijke groet,

(10)2e) 1 (10)(2e)
(10)(2e)

Mobile Competence Center
Belastingdienst/ Generieke Business Services - Regulier
Ministerie van Financién
John F. Kennedylaan 8 | 7314 PS | Apeldaorn | Kamer

(10)(2e)
D)
(10)(2¢)

671237



671237

De Belastingdienst stelt e-mail niet open voor aanvragen, aangiften, bezwaarschriften, verzoeken, klachten,
ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten.

Dit bericht is uitshuitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor de
fiscale geheimhoudingsplicht geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te verwijderen en de
afzender te informeren.

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings, requests, appeals, complaints, notices of default or
similar formal notices, sent by email.

This message is solely intended for the addressee. It may contain information that is confidential and legally privileged. If
you are not the intended recipient please delete this message and notify the sender.



