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Sent: Tue 6/30/2020 9:47:23 AM
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Top
(10)(2e)

Van: (10)(2e) G EE D minvws.nl>
Verzonden: dinsdag 30 juni 2020 09:53

(10)(2e) TEEDRD minvws.nl>
(10)(2e) SNELOEED minvws.nl>
Onderwerp: RE: Financiering GGD GHOR

Dit voorschot is een tijdelijke overbrugging zodat we even de tijd hebben om de resterende overeenkomsten op te stellen.
Daarna kunnen ze de resterende middelen gewoon factureren aan de hand van de afgesloten overeenkomsten.
Ik zal de brief vanochtend verwerken in Marjolein en de lijn indoen.

Groet

(10)(2e)

Verzonden: maandag 29 juni 2020 16:45

(10)(2e) i@minvws.nb; (10)(2e) N ETe) [P M) minvws.nl>

Onderwerp: RE: Financiering GGD GHOR

Ha%heel goed dat dit er nu ligt. Op basis van het AEF rapport claimen ze veel meer. Is het niet handiger om het voorschot
(veel) hoger te stellen, of vind je dat voorbarig? Als je dit al zo met GGD GHOR hebt kortgesloten is het ook prima hoor.
Tekst van de brief is verder voor mij akkoord

Van: (10)(2e) im@minvws.nl>

Verzonden: maandag 29 juni 2020 16:28

Onderwerp: FW: Financiering GGD GHOR

Er moeten nog een aantal overeenkomsten met GGD GHOR worden opgesteld.

De GGD GHOR heeft al veel uitgaven gedaan en komt hierdoor in de liquiditeitsproblemen (zie bijgevoegde mail).
Voorstel is dan ook om de GGD GHOR snel een voorschot te verstrekken van € 3,5 min.

Hiervoor heb ik bijgevoegde brief voor opgesteld. Hebben jullie daarover nog opmerkingen/vragen?

Beschikken jullie over de mails/verzoeken aan GGD GHOR waarin we vragen deze deelprojecten uit te voeren?

Groet

Van: 10)(2e)
Verzonden: maandag 29 juni 2020 11:40

(10)(2e) OS2 minvws.nl>) (10)(2e) M>; (10)(2e)

¢ @ minvws.nl>
Onderwerp: RE: Financiering GGD GHOR

Nu met bijlage
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Van: (10)(2e)
Verzonden: maandag 29 juni 2020 11:39
MWD minvws.nl>
ccl :mw?u:apw:“_z( 2e
Onderwerp: Financiering GGD GHOR
Urgentie: Hoog

Hallo,
De GGD GHOR heeft ons vorige week een eerste indicatie van hun meerkosten voor 2020 ten gevolge van Corona gestuurd.

Voor een tweetal deelprojecten (klant contactcentrum en bron en contactopsporing) ligt er inmiddels een overeenkomst.

Voor de andere deelprojecten nog niet. GGD GHOR heeft inmiddels al veel kosten (ca. € 2,5 min.) gemaakt en komen nu in de
liquiditeitsproblemen. Er dienen dus met spoed nog een aantal overeenkomsten te worden opgesteld.

Kunnen jullie aangeven met wie ik hierover contact kan opnemen om dit in gang te zetten?

Het gaat mijns inziens nog om de volgende deelprojecten:
- Organisatiekosten en inzet organisatie voor de Coronaorganisatie, PBM, Testen, BCO en LOTC-Backoffice GHOR
- CoronIT
- Digitale randvoorwaarden / 1ZB 3.0
- Bezoekregeling VVT
- Panelonderzoek.

Groet

(10)(2e)



