To: (02e) [__(102e) [IRIR (10)2e) [ (10)2e) _[oliulily
From: (10)(2e)

Sent: Tue 10/6/2020 11:56:37 AM

Subject: FW: opdracht covid in 2021 consumenten productveiligheid; additionele opdracht Covid in 2020
Received: Tue 10/6/2020 11:56:38 AM

Einanciéle claim COVID .docx

Covid gerelateerde activiteiten binnen kennisvraag 5.1.3.docx
Nog een serie bestedingen Calamiteitenbudget:

8) In het document financiele claim COVID zitten 3 projecten van het centrum van JEEEI[ED)] .heeft
aangegeven dat het eerder akkoord was op om te nemen in CB. Dit zijn dus weer een paar projecten vanuit M&V -
vandaar mijn eerdere vraag of jullie weten of controller M&V (en V&Z) een lijst aan het maken is. Ik begreep van
B dat dit de bedoeling was, om al deze losse mailtjes te voorkomen.

9) ik wil graag de volgende reservering opnemen: voor meerkosten ontwikkeling CIMS (Covid Informatie en
Monitoring Systeem (CIMS)). Mogelijk rond de Hier volgt later nog een bericht over (ze benutten nu eerst
middelen uit het budget voor de doorontwikkeling van Praeventis).

Groeten, J&)ED)]

From: (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>

Sent: dinsdag 29 september 2020 10:39

To: IR <MW e riv.n>; <M erivm.ni>

Subject: FW: opdracht covid in 2021 consumenten productveiligheid; additionele opdracht Covid in 2020

Hi (10)(2e)

Kennen jullie dit verzoek vanuit V&Z om aanspraak te maken op het calamiteitenbudget? Het zou eind augustus
richting CIb moeten zijn verstuurd, maar het zegt mij niets. Als jullie het niet kennen, kunnen we deze dan
bespreken en beoordelen of het ten laste kan voor het CB dit jaar?

Groeten

ver: I ST . .01

Verzonden: maandag 28 september 2020 10:30

Aan: (10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl>; IEEURED) (10)(2e) Drivm.nk>
cC: (10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e)
(10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl>

Onderwerp: FW: opdracht covid in 2021 consumenten productveiligheid; additionele opdracht Covid in 2020

Bijgaand de gevraagde inhoudelijk info over de vraag van VGP over covid gerelateerd werk.

Hopelijk is dit voldoende. De notitie ‘financiele claim’ is al van oudere datum, daarin is het ook al genocemd.
Gevraagd wordt om opnamen in het calamiteitenbudget voor 2020 en in het COVID programma voor 2021.

Graag hoor ik of dit zo formeel geregeld kan worden, of dat nog aanvullende info nodig is, en of er nog iets nodig is
om dit formeel te regelen?

Ha rteIiEke groet

Sent: vrijdag 25 september 2020 18:21
(10)(2e) @rivm.nl>

(10)e)  [CYINROES (10)2e) [ (10)2e) [GRINAIES

Subject: RE: opdracht covid in 2021 consumenten productveiligheid; additionele opdracht Covid in 2020

Hol

Bijgesloten twee documenten.

1. Notitie van m.b.t. de financiéle claim van VSP m.b.t. het COVID programma. Hier staan de
werkzaamheden voor 2020 en 2021 in beschreven m.b.t .consumenten productveiligheid (laatste onderwerp).
2. Weergave van de wijze waarop de COVID gerelateerde werkzaamheden nu zijn opgenomen in de (concept)
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offerte van kennisvraag 5.1.3

Als deze informatie voldoende is om zowel de werkzaamheden van 2020 als de werkzaamheden van 2021 in het

COVID programma op te nemen, dan hoor ik het graag.
Mocht er nog aanvullende informatie nodig zijn, laten we dan weer even bellen.

Nb de onderbouwing (en specificatie) van de aluminium claim uit het COVID programma volgt nog

Groeties
rrom: INEICSNN SN o v >

Sent: donderdag 24 september 2020 17:09

To: [T GO @ rivn.o >

Subject: FW: opdracht covid in 2021

Hoi
Zie onder antwoord
Voor 2020 kun je dus ook al P15 laten betalen, maar daarvoor moet [UESREUEEICS] goedkeuring geven (maar

misschien wil VGP dat niet?)
Handig als je een beschrijving van de werkzaamheden hebt en dan leggen we het aanvoor.
Groet

(10)(2e)

pror: NI -SCETEE c ..01

Sent: donderdag 24 september 2020 16:37
(10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl>
(10)(2e) (10)(2e) i ) @rivm.nl>;
(10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) .nl>; (10)(2e)
(10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl>
Subject: RE: opdracht covid in 2021

(10)(2e)
(10)(2e)

@ rivm.nl>;

Hoi (10)(2e)

Ik heb nog even methierover overlegd. We hebben nog geen formele toezegging, maar dat hebben we voor
alle andere programma’s ook nog niet. We hebben wel een offerteverzoek welke heel breed geformuleerd is. Als het
uitsluitend een covid vraag betreft zie ik geen bezwaar om deze in de covid offerte op te nemen. Sterker nog, het
opnemen in de covid offerte zou juist wat lucht geven in de reguliere offertes.

etreft je vraag over het calamiteitenbudget. Als het kosten zijn voor 2020 en over covid gaat, kan ik dit met
espreken. Daar heb ik wel een iets uitgebreidere beschrijving voor nodig (iig kosten en doel/verwachte
producten).

Groeten, ESIED)

Verzonden: woensdag 23 september 2020 15:50
(10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl>

(10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl>; [RELEIED) (10)(2e)
(10)(2e) @ (10)(2e) (10)(2e) Drivm.nl>;

(10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl>
Onderwerp: RE: opdracht covid in 2021

i [EKIERN

Met [IIIEEESEE H<b ik het volgende afgesproken, omdat we dit nu kennelijk nog niet formeel kunnen
regelen, omdat het programma 10 COVID19 nog niet bestaat / is goedgekeurd (jouw antwoord is positief maar dan
ligt het nergens vast en gezien het abstractieniveau van de offertes zal je dit ook niet onder een thema terugvinden
denk ik?? wil het wel vastgelegd hebben)

(10)(2e)
(10)(2e)

@Drivm.nl>;
@rivm.nl>;




Er is vanuit VWS - VGP een vraag gesteld die inderdaad uitsluitend over Covid gaat. Deze gaat over
productveiligheidszaken irt Covid. Voorbeeld: effecten van de honderden keren dat wij onze handen moeten
ontsmetten in winkels, restaurants etc. En zo. [{lE8maakt daar nog een beschrijving van.

Voor 2020 wordt het een aparte add. offerte onder P5 (zou trouwens ook op het calamiteiten budget kunnen ??)
Voor 2021 neemt[fEH die vooralsnog mee in de reguliere offerte van programma 5, omdat het COVID programma
nog niet bestaat en we het dus niet op die manier kunnen vastleggen.

Deze wordt als apart product in een van de offertes opgenomen

Als op een later moment duidelijk is hoe we dit onder P19 kunnen hangen dan wordt dit gerepareerd.

Liefst voordat VWS een goedkeuringsbrief heeft gestuurd, want dan kunnen ze deze wijziging daarin meenemen.

Als het anders moet/kan dan hoor ik het graag. Er zijn vast anderen die ook met deze vraag te maken hebben, dus
ik ben wel benieuwd hoe zij dit dan oplossen.

Hartelijke groet
(10)(2e)

Sent: woensdag 16 september 2020 16:02
(10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl>

(10)(2e) (10)2e) arivm.ni>; [ ICESIH R e ivm.ni>

Subject: RE: opdracht covid in 2021

[geI]  (10)(2e)

Als het uitsluitend over Covid gaat lijkt het voor de hand te liggen als dit per 2021 onder het nieuw covid
programma komt te vallen. We hebben formeel nog geen toezegging, ik probeer op korte termijn een afspraak met
de nieuwe Covid te maken en dan kan ik dit ook agenderen (ook hoe dus om te gaan met opdrachten andere
directies/ministeries). Maar we vragen zoals je weet zo’n groot bedrag aan, datmgeen probleem moet zijn.
We hebben dus nog niets op papier staan, maar we verwachten geen problemen. Goed om wel deze opdracht in de

Mlis ook weer terug van vakantie en ik zal vragen of hij hier nog over gesproken heeft

offerte te schrijven * J§ll
voor zijn vakantie.

Groeten

Wl coee B oz Gl
Verzonden: dinsdag 15 september 2020 10:05
Aan: (10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl>
o (10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl>
Onderwerp: opdracht covid in 2021

glell (10)(2e)

Ik heb een vraag over een covid gerelateerde opdracht die loopt over 2020 en 2021.

VWS-VGP heeft een covid-vraag gesteld aan RIVM (ik weet even niet waar dit inhoudelijk precies over gaat maar
dat kan ik nog navragen), dit wordt opgepakt door (VSP), VGP stuurt een offerte verzoek
Normaal gesproken zou dit onder programma 5 (programma van VGP) worden gevoegd.

Voor 2020 is additioneel budget binnen P5 beschikbaar. Voor 2021 is nu afgesproken dat het onder de reguliere
offerte van P5 moet. Gaat over een bedrag vanin 2021, dus niet extreem veel maar dit budget staat al enorm
onder druk

Dit lijkt me voor 2021 zowiezo niet de juiste weg, want het zou inhoudelijk onder het covid programma
kunnen/moeten worden ondergebracht.

Kun jij aangeven hoe we dit op dit moment praktisch kunnen oplossen (het covid programma is er nog niet, maar
il wel zekerheid hebben dat het budget er ook inderdaad komt).
Ik hoor graag van je

(10)(2¢) (10)(2e)
RIVM
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Postbus 1
3720 BA Bilthoven

Telefoon 030-MEVELDN / 06-FREUIED)
Email (10)(2e) @rivm.nl



