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To: (10)(2e) RSN @redcross.nl]; RS IEEESE@minvws.nl]
Ce; EEORNEEET @redeross.nl]
From: (10)(2e)

)
Sent: Wed 10/14/2020 10:04:33 AM
Subject: RE: Toelichting op budget Nationaal Actieplan COVID-19 NederlandseRode Kruis
Received: Wed 10/14/2020 10:04:33 AM

Prima!

Laten we dan om 14.00 uur even bellen!

Van: (10)(2e) <NEIEDN @redcross.nl>

Verzonden: woensdag 14 oktober 2020 11:59

Aan: (10)(2e) ) @minvws.nl>; ) @minvws.nl>
CC: LI B @ redcross.nl>

Onderwerp: RE: Toelichting op budget Nationaal Actieplan COVID-19 Nederlandse Rode Kruis

Dank voor jullie bericht.
Fijn dat onze vraag op hoofdlijnen helder is.

De vraag om verder uit te werken wat wij denken te factureren richting gemeentes en GGD zoals vorige week gesteld, heeft voor
ons hoge prioriteit. Om die reden van ons uit dan ook de vraag omﬁenaan te haken omdat zij ter zake het meest
kundig zijn. Wij denken na nader intern overleg echter dat het meer helpend is voor jullie, om deze informatie in een concreet
document van ons te ontvangen. Hier moeten echter alle decentrale partijen/districten voor benaderd worden om dit op te
leveren. Dit proces is inmiddels in gang gezet, maar vraagt even wat tijd van de districten in een tijd waar zij nu ook volop actief zijn
in de noodhulpverlening.

Van ons uit dan ook de vraag om de afspraak van zo dadelijk te annuleren en even vooruit te schuiven naar het moment waarop
we alle documentatie op een gedegen manier kunnen aanleveren. Excuses voor de vertraging in informatievoorziening aan onze
kant, wij hopen hier zo snel mogelijk een antwoord op te kunnen formuleren.

@

(10)(2e) Ik neem straks even telefonisch contact met je op om een nieuwe afspraak te plannen.

Mochten er nog andere vragen of onduidelijkheden zijn, aarzel niet om contact op te nemen.

Met vriendelijke groet,

[0z (10)2e)

minvws.nl>
oensdag 14 oktober 2020 08:46

<m@redcross.nl>; (10)(2e) ) M@M>

redcross.nl>
Onderwerp: RE: Toelichting op budget Nationaal Actieplan COVID-19 Nederlandse Rode Kruis

Dag REED R en

Dank voor het bericht.
Wat nu helder is:
A. 4.5 miljoen voor organisatie/structuur voor 26 weken
B. 4.5 miljoen voor flexibele inzet (conform ingediend actieprogramma)
Onze vraag is om uit te zoeken, zowel bij A als B, hoeveel reeds gefactureerd is bij gemeenten/GGD of naar verwachting

gefactureerd zal gaan worden. Dit om dubbele betalingen in het kader van Corona te voorkomen.

Kun jullie hiermee uit de voeten?



Groeten en tot straks!
(10)(2e)

Van: (10)(2e) <m@redcross.nl>

Verzonden: dinsdag 13 oktober 2020 12:29

) SN @ minvws.n.>; I MO e ninvws.0l>

redcross.nl>
Onderwerp: Toelichting op budget Nationaal Actieplan COVID-19 Nederlandse Rode Kruis

Geachte heer[[{[E51 beste
Geachte heer JEUIEDN beste

Naar aanleiding van ons telefonisch onderhoud hierbij het budget zoals in juni besproken met mevr. SREEES)

Het budget geeft een overzicht van het totaal actieplan van het Rode Kruis voor COVID-19.
Voor de hulp in Nederland die zich specifiek richt op COVID-interventie vragen wij REEHIEES)
Verwachte facturaties en inkomsten uit eigen fondsenwerving zijn hier reeds op in mindering gebracht.

De eerste helft van het bedrag is bestemd voor het kunnen blijven leveren van voldoende maatschappelijke ondersteuning en hulp
in Nederland, waarvoor een grote opschaling vereist is.

De tweede helft zouden wij graag als ‘noodfonds’ aanvragen, conform het model dat wij met BuZa ook hebben (zie bijgevoegde
beschikking)

De gedachte hierachter is dat we dan aan beide kanten flexibel met elkaar kunnen samenwerken op de noden die we zien ontstaan
tijdens het verloop van de crisis.

Zo zou het NRK via een korte toestemmingsprocedure/schriftelijke toestemming per mail, geld uit het fonds moeten kunnen
onttrekken zodat direct op de hulpbehoefte geanticipeerd kan worden.

Anderzijds zou VWS ook hulpvragen aan het NRK moeten kunnen voorleggen waarop het NRK direct de hulpoperatie zou kunnen
starten, zonder uitgebreide aanvraagprocedure vooraf.

De basis voor de activiteiten die uit het noodfonds bekostigd worden is het Nationaal Actieplan.

Uiteraard staan wij ook open voor een andersoortig financieringsmodel van jullie kant. Mogelijk maakt dit onze vraag intern
inzichtelijker of sluit dit beter aan bij de interne procedures van VWS,

Zo zouden wij in plaats van dit voorgestelde model bijvoorbeeld ook een projectaanvraag kunnen indienen bestaande uit fte. en
activiteiten zoals vervoer waar nu een urgente maatschappelijke vraag voor is.

Wij horen graag waar jullie behoefte aan hebben.

Tot slot hierbij de contact gegevens van (10)(2e) thansfRELES M van onze (10)(2e)

redcross.nl
@ (10)(2e) Zou jij iMook een uitnodiging willen sturen voor morgen? Vriendelijk dank.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

(10)(2e)
(10)(2e)

731402
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