730539

To: (10)(2e) U EDR@minvws.nl]
From: (10)(2e)

Sent: Tue 10/13/2020 4:58:28 PM

Subject: RE: Kosten inzet RIVM op Cariben
Received: Tue 10/13/2020 4:58:29 PM

Had er al rekening mee gehouden met die pg. Denk dat dat genoeg 1s

Met vriendelijke groet,
(10)(2e)

P (oG B (10 [ESES
Datum: dinsdag 13 okt. 2020 6:52 PM

Onderwerp: RE: Kosten inzet RIVM op Cariben
Maar wel via onze extra claim?

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

van: [INCETECI) BCOEDM 6 minvws ol>
Datum: dinsdag 13 okt. 2020 6:19 PM
an: INCCTCTN METEN o minvs >

Onderwerp: RE: Kosten inzet RIVM op Cariben

Dan vrees ik dat het niet meegaat in extra kosten via pg

Met vriendelike groet,
(10)(2e) w102 (10)(2e)

Van: INEEEIN WG G s o>
Datum: dinsdag 13 okt. 2020 5:52 PM
aan: I <R s

Onderwerp: RE: Kosten inzet RIVM op Cariben

Ik vrees dat we gezien de recente bijstandsverzoeken Cur en Aruba via Rivin zo alextra kwijt zijn. Dan hebben we
bil' standsverzoek Sint Maarten testcapaciteit nog niet meegenomen.

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)
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