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To: (UEDRINUDEE B @minvws.nl]
Ce; DR @Ichulpmiddelen.nl]; (e R N L OB @ min vws.nl]
From:

Sent: Tue 10/13/2020 11:38:10 AM
Subject: Re: Spoed: Overzicht benodigd budget voor het LCH
Received: Tue 10/13/2020 11:38:16 AM

Thomas, die SNELIEL) oet dus nog worden belegd, daarvoor zijn nog geen namen bekend, daar is het trade team mee bezig. De
namen {[IEF)) van de andere 3 staand in het overzicht dat onder is bijgeleverd, dat samen maakt [{i2l&2)

Van: ( ) @minvws.nl>
Datum: dinsdag 13 oktober 2020 om 13:21
Aan: (10)(2e) <MIUIESH @Ichulpmiddelen.nl>

cc: (10)(2e) DS @ichulpmiddelen.ni>, IR I @ minvws.nl>

Onderwerp: RE: Spoed: Overzicht benodigd budget voor het LCH

o [T

Ik kreeg je net telefonisch niet te pakken. Kunnen wij nu nog even kort bellen?

Stand van zaken: uit jouw mail blijkt dat we dus nog in ieder geval [{[E3 ] moeten toevoegen voor 2020. Kunnen we daar een
leverancier voor noemen voor het overzicht? En staan dus de resterendefi8[tilvoor ‘21 gepland? Dan geven we dat ook graag
door (inclusief leverancier).

Hoor graag zsm van je.

Groet,
(10)(2e)

Van: @Ichulpmiddelen.nl>

Verzonden: dinsdag 13 oktober 2020 13:08

Aan: ( (10)(2e) )@minvws,nl>; (10)(2e) <@Ichu|pmiddelen.nl>

Onderwerp: Re: Spoed: Overzicht benodigd budget voor het LCH

Ik mis nog euroaan handschoenen die nog moeten worden ingekocht als onderdeel van de [{llES waarvoor wij een
akkoord hebben, de drie deals die gesloten zijn/worden gesloten, staan er in. Voor uitgaven die nog moeten worden gedaan via
Productie NL en bv IC apparatuur, en handdesinfectans opslag en transport, daar hebben wij geen inzicht in.

Groet, [{IE3]
Van: ' CEC )" <UD @ minvws.nl>

Datum: dinsdag 13 oktober 2020 om 11:31

Aan: (10)(2e) m@lchulgmiddelen.nb

Onderwerp: Spoed: Overzicht benodigd budget voor het LCH
Dag
Kunnen wij hier vandaag even contact over hebben? Gaat om voorstel voor raming uitgaven LCH voor '20. Zie jij de onlangs
voorgenomen orders voor handschoenen etc terug in onderstaande raming en mis jij daarmaast nog iets? Wij moeten vandaag
een reactie geven op de genoemde bedragen. Gaat dus alleen om PBM, bedragen voor testen loopt via andere directie.

Graag vanmiddag even overleg.

Groet

(10)(2e)

Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
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E: m@minvws.nl
M: (10)(2e)

Van: (10)(2e) ) M@M>

Verzonden: maandag 12 oktober 2020 10:55

( (10)(2e) <MUYEDRN @minvws.nl>
(10)(2e) (OIEEI @ minvws. nl>
Onderwerp: FW: Overzicht benodigd budget voor het LCH
Urgentie: Hoog

Rl (10)(2e)
In navolging op mijn telefoontje zojuist:
Onderstaand het budgetvoorstel zoals dat voor akkoord is voorgelegd aan EEIESIED) en [IEESEE. Zou je er voor

kunnen zorgen dat de e-mail spoedig in behandeling wordt genomen? Begin deze week dient de raming te zijn afgerond om de
budgetvoorstellen tijdig te kunnen meenemen in de eerstvolgende incidente begrotingswet; als je hiermee rekening kunt houden

graag.

Mocht het makkelijker zijn om e.a. via Webex af te stemmen dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Directie Financieel-Economische Zaken
Parmassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag

Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

Van: (10)(2e) ) <M>

Verzonden: donderdag 8 oktober 2020 12:14
(10)(2e) [()EEV (@ minvws.nl>; (10)(2e) (10)(2e) Dminvws.nl>
(10)(2e) (OEOR@ minvws.nl>; (10)(2e) @minvws.nl>;
(QUIEDB @ minvws.nl>; (10)(2e) (UUEORN @ minvws.nl>; (10)(2e) S (10)(2e) [@
Onderwerp: Overzicht benodigd budget voor het LCH

Besteen (10)2e)
FEZ is bezig met het in kaart brengen van het benodigde budget voor het LCH (Medig). Onderstaand een actuele
uitgavenraming. Deze raming heeft als doel om binnen directie GMT over voldoende budget te beschikken, zodat het LCH tijdig
van financiéle middelen (voorschotten) kan worden voorzien.

Vanuit FEZ worden op dit moment alle coronaclaims voor VWS geinventariseerd; het is zodoende van belang om een volledig en
juist beeld te hebben van de inkoopaorders die op dit moment nog worden verwacht en in scope zijn.

(10)(2¢)

Verzoekpunten:
* Graag akkoord op de volledigheid en juistheid van onderstaande raming; akkoord van GMT voor de persoonlijke
beschermingsmiddelen en akkoord van programmadirectie Covid-19 voor de inkoop van testmaterialen.
* Concrete vraag aanlfl)[F3E maken de orders bij Becton, Mediphos, Quidel en Intco onderdeel uit van de post van €
[EBIES) die eerder bij jullie vandaan kwam?
» Indien na de raming aanvullende (onvoorziene) inkooporders volgen dan horen we dat graag spoedig.

Indien jullie instemmen met onderstaande raming, dan zal de vervolgstap een verhoging van het mandaat voor het LCH zijn. Dit
zal binnen VWS en met de IRF besproken moeten worden. Ons voorstel is, op basis van onderstaande raming, het mandaat voor

het jaar 2020 met € BRELEEEN te verhogen.

Groet,

(10)2e) 34
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