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To: (10)(2e)
Ce; (10(10)(2e)
From: (10)(2e)

Sent: Tue 11/3/2020 9:45:08 AM
Subject RE: Factuur
Received: Tue 11/3/2020 9:45:09 AM

Oke, dank. Dan blokkeer ik deze facturen voor betaling tot nadere instructie.

(10)(2e)

Van: (10)(2e) ) <BEMEDB@ minvws.nl>

Verzon dinsdag 3 november 2020 10:11
(10)(2e) WD @RIVM.nl>

SO0 RN @ v o - N -BGOET @ invws.nl>

(10)(2g)

Onderwerp: RE: Factuu

Nee dat is vooralsnog niet akkoord.
Groet,
(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)
Q)P @ minvws.nl

(10)(2e) RIVM.nl>
Verzonden: dinsdag 3 november 2020 10:10
'minvws.nl>

Graag nog reactie op onderstaand. Inmiddels heb ik de volgende factuur van Sanquin ontvangen inzake de
uitgevoerde diagnostiek t.b.v. Noord-Limburg m

Kortom: is het gehanteerde tarief van per test (geen pooling) door Sanquin vanaf 1-10 akkoord?

Hartelijke groet,

(10)(2e)

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Centrum Infectieziektebestrijding

A. van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA | Bilthoven |
Postbus 1 | 3720 BA | Bilthoven

varll G NCIN @  v.ni>
Verzonden: dinsdag 27 oktober 2020 15:38
(10)(2e) @minvws.nl>
Onderwerp: FW: Factuur (10)(2g)
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Van: (10)2e) ) SRl minvws.ni>

Verzonde sdag 27 oktober 2020 12:05
I @RIVM.nl>

Onderwerp: RE: Factuu (10)(2g)

De garantstelling is afgelopen per 1 oktober.
Sanquin heeft aangegeven deze verlenging niet te hoeven en dat er zo snel mogelijk de overeenkomst ingegaan moest worden.
Ik zal je de mail doorsturen. Er is niet afgesproken dat de pooling overeenkomst per 1 oktober in werking zou treden

Mva
Van (10)(2e) (WIEDB@RIVM.nl>

Verzonden: dinsdag 27 oktober 2020 11:42

Aan: (10)(2e) ) <P @ minvws.nl>
(O @ minvws.nl>
Onderwerp: FW: Factuur| (10)(29)

Beste| (10)(2e)

Zie hieronder de e-mail correspondentie met Sanquin naar aanleiding van de factuur welke op 19 oktober bij ons is
ingediend. Met ingang van 1 oktober wordt, in tegenstelling tot de periode t/m 30 september, het reguliere tarief
van e gehanteerd door Sanquin. Kun jij bevestigen dat dit overeenkomt met de afspraken zoals die door jullie
zijn vastgelegd. Uit de onderliggende stukken blijkt dat niet voor de volle 100% namelijk.
n.b.: in de factuur van 19 oktober worden nog de ‘normale’ testen doorbelast (dus geen pooling)
Hartelijke groet,

(10)(2e)
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