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RE LCH - Mediq - voorschot [{DIES] pdf
Tweede Addendum en Financiéle Afspraken kostenverrekening Medig.eml|

Goedemorgen JElH[ED)

Heb jij de Augustusbrief voor mij waarin staat dat:

Bij de augustusronde (huidige status: overeenstemming met ambtelijk fin, onze bps zijn akkoord, volgende week in mr als
onderdeel van de augustusbesluitorming) is voor LCHpgenomen (heel precies: de opwaartse bijstelling in de
augustusbrief leidt tot dit totaalbedrag).

Dan kan ik op basis daarvan de verplichting laten ophogen.

Va (10)(2e)
Verzonden: dinsdag 13 oktober 2020 14:41
(10)(2e) . (10)(2e) @minszw.nl>; (10)(2e) O @ minszw.nl>
(10)(2e) HOESES @ minvws.nl>; (10)(2e) S (10)(2e)
Onderwerp: FW: LCH - Mediq - voorschotf{le]¢4:]
Urgentie: Hoog

Gl (10)(2¢) 3y

Zou een van jullie deze betaling in gang kunnen zetten zodat het donderdag op de rekening van Mediq staat?

o[
Van: (10)(2e) ) M@ minvws.ni>

Verzonden: dinsdag 13 oktober 2020 14:27
(10)(2e)

@minvws.nl>

Dminvws.nl>
(10)(2e)

(10)(2e)
Onderwerp: RE: LCH - Mediq - voorschot
Urgentie: Hoog

e [

Zoals zojuist telefonisch besproken doe ik je hierbij het ‘digitaal’ door [EIESNM ondertekende formulier retour.

) < minvws.nl>

(10)(2b)

Hartelijke groet,

(10)(2e)
(10)(2e)
Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag

Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag | M 06 [JREIESH

Bezoekers aan de gebouwen van de Rijksoverheid dienen zich te legitimeren dmv een geldig identiteitshewijs.
U kunt op eigen kosten gebruikmaken van de Helicon parkeergarage.
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HET NIEUWE

DONORREGISTER
Hetnieuwe Donorregister, vanaf 1 jull 2020.
Kijiewat het voor jou betekent op donorregister.ni

Van: (10)(2e) ) M@ minvws.nl>
Verzonden: dinsdag 13 oktober 2020 12:36
Aan: (10)2e) ) ST @ minvs.o ;I
CC: _Dienstpostbus GMT-secretarizat <G e minvws 0 '>; [T <N e invws.n>

(LOEDRN @ minvws.nl>
Onderwerp: RE: LCH - Mediq - voorschot [{lUIEs)

o (10)2e)
LIEDMis met vakantie maar hierbij akkoord voor digitale ondertekening.
@Dames secretairaat handelen jullie deze af ajb?

Thxs

van: [NECET ) BT o ninvws.o>

Verzonden: dinsdag 13 oktober 2020 12:02

Aan: (10yze) ) SN eminvws.l>; IGEEEI GO o miovws.ol>

Onderwerp: RE: LCH - Mediq - voorschot [[

Zou je fE0EE) de opdracht willen geven om je handtekening te plaatsen op deze betaalopdracht?
Dan kan ik vandaag deze betaling in gang zetten.

) minvws.nl>

Verzonden: maandag 12 oktober 2020 17:43
(10)(2e) (UUIEDEN @ minvws. nl>
(10)(2e) (10)(2e) @ minvws.nl>; (  (10)(2e) M@ minvws.nl>; (10)(2e) ,
(10)(2e) (10)(2e) @ minvws.nl>; (10)(2e) E (10)(2e)
(10)(2e) ) <RUEDR@ minvws.nl>; (10)(2e)
(10)(2e) UUESEN@ minvws.nl>
Onderwerp: RE: LCH - Mediq - voorschot [[{U[¢5)

@minvws.nl>; (10 (10)(2e)

Akkoord met dit voorschot.

Een discussie over het mandaatbedrag zou ik graag, indien aan de orde, zo tijdig mogelijk opstarten zodat we daarmee niet met
een korte reactie termijn mee worden geconfronteerd.

Groet, dank
(10)(2e)

Verzonden: maandag 12 oktober 2020 11:03
(10)(2e)
(10)(2e) (10)(2e) ( (10)(2e) ()N @ minvws.nl>;
(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) E (WIEDES @ minvws.n|>;
(10)(2e) (10)(2e) 2 ) <RUEDN @ minvws.nl>; (10)(2e)
QOECEN @ minvws.nl>; (10)(2e) @minvws.nl>

(10)(2e)

(10 (10)(28)
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Onderwerp: LCH - Mediq - voorschot [RI[F5))

EEH Y (10)(2e)

Hierbij zou ik graag jouw akkoord W|Ilen hebben om Mediq een voorshot van [{lU[Ed) euro te verstrekken. Ik ben er vanuit
gegaan dat jij dit mandaat van hebt overgenomen (?). Het verzoek is om dit in de loop van de week op hun
rekening te zetten.

Er is nog mandaat om in totaal BEEIFEEMFuro aan voorschotten te verstrekken. Met dit voorschot staat de teller op BREL[E)
euro.

Stand van 8 augustus: Mediq heeft namens LCH Euro aan verplichtingen uitstaan, ze hebben daarvan euro
betaald en ze hebben inmiddels [§l[#=# ontvangen voor uitgeleverde goederen.

Vriendelijke groet,

(10)(2e)

(10)(2€) @ ) SN @ minvws.nl>
Verzonden: vrijdag 21 augustus 2020 13:05
(10)(2e) ) @minvws.nl>
(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) ) MM @ minvws.nl>; (10)(2e)
(10)(2e) (10)(2e) (10)2e) FEINNETNEY (10)2e) e (10)2e) [JB (10)(2e)

(10)(2e) (UIED @ minvws.nl>; (10)(2e) (10)( @minvws.nl>;
(10)(2e) (LD @ minvws.nl>
Onderwerp: RE: LCH - Mediq - ophoging mandaat van BELNFEE M naar SELE)ER)
Akkoord

En graag aandacht voor je terechte punt.
Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)ze) ) SEEEM@minvws.ni>

jd ag 21 aug 202011:59 AM
(LED@ minvws.nl>
(LCECVI @ minbzk.nl>, (10)(2e) ) <BUNEDN@minvws.nl>, (10)(2e)
(10)(2e) (10)(2e) [EINIINAIRIEH (10)(2e) coeedhoizdgonze (10)2e))Ra (10)(2e)
(EOEEE @ minvws.nl>, 2e) <MUELR@ minvws.nl>,

{ (10)( ;
Onderwerp: FW: LCH - Mediq - ophoging mandaat vanEbb[&d) naar
Ha [

Bijgaand zoals gebruikelijk via mij het verzoek van
er wel een belangrijk aandachtspunt bij.

(10)(2e)

A
2
nN
o
3
=)
<
=
&G
=
v

lom het mandaat te verhogen. Je kunt hiermee akkoord gaan, maar ik geef

Bij de augustusronde (huidige status: overeenstemming met ambtelijk fin, onze bps zijn akkoord, volgende week in mr als
onderdeel van de augustusbesluitorming) is voor LCH pgenomen (heel precies: de opwaartse bijstelling in de
augustusbrief leidt tot dit totaalbedrag).

Bij het maken van dezewas het beeld, ook bij onze collegae van minfin, dat er geen grootschalige inkopen van
persoonlijke beschermingsmiddelen zouden plaatsvinden. Het blijkt echter dat er sinds de nieuwe garantstellingsovereenkomst
voor INE)ESGR s aan aan PBM’s is ingekocht. Praktisch betekent dit dat zowel de ophoging van het mandaat nu als de in de
augustusbrief opgenomen verhoging van het bedrag in de begroting waarschijnlijk al vrij snel niet meer toereikend zullen zijn. Plat
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gezegd, het gaat nu goed, maar we moeten waarschijnlijk over een week of 4 weer opnieuw aan de bak.

In het kader van zo realistisch mogelijk begroten en daarmee zo goed mogelijk voorafgaand de TK informeren niet optimaal. Ik vind
dat het onze ambitie moet zijn om de resterende opdracht die de LCH heeft zo scherp mogelijk in beeld te hebben om zo veel meer
stabiliteit in mandatering en begroting te hebben. Dat helpt ook in de gesprekken met financién. Daarvoor is het nodig dat LCH,
GMT en FEZ nog meer dan nu samen optrekken. |k zal initiatief nemen hiervoor.

Vriendelijke groet,

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: (10)ze) ) SEEEMl@minvws.nl>

Datum: woensdag 19 aug. 2020 5:28 PM
(10)(2e) (EDN @ minvws.nl>
(10)(2e) E (UOIESVN @ minbzk.nl>, <MEWEDR @minvws.nl>,
(10)(2e) LEDE @ minvws.nl>, WOFON@minvws.nl>,
(10)(2e) ) <REPEON@ minvws.nl>, (10)(2e) UEEDIN @ minvws.nl>
Onderwerp: LCH - Mediq - ophoging mandaat vannaar

—

Beste [

Op verzoek van (10)(2e) wil ik het volgende aan je voorleggen:

Aanleiding

Op 8 juli heeft u akkoord gegeven op een ophoging van het mandaat om voorfinancieringen te
verstrekken aan LCH-Medig van naarWeuro (zie bijgevoegde mail). Toen is aangegeven
dat zolang er geen nieuwe aankopen worden gedaan dit voldoende moest zijn om te voorzien in de
financieringsbehoefte tot week 33. Inmiddels is het contractueel mogelijk gemaakt dat onder LCH-vlag
weer een aantal soorten beschermingsproducten kan worden ingekocht. Het gaat hier om producten
waar rekening houdend met tweede en derde golven nog tekorten zouden zijn. Naast een aantal test-
gerelateerde producten (voor relatief kleine bedragen) zijn de afgelopen weken voor BEIFEN Euro
aan protectiejassen en voorEum aan handschoenen ingekocht.

LCH-Mediq heeft op basis van de huidige inzichten een inschatting van de benodigde voorfinanciering
gemaakt; ook nu betreft het een grove inschatting vanwege de grote onzekerheden en inherent
noodzakelijke aannames. In het voorliggende scenario (zie bijgevoegde grafiek) bedraagt de
benodigde voorfinanciering tot en met week 37 [lEEIZEZM euro. Onder de aanname dat er geen grote
(nieuwe) orders geplaatst worden moet dit voldoende zijn.

Advies/voorstel
Het voorstel is om het mandaat met BEL)[E N euro op te hogen tot een totaal van EWMESM euro.
Graag uw akkoord.

Achtergrond

In het kader van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen is er een overeenkomst afgesloten met
Mediq. Mediq is de partij in het consortium die feitelijk de aankopen doet en deze via haar eigen
organisatie en die van OneMed doorzet naar de zorgaanbieders. Zoals we u eerder hebben
geinformeerd dekt de overeenkomst een aantal risico’s af en regelt de overeenkomst dat VWS
leningen verstrekt aan Mediq die de voorfinanciering van de inkoop mogelijk maakt. We financieren
alleen de directe kasuitgaven van Mediq voor.

Zolang Mediq binnen de overeenkomst opereert zal VWS in principe elk verzoek om voorfinancieringen
moeten honoreren. Binnen VWS geeft u de DG LCH een bepaald mandaat op basis waarvan hij de
voorfinanciering aan Mediq kan verstrekken. Het verstrekken van voorfinancieringen volgt zoveel
mogelijk de liquiditeitshehoefte van LCH-mediq.

In de overeenkomst is afgesproken dat Mediq start met aflossen zodra zorgaanbieders gaan betalen
voor de geleverde producten. Mediq gaat nu uit van een betalingstermijn van 60 dagen. De benodigde
voorfinancieringen zijn het resultaat van de hoeveelheid ingekochte producten, de prijzen waarvoor
ingekocht wordt en het tempo waarin de zorgaanbieders gaan betalen. Uiteindelijk zal de
voorfinanciering verre van volledig worden terugbetaald. Dit hangt samen met:
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* Het eerdere besluit van de minister voor MZS om voor de verkoop van beschermingsmiddelen vanuit
LCH pre-corona-prijzen te hanteren in plaats van kostendekkende verkoopprijzen. Het prijsverschil
tussen hoge inkoopprijzen en de pre-corona-prijzen komt voor rekening van VWS.

¢« Door het LCH is in opdracht van VWS ingekocht om zonodig klaar te zijn voor een tweede en derde
golf. Indien zich geen nieuwe golf voordoet, zijn er geen grote inkomsten te verwachten. De
opgebouwde voorraden zijn dan voor rekening van VWS.

s« Daarnaast zijn de kosten op grond van de in de garantieovereenkomst met Mediq gedekte risico’s voor
rekening van VWS.



