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Van:

Aan:

Onderwerp: RE: Betaling [J@[]ZZ30 I - PPE/ vervoer vracht
Datum:

Bijlagen:

Beste [EEOM,

Veel dank voor de snelle reactie en volledig begrip voor de drukte. We wachten de facturen
rustig af. Wel 2 korte vragen.

1. Zou je bevestiging kunnen geven op de bedragen die BZ nog over dient te maken aan
VWS? Zoals je hieronder kunt lezen was hier enige onduidelijkheid over en het is voor
ons budgettair overzicht wel van belang dat we dit helder hebben. Naar ik begrijp zijn er
2 kostenposten die nog door BZ voldaan moeten worden:

a. Aanschaf PPE goederen via Mediq (zie bijgaande offerte) - € KEEEEH
b. Vervoerskosten vracht via KLM (zie bijgaande Excel met verdeling kosten VWS/
BZ) - €

2. Gezien de betalingsstop van onze financiéle afdeling zouden we graag vernemen of de
facturen uiterlijk voor eind november doorgang kunnen vinden. Onze Covid-gelden
moeten dit jaar besteed worden en kunnen niet overgeheveld naar 2021.

Alvast dank en hartelijke groeten,
(10)(2e)

From: (10)(2e) ) <D minvws.nl>
Sent: dinsdag 13 oktober 2020 12:14

(10)2¢) ) (10)2e) &~ (10)2e)  @AgiiglelipeMelbs

Subject: RE: Betaling EWIEEIN | - PPE/ vervoer vracht

oo IEIET

Het onderwerp is mij bekend. Buiza ontvangt van ons een factuur voor de geleverde diensten.
Het is alleen erg druk hier. Dus kan niet inschatten wanneer deze precies komt.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

\VELH (10)(2e) )0 (10)(2e) | minbuza.nl>
Verzonden: dinsdag 13 oktober 2020 12:07

Aan: OO <! minvws.nl>
Onderwerp: Betaling MERIEEWS | - PPE/ vervoer vracht
Urgentie: Hoog

Beste MEOED)

Mijn naam is (10)(2e) en ik werk momenteel bij BZ/DIE-EX als [EIEIN vanBeieD)
. Ik begreep van [JEERY dat zij contact met jou heeft gehad m.b.t. onderstaande. Zou jij
mij verder kunnen helpen?

Ik hoor graag. Alvast dank.

Groeten

A 10H (10)(2e) i (10)(2e)

Sent: maandag 12 oktober 2020 10:41

To: IO < minvws.nl>; IO
<HEEND minvws.nl>
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Cc <CEIESI minbuza.ni>; OISR <ENCCESN minbuza.ni>
Subject: RE: Betaling [EWIEDN | - PPE/ vervoer vracht
Importance: High

Beste [T

Zoals hieronder aangegeven zouden we graag de eerste tranche noodhulp voor QIR zsm

financieel willen afronden, zeker mhoo aankomende 2° steunpakket.
Zouden we de facturen voor de PPE middelen/ het vervoer van de vracht kunnen ontvangen?

Alvast dank!

From: IOEONNN) <BNOTSE minvws.nl>
Sent: vrijdag 2 oktober 2020 15:30

To: (10)2e) ) <BEERICSID minvws.nl>
(ol (10)2¢) ) (10)2e) IS (10)2e)  @anlialol0pzMaledd  (10)(2¢)
<ECEESI minbuza.ni>; ICECSN < minbuza.nl>

Subject: FW: Betaling®EWIEIMN | - PPE/ vervoer vracht
Importance: High

ol

BZ wil graag komen tot een (financiéle) afronding van de eerste tranche noodhulp voor

Zou jij willen (laten) kijken naar de uiteindelijke verrekening van kosten met BZ en dit
administratief in gang laten zetten.

Thnx.

Van: minbuza.nl>

Verzonden: 02 October 2020 15:20

Aan: IEECOCONEEN) <BCRESMP minvws.nl>

cc: <IOESIM @ minbuza.nl>; <IEIIs @ minbuza.nl>
Onderwerp: Betaling JEBEEM | - PPE/ vervoer vracht

Urgentie: Hoog

Beste

Ten eerste, aangenaam kennis te maken! Ik ben afgelopen week gestart bij BZ / DIE-EX en zal
me voornamelijk gaan bezig houden met de steunverzoeken t.a.v. Covid.

Ik begreep van Mdat jullie veel contact hadden. Wellicht een goed idee om nader kennis
te maken binnenkort? Ik kan me voorstellen dat de vele persoonswisselingen op dit dossier
verwarrend zijn, waarvoor excuses.

Ik mail m.b.t. onderstaande. Wij zijn momenteel druk bezig met het finaliseren van de

betalingen van alle Covid steun die al heeft plaatsgevonden. Dit betreft dus ook het 1¢
steunpakket aan [UDICEN. Dit pakket omvatte voor zover ik weet:

1) PPE/beademingsapparatuur
2) Het vervoer van de artsen
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3) Medicatie
4) Het vervoer van de vracht

Zoals hieronder ook beschreven hebben wij goed zicht op de kosten voor de medicatie
(geleverd door OrangePharma) en het KLM vervoer van de artsen. Deze kosten zijn ook reeds
voldaan door BZ. Echter zouden wij ook graag spoedig tot de overige betalingen overgaan. Zou
jij opheldering kunnen geven over onderstaande?

Mailwisseling (zie bijgaand) - “Tk begrijp zojuist van jou dat VWS in beginsel
de kosten voor PPE en de ventilatoren zou kunnen dragen onder de voorwaarde dat BZ de
kosten voor transport, de medicijnen, het medisch team en evt het invliegen van een Philips-
expert(s) die zorg moet dragen voor de aansluiting van de beademingsapparatuur. Dat is
akkoord.”

Onderstaande mail - “Factuur van Mediq (LCH) - PPE - die door VWS wordt betaald, maar
waarvoor de kosten voor rekening van BZ zijn (conform afspraak [ER[E3) en [0EE).

Wij vernemen dus graag welk bedrag BZ dient over te maken aan VWS en hoe dit op korte
termijn doorgang kan vinden.

Alvast veel dank en schroom niet te mailen/bellen bij vragen.

Hartelil'ke groeten,

From: IIGEEEENM . < minvws.nl>
Sent: dinsdag 11 augustus 2020 11:58

To: IIEFONN < minbuza.nl>; INEGRCRROES])

>

Cc: (10)(2e) ) < minvws.nl>
Subject: FW: Book1.xlsx Kostenplaatje JREI)

Dag KENEDON en IKRESH,

Naar aanleiding van onderstaande e-mail het telefoongesprek dat JQICON en ik zojuist hadden
stuur ik jullie bijgaande documenten toe:

- Mail wisseling tussen (BZ) en (GMT) over de verdeling

van kosten;
- Factuur van Mediq (LCH) die door VWS wordt betaald, maar waarvoor de kosten voor
rekening van BZ zijn (conform afspraaken

kan jij §U9IEDR in contact brengen met de financieel adviseur van GMT? Zodat BZK
voor de betaling aan VWS kan zorgdragen?

Met vriendelijke groet,

(10)2e) 10 (10)2e) _Juiozel]]

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Parnassusplein 5]2511 VX!Den Haag

2+316 JEEIEEM | = IEEEMR minvews.nl

Van: IIOFSEN <BCETN minbuza.nl>
Verzonden: maandag 10 augustus 2020 17:55

Aan: BN . <| minvws.nl>; (10)(2e) ) <IEESID minvws.nl>
Onderwerp: Book1.xlsx Kostenplaatje



Beste 8] (10)2¢)

Zouden jullie willen kijken naar de bijlage? Ik probeer duidelijkheid te scheppen mbt welke
kosten moeten worden voldaan. KLM vervoer en OrangePharma kosten heb ik goed zicht op.
Graag jullie blik op de VWS kosten en dan vooral de vraag welk bedrag wij zullen moeten
overmaken.

Hartelijk dank!

(10)(2e)

Help save paper! Do you really need to print this email?

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat
aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the
sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
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sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
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