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To: i j  (10)2e) OO @RIVM.nI
Cc: @rivm.nl]; IR @sanquin.nl];
(R

From: (10)(2e)

Sent: Tue 11/10/2020 12:12:35 PM
Subject: RE: Factuur 8250000432
Received: Tue 11/10/2020 12:15:02 PM

Beste (10)(2e)

Dat lijkt mij gezien de situatie op dit moment inderdaad de beste oplossing. Dus over de periode 1 november t/m 15 november
zullen wij de huidige prijs per test van @Bl plus evt. opstart- en transportkosten) hanteren.

Hartelijk dank voor je snelle reactie en wij zien de nieuwe DVO graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)
(10)(2e)

X Amsterdam | [JREESIl@senauin.nl |Telefoon

Sanquin  ValueBased | 77 ®
Diagnostiek HealthCare | Green Beit™

Verzonden: 09 November 2020 14:30

(10)(2e) IEDRN @sanquin.nl>;
(1c(10)(2e) s (10)(2e) [EISiaRIIEH (10)(2e)
(LB @ minvws.nl>
Onderwerp: RE: Factuur 8250000432

(10)(2e) | (10)(2e) [mRAVAVIN,TPS

SN @sanquin.nt-; [N

BELY (10)(2¢)

Bedankt voor het doorsturen.

Ik ben nog eens nagegaan of het mogelijk om de dienstovereenkomst(DVO) eerder in te laten gaan. Dat kan helaas niet.
Daarom is mijn voorstel om de garantieovereenkomst in elk geval te verlengen tot aan het moment dat de pooling
overeenkomst in gaat tegenover hetzelfde tarief zoals we hieronder hebben afgesproken en op basis van de eerder

garantstelling. Dusper test.

Ik hoor graag of jullie hiermee akkoord gaan!

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

Van: (10)(2e) <Muin_.nl>

Verzonden: maandag 9 november 2020 11:43
COFE I <BU EC @ RIVM.nl>; (10)(2e) (UL @ minvws.nl>
(o(oe) g (10)2e) [CIHNEIRNE  (10)2e) (10)2e) quin.ni>; [ GRS
(I @ minvws.nl>
Onderwerp: RE: Factuur 8250000432

Beste allemaal,

Ik heb zojuist de creditnota’s en gecorrigeerde nota’s laten verzenden en stuur ze conform mijn afspraak metREUIEEOERdeze keer
ook een keer naar iedereen. Zoals jullie kunnen zien is in de tweede helft van oktober het aantal onder def§[EMper dag gezakt



waardoor er inderdaaaﬂextra is gerekend wat effectief neerkomt op een totaal prijs vanfilUlildlper test inclusief buisjes etc. tegen
voor de eerste helft van oktober.

Graag wil ik daarbij nog toevoegen dat de aan er dag op dit moment verder zijn gedaald naar rond dwerwijl onze
maximale testcapaciteit zonder poolen dus op| per dag zit.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)
(10)(2e)

Plesmanlaan 125 | (10)(2e) 1066 CX Amsterdam | [JEIESI@sanauin.nl |Telefoon

Sanquin  ValueBased Cwm
Diagnostick H@a]thcare Green Belt™

VELH  (10)(2e) (10)(2e) RIVM.nl
Verzonden: 09 November 2020 11:31

(10)2e) ) SR @ minvws.ni>; INNECTEEIN <IN @ sanquin.ni>; [EEIEONS IR

(QeED @ minvws.nl>
Onderwerp: RE: Factuur 8250000432

Beste allemaal,

exclusief. DelllilaMopstart- en transportkosten komen immers bovenop het tarief van per test wanneer
de aantallen onder de{IYIS)

Nog één punt ter verduidelijking/verbetering: laatste aandachtsstreepje: hier is geen spra ii iii "[’ncl. “ maar
per dag zijn.

Hartelijke groet,

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Centrum Infectieziektebestrijding

A. van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA | Bilthoven |
Postbus 1 | 3720 BA | Bilthoven

(WYED RS @RIVM.nl>

@rivm.nl>; (10)(2e)

@minvws.nl>

@rivm.nl>; (10)(2e)
QDM @sanquin.nl>; (10)(2e) (10)(2e)
Onderwerp: RE: Factuur 8250000432

Ter verduidelijking. Het gaat dus om de twee facturen in de periode 1 tot 31 oktober.

Vriendelijke groet,

10)(2e)

(10)(2e)
(10)(2e)

@minvws.nl
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(10)(2e) )

onderdag 5 november 2020 12:35
@RIVM.nl>

( @ rivm.n!>; [ REESI
[ @sanguin.nl>; (10)(2e) @minvws.nl>
Onderwerp: RE: Factuur 8250000432

Urgentie: Hoog

Beste allen,

N.a.v. deze factuur is er telefonisch contact geweest mef] (10)(2e) an Sanquin en zijn VWS en Sanquin tot de volgende
afspraken gekomen:

- Vanaf 1 oktober tot 31 oktober lag er geen garantstelling of contract onder de gedeclareerde testen behorende tot deze
factuur.

- De garantstelling van juli en augustus met Sanquin had eigenlijk verlengd moeten worden.

- Hoewel er gunning van het pooling contract in de tussentijd heeft plaatsgevonden gaat dit contract pas in november in, en dus
niet per 1 oktober. Op basis daarvan kan dus niet worden geconcludeerd dat de prijs per testfiE euro is.

- Op basis van onderstaande informatie blijkt dat Sanquin meer kosten heeft gemaakt in de maand oktober omdat de materialen
niet meer door VWS worden geleverd. De prijs per_test komt daarmee op| er test.

- Sanquin heeft aangegeven dat hier bovenop ookMgerekend moet worden voor de startkosten per teststraat omdat er
minder dan 1200 testen per dag werden doorgestuurd naar Sanquin (zie bijlage).

- Sanquin zal dus daarom een nieuwe factuur sturen met de aangepaste prijs per test

De pooling overeenkomst staat nu gepland om in te gaan op 16 november. Er wordt nog gekeken naar of deze ook met
terugwerkende kracht in kan gaan.

Mocht u nog aanvullingen hebben op bovenstaande afspraken, of een andere weergave hebben gehad van het gesprek, dan hoor
ik het graag.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(U)LY@ minvws.nl

van: I <IEEEEl @sznauin.ni>

Verzonden: dinsdag 20 oktober 2020 10:19
DRIVM.nl>

cc: IUREEOT BRO M @ civrm.n > IS G0N @< an quin..>; NCEEDNN -GN o anquin. o>

Onderwerp: RE: Factuur 8250000432

Beste (10)(2e)

Hartelijk dank voor uw bericht. Inderdaad is de opzet van onze prijs per test aangepast. De verhoging in de prijs hangt samen met
het aflopen van de oude aanbieding en het ingaan van de nieuwe aanbieding per 1 oktober zoals aangegeven in de bijlage “Pooling
gegund” in het document gunningsbrief hoog volume labs.

De reden hier i s feitelijk dat de oude prijs geldig was tot 30 september. Hierbij werden de m i eerst geleverd door
VWS (vandaarl n daarna moesten wij dat zelf regelen (koster‘mms de prijs werd daarme

Vanaf 1 oktober zijn er conform de nieuwe regeling twee prijzen:
nieuwe opzet en facturering.

voor individueel eeroor gepoold testen. Vandaar deze

Zie ook beschrijvend document en punt 29 van de Nota van inlichtingen (bijgevoegd).
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Met het stoppen van de oude overeenkomst en het ingaan van de nieuwe zijn wij overgegaan op de nieuwe prijzen. Wij
verwachten zo spoedig mogelijk over te gaan op gepoold testen waarbij de risico’s bij stijgende prevalentie hoger zijn (uiterlijk 1
december).

Ik hoop hiermee dit punt voldoende toegelicht te hebben.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

Plesmanlaan 125 (kamef&)ED) (10)(2e) 1066 CX Amsterdam |[JIEIMl@sanauin.nl | Telefoon [EL)ED)

Sanquin  ValueBased Cwm
Diagnostick H@a]thcare Green Belt™

(10)(2e) @RIVM.nl
0 October 2020 09:15

FEESM @sanquin.nl> 0)2e)  (10)2e) [RIINIVRNES (10)(2e) JIEEN esanquin.nl>

UYCDIN @ rivm.nl>
Onderwerp: RE: Factuur 8250000432

Dank - ik wacht de reactie van af.

Van: (10)(2e) <M>

Verzonden: dinsdag 20 oktober 2020 09:03

RIC @RIVM.nl>; (do)(2e) JEEEM @sanquin.ni>

(10)2e)  [@IgVinMaled
Onderwerp: RE: Factuur 8250000432

Ik ga u even doorverwijzen naar mijn collegd (10)(2e) hij kan u vraag misschien beter beantwoorden.

QEDBNKan jij de vraag va (10)(2e) beantwoorden?

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

Sanguin

Afdeling F&C

Postbus 9190

1006 AD AMSTERDAM

(10)(2e)

VB3  (10)(2e) | (10)(2e) @RIVM.nl
sdag 20 oktober 2020 08:58
(2e) .nl>

I @rivm.nl>
Onderwerp: RE: Factuur 8250000432
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Geachte (10)(2e)

Hartelijk dank voor de factuur inzake de Covid diagnostiek in de periode van 01-10 t/m 15-10. Opva
factuur is de tariefstelling. Waar in WOde tot 30-9 gerekend werd met een tarief van gemiddeld

wordt nu een tarief gehanteerd van

Hartelijke groet,

)(2e)
(10)(2e)

Rijksinstituut voor Volksgezondheid eanheu ........
Centrum Infectieziektebestrijding

A. van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA | Bilthoven
Postbus 1 | 3720 BA | Bilthoven

Van: (10)(2e) <M>

Verzonden: maandag 19 oktober 2020 09:03
LELE  (10)2e) = (10)(2e) [@RRiAVA\Y/Malbd
Onderwerp: Factuur 8250000432

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

Sanguin

Afdeling F&C

Postbus 9190

1006 AD AMSTERDAM

Aanwezig| (10)(2e)

gv Sanquin

Kunt u deze stijging nader toelichten?

733813

Disclaimer: http://www.sanguin.nl/e-maildisclaimer

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are
requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages.
www.rivm.nl/en Committed to health and sustainability
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