716258

To: (10)2e) || (10)(2e) (10)2e) || (10)2e) rivm.nl]; DS S @ rivim.nl]
Ce; (10)(2e) @rivm.nl]; BN R N DR @rivm.nl]
From: (10)(2e)

Sent: Tue 10/20/2020 12:09:22 PM
Subject: FW: vergoeding HIS COVID vaccinatie
Received: Tue 10/20/2020 12:09:23 PM

Hoi allemaal,

Met @] had ik gisteren al even contact dat ik onderstaande vraag ging uitzetten bijm
Hierbij haar akkoord om ook met andere partijen en buiten IT-zaken activiteiten op te starten zonder dat er nog

offertes onderliggen.
[RL)EON wil jij deze mail ajb opslaan in het dossier?

Met vriendelijke groet,
(10)(2e) )i (10)(2e)
(10)(2e)

RIVM Centrum voor Bevolkingsonderzoek (PB 49) | Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven
T: +31 (0) 30 274 4205 | M: +31 (0) 6 m| LELED  (10)(2¢) |
(10)(2e)
Bezoekadres; Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, 3721 MA Bilthoven

Sent: dinsdag 20 oktober 2020 12:28
(10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl>

SOEDN. ORI e minvws.nl>; IEEDIE) SEOE M e minvws.nl>
Subject: RE: vergoeding HIS COVID vaccinatie
[ZEY (10)(2e)

Naar aanleiding van je telefoontje van vanmorgen heb ik met mijl esproken of het ok is om ook al op andere punten
acties in gang te zetten vooruitlopend op de offertes (zoals met snpg), en dat is verder geen probleem.

Hartelijke groet,

Van: S <ICRESH @ minvws.ni>

Verzonden: vrijdag 16 oktober 2020 15:20
(10)(2e) @rivm.nl>

DI @ minvws.nl>; S S @ minvws.ni>

Onderwerp: RE: vergoeding HIS COVID vaccinatie

Hoi ik heb mondeling akkoord vaom een bedrag beschikbaar te stellen voor de activiteiten richting de HISsen.
Onze voorkeur gaat uit voor financiering via de route van optie 1.

1k heb net ook gebeld met [JEEIEIIM van Nedxis en hij weet ervan, hij had blijkbaar al contact gehad met ene van
het RIVM? Ik heb nog eea toegelicht en ook aangegeven dat er gezien de urgentie en ons verzoek dit prioriteit te geven enige
compensatie mogelijk is. Dit alles vond hij helemaal prima, hij leek goed in de meewerkstand te staan.

Ik ga ervan uit dat jullie dit hiermee verder uit kunnen werken en ik denk dat het goed is als jullie dit in de vorm van een offerte
oid onze kant op zetten voor akkoord? (NB. ik weet niet helemaal wat jullie al aan andere financiele afspraken hebben gemaakt
mbt de implementatie, maar ik zou gaan voor de makkelijkst uitvoerbare vorm).

Maar iets van een ordegrootte bedrag zou ons wel helpen.

Fijn weekend vast!
Groet,
(10)(2e)

Verzonden: vrijdag 16 oktober 2020 10:41

Aan: [N I minvws.ni>

Onderwerp: FW: vergoeding HIS COVID vaccinatie

el (10)(2¢)
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Hierbij
Met vriendelijke groet,

(10)(2e) i (10)(2e)
(10)(2e)

RIVM Centrum voor Bevolkingsonderzoek X&)l | Posth 720 BA Bilthoven
T: +31 iOi 30 274 4205 | M: +31 l[li 6 (10)(2e)

Bezoekadres; Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, 3721 MA Bilthoven

From: (10)(2e)

Sent: maandag 5 oktober 2020 09:40

To: (10)(2e) ) JEESH@ minvws.ni>

Subject: FW: vergoeding HIS COVID vaccinatie

-]

De voor- en nadelen van de financieringsmogelijkheden had ik na een intern overlegje op de mail. Ik mail het je
even. Helpt wellicht. Misschien niet helemaal volledig, maar dit is wat wij op dit moment voorzien.

Bij pneumokokkenvaccinatie hebben de HIS’en een offerte bij het RIVM ingediend. Nadat VWS het RIVM een
opdracht had gegeven voor financiering van de aanpassing in de HISsen. De opties voor financiering die wij zien,
met elk hun voor- en nadelen.

1. De HIS’en krijgen een vast bedrag vergoed voor de werkzaamheden rondom de COVID-19 vaccinaties
a. Ditis anders dan bij de pneumokokkenvaccinatie
b. Voordelen

i. De kosten zijn waarschijnlijk lager dan wanneer HIS’en zelf een offerte mogen indienen (aangezien
de bedragen voor de pneumokokkenmodule zeer sterk uiteenliepen)

ii. De gaat waarschijnlijk sneller, omdat offertes (en beoordeling daarvan) pas gemaakt kunnen
worden als ICT specificatie beschikbaar zijn. Deze zijn pas op het laatste moment
beschikbaar.

c. Nadelen:

i. Mogelijk weerstand, omdat dit anders is dan bij pneumokokkenvaccinatie

d. Note: HIS’en krijgen worden normaliter betaald door hun klanten (huisartsen) voor het up-to-date
houden van de software.
e. Precieze bedrag moet nog bepaald worden. Hierin kan worden overwogen om alleen te betalen voor
het maken van snelheid (omdat normale ontwikkelkosten al betaalt worden door HA) of ook een deel van
de ontwikkelkosten vergoeden.

1. De HIS’en dienen een offerte in voor de werkzaamheden
a. Voordelen:

i. Weg van de minste weerstand
b. Nadeel:

i. Dit kost waarschijnlijk meer tijd, omdat offerte pas gemaakt kan worden nadat ICT specs
beschikbaar is (verwachte vertraging: 3-4 weken)
ii. De kosten zijn hoger

Met vriendelijke groet,
(10)(2e) ) (10)(2e)

(10)(2e)

RIVM Centrum voor Bevolkingsonderzoek (WYIEON Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven
T: +31(0) 30 274 4205 | M: +31 (0) € (10)(2e)

(10)(2e)
Bezoekadres; Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, 3721 MA Bilthoven
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are
requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.

www.rivm.nl/en Committed to health and sustainability



