70306

To: (10)(2e) [[UREBI@minvws.nl]
Cc: (10)(2e) ELESM@minvws.nl]
From: (10)(2e) )

Sent: Sun 11/1/2020 11:42:26 AM
Subject: RE: Begroting Pharos
Received: Sun 11/1/2020 11:42:26 AM

Is goed!

van: [T < e minvws.nl>

Verzonden: zondag 1 november 2020 12:41
Aan; (10)(2e) ) <MEBIEDN @ minvws.nl>
cC: (10)(2e) <BNLEDEN @ minvws.nl>
Onderwerp: FW: Begroting Pharos

Urgentie: Hoog

(10)(2g) [ hoeft geen akkoord te geven en laat men maar factureren o.v.v

Verplichtingennummer 2009-23326 !!! Geef jij dat door aan betrokkene(n) ??
Dank en groet !!

®

Van: <m@minvws.nl>
Verzonden: zondag 1 november 2020 12:34
(10)(2e) (WYIELYI @ minvws.nl>
(10)(2e) (ORI @ minvws.nl>
Onderwerp: RE: Begroting Pharos
Urgentie: Hoog

Hoi heren,

Volgens mij gaat er nu iets mis. Het gaat ‘alleen” om de meerkosten. Dus die factuur van
Het gaat niet om die factuur van 2 juni, die is al betaald.

Hierbij de uitleg van Roorda:

In juni heb ik op jullie verzoek euro begroot voor de werkzaamheden van Pharos (zie bijlage 1). Deze is netje gefactureerd
en betaald.

Echter had er een ander bedrag op de offerte moeten staan. Pharos had namelijk een offerte gestuurd van incl BTW (=
bij een 21% btw tarief, ({8} ex btw). Niet wetende dat zij geen BTW berekenen (want een stichting) heb ik[fE[EE] op de
begroting aan jullie gezet. Maar nu blijkt dat hun excl btw bedrag ookis (zie hun factuur aan ons). En omdat wij wel 21%
BTW op deze factuur moeten afdragen had ik dus eigenlijk die [fEiENals ex BTW op de offerte aan jullie moeten zetten.

Daarom zou stuur ik je voor het verschil van(ex BTW) nog een bijbegroting. Hoop dat je dit begrijp. Zie bijlage.
Kun je hier nog een PO nummer voor mij voor aanvragen? Of kan ik hiervoor hetzelfde PO nummer gebruiken?

Groet,

Van: ) <m@minvws.nl>

Verzonden: zondag 1 november 2020 11:58

Aan: (10)(2e) DI @ minvws.nl>
cc: (10)(2e) I& (10)(2e) [@ minvws.nl>;) MQminvws.nb

Onderwerp: FW: Begroting Pharos
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Graag MT-akkoord op bijgaande procuraties inzake Corona (op verzoek van ). DCo betaalt uit het restant van de Corona-pot
(VP 2009-23326).

Dank en groet !!

) BT e minvws.ni>

Verzonden: vrijdag 30 oktober 2020 10:54
(10)(2e) ) <AUSEDN @ minvws.nl>

(10)(2e) (10)2e) [@ minvws.nl>;) m@wx _dienstpostbus DCo Financien

(10)(2e) @minvws.nl>
Onderwerp: FW: Begroting Pharos

Hoi [N,

DCo heeft nog wel wat budget over dus dat komt goed.
@ pak jij dit verder op?

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Directie Communicatie

Parnassusplein 5/2511 VX | Den Haag |
Postbus &l | 2500 EJ | Den Haag
T: IO M -+ (I

Verzonden: woensdag 28 oktober 2020 16:11

Aan: (10)(2e) (UEDIN @ minvws.nl>; (10)(2e) ) M>

cc: (10)(2e) WOD @ minvws.nl>
Onderwerp: FW: Begroting Pharos

Da [T en [0

Wat zullen we doen met dit verzoek van [JERESIvan Roorda?
Denk dat we het moeten honoreren, maar van welk budget?

Groet,

Verzonden: vrijdag 23 oktober 2020 17:00
Aan: [IIEEEETNN MO @ minvws.nl>
Onderwerp: Re: Begroting Pharos
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% (10)(2¢)

Bij het bijwerken van mijn administratie kwam ik dit tegen.

In juni heb ik op jullie verzoek [lI@@leuro begroot voor de werkzaamheden van Pharos (zie bijlage 1). Deze is netje gefactureerd
en betaald.

Echter had er een ander bedrag op de offerte moeten staan. Pharos had namelijk een offerte gestuurd van incI BTW (=
bij een 21% btw tarief, ex btw). Niet wetende dat zij geen BTW berekenen (want een stichting) heb ikop de
begroting aan jullie gezet. Maar nu blijkt dat hun excl btw bedrag ook is (zie hun factuur aan ons). En omdat wij wel 21%
BTW op deze factuur moeten afdragen had ik dus eigenlijk dieals ex BTW op de offerte aan jullie moeten zetten.

Daarom zou stuur ik je voor het verschil van(ex BTW) nog een bijbegroting. Hoop dat je dit begrijp. Zie bijlage.
Kun je hier nog een PO nummer voor mij voor aanvragen? Of kan ik hiervoor hetzelfde PO nummer gebruiken?

g (1012e) |

van: ") MM @ minvws.nl>
Datum: donderdag 4 juni 2020 om 15:04
Aan: I @ oorda.ni>

Onderwerp: FW: Begroting Pharos

Zie hier.

Van: ) <m@minvws.nl>

Verzonden: donderdag 4 juni 2020 13:18

aan: [N Mo minvws.ol>

Onderwerp: RE: Begroting Pharos

En nog 2 getekende corona”gevallen” (onder 2009-23326)

©

Van: (10)(2e) <|mgu]minvws.nl>

Verzonden: dinsdag 2 juni 2020 12:21

Aan: INCEESIN <E @ minvws.n!>; GO BT o ninvws.ni>
ce: (10)(2e) <D @ minvws.nl>

Onderwerp: FW: Begroting Pharos

Dag collega’s,
Laten jullie de price quote tekenen? Is voor de mondkapjes!

Groet,
van: RSN -BICEDM @ oo da 0>

Verzonden: dinsdag 2 juni 2020 12:18
Aan: [IINCETIEN MOED @ minvws.nl>
Onderwerp: Begroting Pharos

i

Zie bijlage voor de begroting, incl. offerte van Pharos.
Vrijdag heb ikvan Pharos kort gesproken, en haar aan een aantal stijlelementen geholpen, en onze designer meer laten kijken
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(hij had een aantal suggesties).

Graag je akkoord (adhv handtekening) hier op.

g (10)2e) |



