To: (10)(2e) ) IEEESI @ minvws.nl]
From: (10)(2e)

Sent: Wed 10/7/2020 7:38:25 PM

Subject: RE: Uitvoeringstoets Coronaregelingen VWS

Received: Wed 10/7/2020 7:38:26 PM

Ik wist het GVD, ik wist t. onderhandelen is n vak vooral ook naar eigen achterban

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

van: [IOECN -BGOETM @ miovws ol
Datum: woensdag 07 okt. 2020 9:36 PM
Aan: j_> <M @minvws.ol>

Onderwerp: RE: Uitvoeringstoets Coronaregelingen VWS

Die 17 is stickem 24 € (maar je hebt het niet van mij) en als het echt moet kunnen we gewoon op het allerlaatste moment

nog een betaling doen tot 30 dec

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

van: [INCETID MEEDH @ niovws ol
Datum: woensdag 07 okt. 2020 9:01 PM
Aan: dmx_) DM @ninvws.ol>

Onderwerp: RE: Uitvoeringstoets Coronaregelingen VWS
Die 17 gaat ongetwijfeld nog wat gedoe geven, maar dat zien we dan wel!

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

van: IO -BEOES @ minvws ol
Datum: woensdag 07 okt. 2020 8:42 PM
Aan: ISR <D @ minvws ol

Onderwerp: RE: Uitvoeringstoets Coronaregelingen VWS

Hebl@lElook wel bedankt! volgens mij hebben we goede afspraken gemaakt (maar moeten we nog wel even in de praktijk zien

te brengen ;))

van: [ICEECI) CEDM @ minvws.nl>

Verzonden: woensdag 7 oktober 2020 20:11

Aan: (10)(2e) ) <BUELN @ minvws.nl>

Onderwerp: FW: Uitvoeringstoets Coronaregelingen VWS

Naming and framing *

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

van: [T ARG i
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Datum: woensdag 07 okt. 2020 7:02 PM
Aan: (10)2s) ETERN @ minvs o>, IR IS o minvws o>
Kopie: (10)(2e) ) <AED @ minvws.nl>

Onderwerp: RE: Uitvoeringstoets Coronaregelingen VWS

Eens!
Ik ga nog even metm m overleg hoe we dit gaan inkleden.
Risico dat ik nog wel zie 1s dat indien een grote instelling (boven de 25.000) tussen wal en schip komt na 17dec er

mogelijk alsnog publiciteit komt. We gaan erboven op zitten. *

(10)(2e)
Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag | Hoftore
Postbus 16006 | 2500 BA | Den Haag

wi: [EEIl@minvws ni

W: www.dus-i.nl

Datum: woensdag 07 okt. 2020 5:39 PM

Aan: (lo)ze) ) <RI min s>, ICTESN) NOEESN @ minvvs 11>
Kopie: (10)(2e) (RO @ minvws.nl>
Onderwerp: RE: Uitvoeringstoets Coronaregelingen VWS

Hulde [EOEEN je hebt er echt alles uitgehaald! Beter dan waar ik op hoopte!

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Datum: woensdag 07 okt. 2020 4:33 PM
Aan:
Kopie:
Onderwerp: RE:

We hadden twee overleggen nodig (zowel gisteren als vandaag), maar volgens zijn we tot goede afspraken aan het komen. Ik
heb getracht ze aan het papier toe te vertrouwen, maar moet dit nog even afstemmen met het FDC. Uiteraard delen we deze
ook met jullie.

@minvws.nl>, (10)(2e) ) m@miuvws.nb

tvoeringstoets Coronaregelingen VWS

Ol hier te maken hebben met twee mogelijke manieren van ‘betalen’ hebben we cok 2 afspraken nodig. Betalingen onder
de (de bulk) kunnen tot uiterlijk 30 december worden aangeleverd. Uiteraard willen zij het liefst alles zo snel als mogelijk
aangeleverd krijgen, maar aanlevering op 31 december voor 12 uur kan nog in 2020 worden uitbetaald.

Toekenningen boven dijn iets ingewikkelder (vrije vertaling van mijn kant), deze lopen via SAP en moeten met
zakenpartner en verplichting worden verwerkt. Bij aanlevering tot 17 december biedt het FDC de garantie dat alles wordt
verwerkt. Na 17 december zijn er nog twee manieren om toch tot betaling over te gaan. Volgens mij moeten we hier goede
afspraken met elkaar maken, maar ook hier is uiteindelijk in het uiterste geval een mogelijkheid om nog op 30 december 12.00
uur aan te leveren bij het FDC. Dit zou wel betekenen dat we achteraf een verplichting en zakenpartner aan een betaling moeten
koppelen (en zou je dus meer als een uitzondering moeten zien).

Volgens mij kunnen we met deze data uiteindelijk goed uit de voeten en moeten we ook gewoon de komende weken gaan leren
van de eerste aanleveringen.

Tot morien,



van: KON Mo minvws.ni>
Verzonden: woensdag 7 oktober 2020 11:09
Aan: (10)(2e) (10)(2e)
CC: (10)(2e) @minvws.nl>;
Onderwerp: RE: Uitvoeringstoets Coronaregelingen VWS

@minvws.nl>
(10)(2e)

(10)(2e)

) S @ minvws.ni>
BElel  (10)(2e)
Je zal begrijpen dat wij erg benieuwd zijn naar de uitkomst van jou overleg met FDC.

Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn

Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag | Hcftorer%
Postbus 16006 | 2500 BA | Den Haag

M: minvws.nl
W: www.dus-i.nl

van: [IEGECEIED

Verzonden: maandag 5 oktober 2020 17:19

(10)(2e)
@minvws.nl>;
Onderwerp: RE: Uitvoeringstoets Coronaregelingen VWS

@minvws.nl>
(10)(2e)

) minvws.nl>

Nog even aanscherpen:
Liefst dus 31 dec, maar uiterlijk 24 dec. Aanleveren en betalen.

(10

g g
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Heag | Hoftorenm
Postbus 16006 | 2500 BA | Den Haag

M: minvws.nl
W: www.dus-i.n|

Van: (10)(2e) )
Verzonden: maandag 5 oktober 2020 17:16
Aan: (10)(2e) (10)(2e)
cC: (10)(2e) @minvws.nl>;
Onderwerp: FW: Uitvoeringstoets Coronaregelingen VWS

Nog even als reminder voor je overleg van morgen onderstaande mailwisseling, waarin al op 27 juli door [
m- aan FDC is gevraagd de aanlever- en betalingstermijn zo dicht mogelijk naar het eind van het jaar te
tillen. FDC heeft het totnogtoe over een uiterste aanlevertermijn 3 dec (!) dat is echt onacceptabel vroeg en levert
dan ook een groot risico op.

@minvws.nl>
(10)(2e)

) minvws.nl>

Veel succes en laat ons weten indien je wat nodig hebt.

g
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag | Hoftore
Postbus 16006 | 2500 BA | Den Haag

w: [EIM@minvws ni
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W: www.dus-i.nl

Verzonden: maandag 5 oktober 2020 17:05
Aan: IIEESIE KOS e minvws.ni>
Onderwerp: FW: Uitvoeringstoets Coronaregelingen VWS

Staat toch hieronder al geformuleerd.

Ik wil het liefst op 31/12 nog kunnen betalen, maari.i.g. op 24/12 nog een betaalbestand kunnen aanleveren.

Van: SRHED) e minszw.nl>

Verzonden: maandag 27 juli 2020 11:29
>; (10)(2e) <IN CLVI @ minszw.nl>

) RO @ minvws.nl>; (10)(2e) ) EEEB)@minvws.nls;
Onderwerp: RE: Uitvoeringstoets Coronaregelingen VWS

Beste e

Dank voor jouw vragen en opmerkingen, wij zullen deze in onze ‘uitvoeringstoets’ meenemen.

Met vriendelijke groet,

(10)(2

Verzonden: maandag 27 juli 2020 11:22
(10)(2e) (10)(2e) @ minszw.nl>
(10)(2e) WOEDM @ minszw.nl>; . QDI @ minszw.nl>; (10)(2e)
(10)(2e) <JUE @ minvws.nl>; (10)(2e) WEDI @ minvws.nl>
Onderwerp: Uitvoeringstoets Caronaregelingen VWS

) minvws.nl>;

T (10)(2e)

Ik heb begrepen dat FDC een uitvoeringtoets gaat doen voor drie subsidieregelingen in relatie tot de coronacrisis
(amateursportregelingen TASO en SPUK en de bonusregeling voor zorgpersoneel), en dat er hierover goed overleg plaatsvindt
tussen FDC en DUS-I. Als opdrachtgever vanuit VWS wil ik je graag verzoeken om bij de uitvoeringstoets onderstaande punten

expliciet te betrekken:

* Hoe kunnen we de aanmaak van nieuwe crediteuren stamgegevens zoveel mogelijk beperken?
o Kan er een lijst met bekende crediteuren worden aangeleverd zodat de aanvraagportalen daarmee gevuld kunnen

worden?

+ Hoe kunnen we de registratie van nieuwe crediteuren stamgegevens zoveel mogelijk versnellen?
o RVO lijkt via SurePay een automatische koppeling naar de crediteurenstamgegevens te hebben gemaakt waardoor
het bijwerken van crediteuren stamgegevens niet of verminderd handmatig plaatsvindt. In hoeverre is deze

werkwijze bruikbaar voor DUS-1?
o Kunnen we eventueel in bulk aanleveren met eventueel leesrechten voor het FDC in het subsidiesysteem als het

gaat om bankafschriften? Op dit moment dient de registratie van een nieuwe crediteur via een aparte mail
waarin een kopie bankafschrift is opgenomen te worden aangevraagd.

+ Hoe kunnen we de verplichtingenregistratie en betalingen zo veel als mogelijk bespoedigen?
o Hoe kunnen we in bulk aanleveren zodat het kan worden ingelezen in SAP?

* Hoe kunnen we de garantietermijn waarop betalingen nog ten laste van 2020 worden verwerkt zoveel mogelijk naar

31/12/20 plaatsen? Juist vanwege de hoeveelheid betalingen in het kader van de Corona-maatregelen en met name
vanwege het politieke risico als betalingen dit jaar niet meer worden gedaan is een latere garantiedatum erg wenselijk.

Veel succes met de werkzaamheden! Voor inhoudelijk afstemming is [ R ES N schikbaar.

Met vriendelijke groet,
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(10)(2e)
(10)(2e)



