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Mobiel:

van: DN MXIEl e minows.ni>

Verzonden: maandag 3 augustus 2020 15:17

(10)(2e) @minvws.nl>; 0)(2e) ) <@minvws.n|>; (10)(2e) )

Q@minvws.nl>
Onderwerp: RE: Opdracht NSOB

BEF{ (10)(2e)

eeft jullie afspraak bevestigd. Ik zal de overeenkomst deze of uiterlijk volgende week voorlegien EEL] (10)(2e)

Wat alleen nog dient te gebeuren is de parafering van de afwijkingsnota door de SG. Deze zal
de SG voorleggen.

Als dat ook heeft plaatsgevonden, is de opdrachtverstrekking mijn inziens afgerond en kan het NSOB de facturen gaan indienen.

Met vriendelijke groet,

(10)2e)

| Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Directie Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel | “
Parmassusplein 5| 2511 VX DEN HAAG |
Postbus 20350 | 2500 E] DEN HAAG |

(06) | EEESN@minvws.nl |

(10)(2e)

(:) HET NIEUWE
DONORREGISTER

Het nieuwe Donorregister, vanaf 1 juli 2020.
Kijk wat het voor jou betekent op donorregister.nl

Blijf zoveel o] alln; \ rifgen we|
mogelijk thuis. f corona onder controle |}

Van: (10)(2e) ) @minvws.nl>

Verzonden: maandag 3 augustus 2020 10:25

Aan: (10)(2e) ) <BEYIEDR@minvws.nl>
cc: (10)(2e) JBS (10)(2e) @minvws.nl>;) <@minvws.n|>

Onderwerp: RE: Opdracht NSOB

Is het goed is deze week aan
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Beste EI[F:)]

Die kan toch door de directeur OBP getekend worden?
Ik heb juist met {{ afgelopen vrijdag afgesproken dat OBP de opdracht op zich neemt. Zie de bijlage

Als er verder nog iets getekend moet worden zou dat door de pSG of SG moeten zijn. De pSG is inmiddels vrij, maar de SG start
deze week weer.

Vriendelijke groet,

(10)(2e) ezondheid, Welzijn en Sport |

Min
(10)(2e)

Parnassusplein 5 | 25 11 VX | Den Haag
Mobie!: AT | I @ minvws. !

Verzonden: maandag 3 augustus 2020 08:37
Aan: [IGEET minvws.nl>

Onderwerp: FW: Opdracht NSOB

Beste[{]#)]

Ik ga vandaag nog op zoek naar de concept DVO. Maar alvast voor een snellere afhandeling. IS EICSIE eze week nog
aanwezig om de DVO te tekenen?

Hoor graag van je.

Met vriendelijke groet,

- (10)(2e) | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Directie Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel |

Parnassusplein 5| 2511 VX DEN HAAG |

Postbus 20350 | 2500 E] DEN HAAG |
(06) MQminvws.nl |

(D HET NIEUWE
DONORREGISTER

Het nieuwe Donorregister, vanaf 1 juli 2020.
Kijk wat het voor jou betekent op donofregister.nl

Blijf zoveel
mogelijk thuis.

Van @minvws.nl>

Verzonden: vrijdag 31 juli 2020 18:28

Aan: (10)(2e) ) JEIEDR@ minvws.nl>; ) <M@minvws.nl>
cc: (10)(2e) ) <RSI @ minvws.nl>

Onderwerp: FW: Opdracht NSOB
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I3E  (10)(2e)

T.a.v. onderstaande is mijn beeld datal een aangepast aanvraagformulier bij de His heeft aangeleverd zodat er
niets meer in de weg staat dat dit asap afgehandeld kan worden. Mocht er een hobbel zijn, dan gaarne even schakelen met

| ivm mijn vakantie® , dank)

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: I @ minvws ol

Datum: vrijdag 31 jul. 2020 11:53 AM

(10)(2e) JBS (10)(2e) [@aninvasehnis (10)(2e) § (10)(2e)
( ) <HEDN@minvws.nl>, (10)(2e) ) <ERCOR @minvws.nl>,
(10)(2e) [(C@minvws.nl>

Onderwerp: RE: Opdracht NSOB

Heel fijn dat we vanmorgen telefonisch hebben gesproken hierover en konden afspreken dat OBP de kosten voor deze opdracht
meeneemt in de Coronaclaims voor de NIN en dat dit niet via BPZ loopt. Dank!

Dan is vervolgens natuurlijk de vraag hoe we nu snel kunnen zorgen voor de opdrachtverlening/brief, omdat de NSOB al een
tijdje bezig is en nu bij de pSG vraagt om een getekende offerte. Dat laatste is sowieso niet de bedoeling omdat we altijd zelf
een ARVODI-opdrachtbrief maken.

Wat me nog niet helemaal duidelijk is of de HIS dit ook al in gang gezet heeft (mogelijk wel- zie inkoopaanvraag HIS in de
bijlage- waarin dan dus nog aanpassing nodig is omdat OBP de opdracht verleent). reeg ik nu telefonisch niet te pakken
maar misschien belt ze nog terug. Dan laat ik dat nog weten.

In elk geval is de afwijkingsnota wel al akkoord van de SG, zie de bijlagen. Er was wel nog verzoek vanuit de HIS om, naast het
digitale akkoord van in de marjoleinzaa kK i a ie afwijkingsnota te zetten. Dat regelt secretariaat SG zsm
volgende week en ze stuurt de scan naar

Hopelijk is dit voor nu voldoende informatie om het verder op te pakken en uit te laten voeren.

Nogmaals veel dank,
Vriendelijke groet,
(10)(2e)

Mw. drs (10)(2e) van Volksgezondheid, Welzijn en Sport |
(10)(2e
ein 5| 2511 VX | Den Haag

minvws.nl

Van: ) M@minvws.nb
Verzonden: woensdag 29 juli 2020 12:03
(10)(2e) @minvws.n|>; (10)(2e)

) SRS @minvws.ni>; (10)(29)
(10)(2e) @minvws.nl>
@minvws.nl>; (10)(2e) ) m@mes.nb

Onderwerp: Opdracht NSOB

Een aantal weken geleden is zoals jullie waarschijnlijk wel bekend door de BR een onderzoek gestart naar de aanpak van de
coronacrisis door VWS wat wordt uitgevoerd door de NSOB. Hiervoor is een afwijkingsprocedure ingesteld van de
aanbestedingsregels welke door de SG geaccordeerd is (zie bijlage).

Aangezien vragen mbt die procedure in eerste instantie via bij mij kwamen, heb ik de nota voor de
afwijkingsprocedure opgesteld en ging ik er eigenlijk vanuit dat de opdracht ook bij OBP belegd zou worden. Al pratend met
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134867

en mkwamen we eigenlijk tot de conclusie dat deze opdracht, gezien het initiatief bij de BR, bij BPZ hoort en niet bij OBP.
Op dit moment is de HIS bezig met het opstellen van de overeenkomst voor deze opdracht. Zie de documenten voor de offerte
en de afwijkingsprocedure in de bijlage.

Bovenstaande betekent dat de kosten voor deze opdracht (€ 400.000) bij NJN in de prognose 2020 van BPZ meegenomen
moeten worden en bij een tekort op het budget geclaimd moeten worden. (vooruitlopend op de toekenning wil OBP desgewenst
optreden als voorfinancier).

Ik kan me voorstellen dat e.e.a. je nu even overvalt. Ik ben nu op vakantie, maar bel me er volgende week gerust voor op
wanneer je meer wilt weten.

Vriendelijke groet,

(10)(2¢)
(10)(2e)

Directie Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel OBP

Mi ie van V heid, Welzijn en Sport
Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag |m

Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag




