126059

To: (10)(2e) =) IR @minvws.nl]; D) I @minvws.nl]
Cc: (10)(2e) (@minvws.nl]
From: (10)(2e)

Sent: Wed 7/22/2020 12:58:44 PM
Subject: RE: Financiering COVID-19 maatregelen
Received: Wed 7/22/2020 12:58:45 PM

De een na laatste zin. Volgens mij is er geen overeenstemming tussen VR en VWS dat wij deze kosten vergoeden. Op moment
dat we dit wel doen kunnen we dat als een nieuwe taak zien en kunnen kosten voor vergoeding in aanmerking komen via proces
meerkosten.

Van: (10)(2¢) 1) @minvws.nl>
Verzonden: woensdag 22 juli 2020 13:56
Aan; [EEUYEE B ) SREIEDEN @ minvws.nl>; (10)(2e) ) M@ minvws.nl>
CcC: (10)(2e) ) SEYEORS @ minvws.nl>

Onderwerp: FW: Financiering COVID-19 maatregelen
Urgentie: Hoog

Hierbij voorstel voor antwoord richting GGD GHOR Nederland. Als je met de tekst akkoord bent, stuur jij door naar EEIESIN of
wil je dat ik dat namens jou doe?
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