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Dames

Leggen jullie deze aan mij voor of aan

MBI DVO moeten altijd aan secr worden voorgelegd in tekenboek. Gaan niet via mail, dus ik weet niet of deze niet al door
getekend zijn.
Onhandig als dit dubbel gaat

GriED)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport |

Parnassusplein 5| Postbus 20350 2500 EJ Den Haag |

B o) | coes | Goca ]
I DM @ minvws.nl |

Van:) < M@ minvws.nl>

@minvws.nl>
) @minvws.nl>:
Onderwerp: FW: DVO ondertekening] (10)(2e)

Ik was niet zeker of dit document je al via een andere weg tegemoet is gekomen, dus wellicht is dit dubbel.

(10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl>

Zou je, indien akkoord, bijgevoegd document willen ondertekenen? Het betreft de gunning van de financiéle ondersteuning voor
de deals met farmaceuten voor vaccin ontwikkeling.

Groet,

Van: rijksoverheid.nl>

Verzonden: woensdag 1 juli 2020 14:15

(10)(2e) @minvws.nl>
(10)(2e) ) <BED@ minvws.nl>
Onderwerp: RE: Update DVO

Dank! Zie de bijlage voor de definitieve versie voor de ondertekening.

Hartelijke groet,



van: N -ICCEDI o ninvws.ni>
Verzonden: woensdag 1 juli 2020 14:12
Aan: (10)(2e) (10)(2e)
cc: (10)(2e) ) JREIED)
Onderwerp: RE: Update DVO

@rijksoverheid.nl>
@minvws.nl>

Zled] (10)(2e)

Hierbij de DVO aangevuld terug.

Ik neem aan dat wij de definitieve versie van jou ontvangen ter ondertekening.

Groet,
(10)(2e)

Van: jksoverheid.nl>

Verzonden: woensdag 1 juli 2020 13:17

Aan: < minvws.nl>

Onderwerp: RE: Update DVO

Dank. Heb de toegevoegd. In de bijlage de word versie.

Groet,
(10)(2e)

Verzonden: woensdag 1 juli 2020 13:11

Aan: rijksoverheid.nl>

Onderwerp: RE: Update DVO

Ik ben gewend om een word versie van de overeenkomst te ontvangen van de HIS, zodat wij nog enkele praktische
toevoegingen kunnen doen mbt facturatie, ondertekening door VWS en het verpli
Verder vraag ik mij af of je zeker weet dat dmzelf gaat tekenen. Ik denk dat de

Kan ik de word versie krijgen van je?

Groet,

Van:) W@minvws.nb

Verzonden: woensdag 1 juli 2020 10:40

Aan: (10)(2e) (10)(2e)
cc: (10)(2e)
Onderwerp: FW: Update DVO

Wiljijerder helpen.

Groet

@minvws.nl>
@minvws.nl>

(10)(2e)

Verzonden: woensdag 1 juli 2020 10:36
Aan: ) W@minvws.nb

chtingennummer kunnen vermelden.

124840



124840

cc: [ICE I ICEEN o minvws o>

Onderwerp: FW: Update DVO

Van: ) <WMQminvws.nl>
Verzonden: maandag 29 juni 2020 16:28
Aan: M eminvws.ni>

Onderwerp: FW: Update DVO

Ik begreep dat ik bij jou terecht kan voor een verplichtingennummer. Heb jij nog andere documenten van mij nodig?

Groet
Van: rijksoverheid.nl>

Verzonden: maandag 29 juni 2020 15:58
Aan; ) <m@minvws.nl>
Onderwerp: RE: Update DVO

SERdY (10)(2e)

Akkoord vanuit KPMG met de overeenkomst. Kan jij de financieel adviseur vragen om een verplichtingennummer? Dan kan ik
jullie de definitieve versie toesturen voor de ondertekening.

KPMG gaf aan dat de geheimhoudingsverklaring eerder in deze wijze (zie bijlage) is fgesloten met VWS. Ik durf dan wel het
risico te nemen om dit alsnog als uitgangspunt te gebruiken (hoeven wij de instemming van juristen niet af te wachten).

Ik hoor het graag.

Groet,

(10)(2e)

van: [ -EEN e minvwsni>
Verzonde aandag 29 juni 2020 12:12
Aan: rijksoverheid.nl>

Onderwerp: Update DVO

Goed weekend gehad? Zou je me een update kunnen geven over de overeenkomsten met KPMG en HRM?

kit



