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To: (0)2e) | (10)2e)  [LVURIE  (10)2e) i (10)2e) [OINMIY (10)2e) i (10)2e) [@IGuiiR
(10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl

Cc: (10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl]

From: (11 (10)(2e)

Sent: Wed 7/29/2020 1:49:13 PM

Subject: RE: offerte afvalwatersurveillance

Received: Wed 7/29/2020 1:49:14 PM

Aanbiedingsbrief Rioolwatersurveillance tbv signalering COVID-19 au.docx
ADD 2020 ClIb-05 Rioolwater surveillance - siganalering coronavirus.doc
Bijlage 1 Toelichting op Nationale AWS begroting.docx

Beste allen,

Hierbij de additionele offerte afvalwatersurveillance, de aangepaste aanbiedingsbrief en de toelichting.
Zouden jullie er nog eens kritisch naar willen kijken.

Ik hoor het graag als er nog zaken aangepast moeten worden.

Zorgen jullie ervoor dat er ook zijn akkoord op geeft en dat er een oplegnota komt.

Zodra iedereen akkoord is, maak ik een pfd van de offerte inclusief de bijlage: Toelichting op de begroting
Rioolwatersurveillance tbv signalering COVID-19.

En stuur de brief + de offerte naar het CIb secretariaat voor verdere afhandeling.

Hartelijke groet,
(1 (10)(2e)

(10)(2e) RIVM |

(10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl | www.rivm.nl

Werkdagen:

Van: (10)(2e) @rivm.nl>

Verzonden: woensdag 29 juli 2020 14:37

Aan: (1 (10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl>
[@e]  (10)e) LS @rivn.ni>; OO RSN @ rivm.nl>

Onderwerp: RE: offerte afvalwatersurveillance

Ik heb de brief aangevuld met wat inhoud (bedrag vult{JItON nog in als zij klaar is?). De brief met een oplegnota
oid versturen naar hvoordat het naar gaat? Of ook [{UEBIziin handtekening/paraaf onder deze brief?

Groet ELNFS)

Van: o oee) B oee) (VAN
Verzonden: woensdag 29 juli 2020 14:02
s (10)2e) rivm.nl>

(10)(2e)

Onderwerp: RE: offerte afvalwatersurveillance

Hierbij een opzet voor de brief.
Offerte volgt, zodraklaar is met de financiéle planning in SAP te zetten.

Graag aanvullen!

Hartelijke groet,

(1 (10)2e)
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(10)(2e)

RIVM |

(10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl | www.rivm.nl

Werkdagen:
S ——

van: e .ol
Verzonden: woensdag 29 juli 2020 09:53
Aan: (1€ (10)(2e)
(10)(2e) @rivm.nl>
Onderwerp: RE: offerte afvalwatersurveillance

rivm.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e)

Hi Allen,

Hierbij de bijlage- de tekst voor additionele offerte en begroting-, mocht er iets niet duidelijk zijn laat het me dan
weten!

Groeten,

van: EIGETEN -CTET o v

Verzonden: dinsdag 28 juli 2020 23:09

Aan: [IIGLTER) (ojee)  [liviR) 1oxze) B (oxe)  feliVukile

cc: (10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl>
Onderwerp: RE: offerte afvalwatersurveillance

Ik mail via mijn telefoon, tijdens het kijken van een steengoede film samen met Shiraz Kissingbooth*
Bedankt voor het nummerj[{IES]

En ik zie de teksten wel verschijnen.

Truste!

van: [N e riv .o >
Verzonden op: dinsdag 28 juli 2020 22:57
Aan: (1€ (10)(2e) (10)(2e)
cc: (10)(2e) (10)(2e)
Onderwerp: RE: offerte afvalwatersurveillance

@riv.ni> [N rivin.ni>

@rivm.nl>

Hallo!

Lekker cluppie zijn we, allemaal zo laat nog in de mail. Maar goed voordat ik ga afsluiten, hierbij nog het nummer:
V/150127/01 en de bevestiging datMnorgen de definitieve tekst en begroting aanlevert.

Slaap lekker!
Groeten,

(10)(2e)

dinsdag 28 juli 2020 22:48

@rivm.nl>

Onderwerp: RE: offerte afvalwatersurveillance

Goedenavond Ladies,



Klopt inderdaad, zo hebben we het afgesproken. Nog een kleine toevoeging. ouden de definitieve teksten
voor de offerte nog bij mij aanleveren.

En ik heb al een nummer aangemaakt in SAP, heb even niet meer paraat welk nummer het ook al weer is geworden, laat ik
je morgen nog even weten.

Fijne avond!

sroetie- IR

120670

van: [GEIESIN MRSl @ v 0>
Verzonden op: dinsdag 28 juli 2020 22:20
(10)(2e)
(10)(2e)

Aan: IVl (10ce) _(0ee) B (0ze)  [Gli¥uiiS
cc: @rivm.nl>
Onderwerp: RE: offerte afvalwatersurveillance

Dank voor je mail! Fijn dat jij wel nog scherp was vanmiddag *.

(10)(2e)

Groeten,

Verzonden: dinsdag 28 juli 2020 22:15

Aan: IETED) o rivm.nt>; [ CRCIEN -GN o ivm.n>
cc: (10)(2e) @rivm.nl>

Onderwerp: RE: offerte afvalwatersurveillance

REl] (10)(2e)
Dank je wel en fijn dat het duidelijk is hoe dit administratief en financieel verwerkt wordt.

(UUEDI maakt de opdracht aan in SAP en zij voegt de tekst toe en ik de financién. Hoeft dus niet bij Loes worden
belegd. Wanneer inhoudelijk en financieel is verwerkt kan wat mij betri en (woensdag) dan kan e
offerte draaien,mzorgt voor de brief die daarbij hoort en jij e ullen deze brief aan en kan zowe

de brief als offerte voor ondertekening naar[flIg3 Ik dacht dat we dit zo hadden besproken vanmiddag *.

Iaat mij maar weten als ik het financiéle kan verwerken in de opdracht.

Groetjes

dinsdag 28 juli 2020 21:48

(10)(2e) — EIGETETN - o ./ >

Onderwerp: offerte afvalwatersurveillance

We hebben het met ook gehad over de additionele offerte afvalwatersurveillance. Daarin was nog een kleine
tekstuele wijziging nodig, die we einde middag hebben verwerkt.

surveillance meelopen in het covid-programma. neemt hiervoor budget op in het covid-programma. De

De opzet is nu dat er voor 2020 in deze additionerteevraagd wordt. Voor 2021 zal de
verwachting is dat dan vanaf 2022/2023 deze werkzaamheden worden toegevoegd aan programma 15.
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Waarschijnlijk is dit administratief niet de handigste optie, maar voor de borging van financiering vanuit VWS wel de
meest logische.

[EEE3)zal morgen nog een laatste blik op de offerte werpen_en dan kan het in SAP gezet worden. Ik heb even niet
meer scherp of jullie dit op je wilden nemen of dat we daar voor gingen benaderen. it is de
decentraal ondersteuner die voor Z&O offertes in SAP kan zetten.

Zodra het in SAP zit, kan de offerte gedraaid. Streven is om vrijdag te laten tekenen, daarvoor dient Loek op
donderdag over de offerte te beschikken. Mochten er op donderdag of vrijdag vanuit [JECESMMnog aanpassingen

gevraagd worden, ben ik in de gelegenheid dit nog in SAP aan te passen. Het is allemaal wel krap in de tijd, maar
volgens mij moet het gaat lukken.

(QOEDR wil jij laten weten ofmorgen de tekst en begroting aan jullie of aan [ moet sturen? Bij
voorbaat dank!
Groeten,

(10)(2e)

(10)(2e)



