111040

To: (10)(2e) || (10)(2e) (@I MolIM (10)(2e)
Cc: (10)(2e) [i (10)2e) @rivm.nl]; (10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl]
From: (10)(2e)

Sent: Thur 8/6/2020 11:52:45 AM
Subject: RE: Nieuw beeldmateriaal RIVM2025

Received: Thur 8/6/2020 11:52:46 AM
RE: kn CD tbv Bedrijfscontinuiteit RIVM ivm Corona
Hallo

Vanuit C&D is afgelopen vrijdag EUR @&l doorbelast naar Control ivm kosten Corona (bijgaand mailwisseling).
Hiermee is tevens ruimte (gecreéerd) om nieuw beeldmateriaal dit jaar uit te voeren, conform jouw mail.
Verplichting kan gemaakt worden op L/027051/01/RS.

Kan ik ervan uitgaan dat EUR [ inclusief btw is ?!

Heb jij zo voldoende?

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

(10)(2e)

RIVM / OBP / Control & Advies
Bereikbaa (

From: BEWIFSE <SEWIESN @ rivmn.n >

Sent: woensdag 29 juli 2020 15:00

(10)(2e) @rivm.nl>
Cc: 110)1291 q (10)(2e) @rivm.nl>
Subject: RE: Nieuw beeldmateriaal RIVM2025

Hoi [guled
Vanmorgen overlegd met we gaan checken waar ruimte zit binnen projecten en kostenplaats/lijn.
Met welke tijdlijn moeten we rekening houden, wanneer is de bedoeling uiterlijk opdracht te geven?

Met vriendelijke groet,

ILOMN | Stafcontroller / Controller FCC a.i.
RIVM | Stafeenheid Organisatie, Bedrlstvoermg & Personeel (OBP) / Finance, Compliance en Control ( (FCC)

IO @rivm.ni | IRCEC N

www.rivm.nl
RIVM De zorg voor morgen begint vandaag!
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