
Onderwerp: PW: LOH - Medi - voorschat 100 min

Wil je de verplichting van Me dig met] Ever hogennaazie akkoorc Bs

hieronder.

Ik stuurje alvast een voorbeeld document mee da je kan gebruiken voor de betaling tijdens min

vakantie.

Ik laat het altijd wel tekenen door [EEE o RED ska het daarna in pdf op.

Vervolgens stuur & het naar het Foc, EEE: ERE <t FOC kasbeheer en jou in de cc.

vor:IEC)EET ein i
Verzonden: donderdag9 juli 2020 13:33

@mimws.nl=

Onderwerp: FW: LCH - Mediq - woorschotf ELI

Hat el

Hierbij zoals sangekondigd het verzoekom een voorschot vanENEre naar Madig over te

maker.

Grost en dank,

Van: 51

Verzonden: donde

Onderwerp: RE: LCH - Mediq - voorschot

512e

Akkoord.
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Verzonden m et BlackB erryWork
{wwwblackberry.com)

Hierbij zou ik graag jouw akloord willen hebben om Medig een woorshot van ote

verstrekken. Met dit voorschot mosten ze twee weken vooruit kunnen (zodat ik rustig op
vakantie kan : ). Het verzoek is om dit begin volgende weekop hun rekening te zaten.

Stand van & juli:
i

namens LCH BER BLLEE ura aan verplichtingen uitstaan en ze

hebben daarvan r

2 mv; [EEE
| minvs.ni;

Met vniendelyjke groet

Van: ENS FCN) SESE Gis o>
Datum: woesnsdag 08 jul. 2020 1:30 PM

Aan:IEEREREY)REIN & vines >
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i
Je kunt akkoord gaan!

Groet EXE]
Verzonden m et BlackBerry Work

(wwwblackberry.com)

Beste ERIE

Hierbij zoals gebruikelijk bij de LCH aangelegenheden stuur ik op verzoekvar

eonderstaande mail aan IN Zou je het met je commentaar kunnen doorsturen naar de NFL
Groet en dank,

Op verzcelcvan wil ilkc het volgendeaan je voorleggen:

Aanleiding
Eerder heaft u akloord gegeven aan een ophoging van het mandaat om voorfinancieringen te

werstrelden san LCH-Medig vandiifagasr eurc. Op basis van de toenmalige
inschattingen was de verwachting dat dit voldoende zou zijn om tot om de bestellingen tot week

32 te kunnen betalen. Als gevolg van de volgende ontwikdkeelingen is de financieringsbehoefte

gow
dan eerder gedacht:
LCH koopt niet meer actiefin, maar de facturen van transport{oa luchtbrug) en

organisatie komen nog wel binnen. In de vorige schatting van LCH-Mediqis daar
onvoldoende rekening mee gehouden.
Bijde bepaling van het vorige mandaat werd uitgaan dat per weejEIFl]=urc betaald

zou worden. Omdat het is moeilijkte voorspellen wanneer orders geleverd worden, is

de aanname van ebaseerd op de betalingen van de drie weken daarvoor. Het

goede nieuws is in praktijk orders eerder zijn geleverd ten opzichte van deze

aanname. De afgelopen weken waren de betalingen rondEEL] =ure per week,

Hierdoor heeft LCH-Medig eerder geld nodig.
Bij de bepaling van het mandaat is rekening gehouden met de inkomsten uit de verkoop
van beschermingsmiddelen aan de zorginstellingen. Inmiddds blijkt de vraag naar

bescharmingsmiddelan een stuk lager is dan eerder verwacht en daarmes zijn er ook

minder inkomsten. In eerdere suppletoire begrotingen is rekening gehouden r

FEL =uro ontvangsten: volgens actuele inschattingen mesten we daar 75% va a



98978

LCH-Meadiq heeft op basis van de huidige inzichten een inschatting van de benodigde
voorfinanciering gemaakt: ook nu betreft het een grove inschatting vanwegede grote
onzekerheden en inherent noodzakelijke aannames. In het voorliggende T=)

bijgevoegde grafiek) bedraagt de benodigde voorfinancieringin week 33 ro. De

wvoorfinanciering voor de periode daarna zal Kein zijn, omdat op dat m a wverwachting is

dat alle grote orders binnen zijn en betaald zijn. Daarnaast zullen de uitgaven voor transport en

organisatie veel lager zijn, omdat dan de meeste orders in Nederland zijn aangekomen.

Adviesfvoorstel

. Zolang er geen nieuwe aankopen wor gedaan moet dit voldoende zijn of ien

in de financieringsbehoefte tot week 23. Graag uw akdoord.

Achtergrond
In het kader van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen is er een oversenkomst afgesloten met

Medig. Medig is de partij in het consortium die feitelijk de aankopen dost en deze via haar eigen
organisatie en die van OneMed doorzet naar de zorgaanbieders. Zoals we u earder hebben

geinformeerd del de oversenkomst een aantal risice’s af en regelt de overeenkomst dat WWS

leningen verstrekt aan Medig die de voorfinanciering van de inkoop mogelijk maakt. We

financieren alleen de directe kasuitgaven van Medig voor. We zorgen wel dat Medig altijd extra

geld (rond ro) heeft, zodat Medig, indien noodzakelijk. de ruimte heeft om snel

betalingen t= kunnen doen.

Zolang Medig binnen de overeenkomst opereert zal WWS in principe elk verzoekom
voorfinancieringen moeten honoreren. Binnen VWS geeft u de DG LCH een bepaald mandaat op

basis waarvan hij de voorfinanciering aan Meadig kan verstrekien. Het verstreklen van

voorfinancieringen volgt zoveel mogelijk de liguiditeitsbehoefte van LCH-medig.

In de overeenkomst is afgesproken dat Medig start met aflossen zodra zorgaanbieders gaan

betalen voor de geleverde producten. Medig gaat nu uit van een betdingstermijn van 60 dagen.
De bencdigde voorfinancieringen zijn het resultaat van de hoeveelheid ingekochte producten, de

prijzen waarveoor ingekocht wordt en het tempo waarin de zorgaanbieders gaan
betalen. Uiteindelijk zal de voorfinanciering verre van volledig worden terugbetaald. Dit hangt
samen met:

Het eerdere besluit van de minister voor MZ5 om voor de ver koop van

bescher mingsmiddelen vanuit LOH pre-corona-prijzen te hanteren in plagts van
kiostendeklende verkoopprijzen. Het prijsverschil tussan hoge inkoopprijzen en de pre-

corona-prijzen komt voor rekening van VWS.

Door het LCH is in opdracht van VWS inkocht om klaar te zijn voor een tweede en derde

golf. Als er geen nieuwe golven zijn er geen grote inkomsten te verwachten. De

opge bouwde voorraden zijn dan voor rekening van VW.

Daarnaast zijn de kosten op grond van de in de garantieovereenkomst met Madig
gedekte risico’s voor rekening van VWS.

Er wordt op dit moment bekeken of er nog aankopen nodig zijn voor testbenodigheden. Mocht

dit het geval zijn dan zullen we dit an u voorleggen. Dit zou gaan om bedragen van tot
BE.



98978
Name

Formulier_verzoekHAASTbetaling_VWS_aan_FDC M...



98978

Comment Size Modified

96,431


