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To: EEI@minvws .ol EEETM@minvws.nl]; EE@fsw.leidenuniv.nlfE@fsw.leidenuniv.nl]; _Dienstpostbus FA
PDC19]] (10)(2e) (@minvws.nl]
From: (10)(2e) ((10)(2e)

Sent: Fri 2/19/2021 3:21:08 PM
Subject: Re: offerte
Received: Fri 2/19/2021 3:21:10 PM

factuur VWS2.pdf
offerte VWS vaccineren.docx

it} (10)(2e)

Sorry je hier mee lastig te vallen. Met de eerste factuur 1s nogal wat misgegaan admimistratief maar een van jullie
medewerksters heeft me vandaag vriendelijk bezworen dat we maandag geld krijgen. Voor de tweede ronde vrees ik het
ergste, omdat we nl vijf sessies hebben gedaan ipv de vier die in de offerte staan. Nu had ik met fgesproken dat we
hier geen last van zouden krijgen omdat we me deze mogelijkheid al rekening hielden. Ik stuur daarom hier de factuur ook
naar jou alsook de offerte (ik heb nooit bevestigingsbrief gehad van die tweede offerte trouwens, wel van de eerste).

v groet NETN

ps verslag komt er zo aan

On December 10, 2020 at 3:16 PM JIEDIRIVIEDRE <IRNILIED RN (@ quicknet.nl> wrote:

Beste [([ED)

conform afspraak .

Met vriendelijke groet,

(10)(2e) ( (10)(2e)

M: +316 IRUSIED]
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