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To:
H

5[] (10)(2e)

Ik heb met afgesproken dat ik (eerst) het gesprek met voer.

Gaat vooral om de vraag of bekostiging voor Covid de garantie geeft dat de GR ook de PG werkzaamheden weer afdoende kan
oppakken.

Je kunt het gesprek dus met mij laten inplannen.

Dank ie wel en groet,
Van:) <SRRI @ minvws.nl>

Verzonden: dinsdag 29 september 2020 09:12

() O RVIEDINGERT) <BUIYEEB @ minvws.nl>; (10)(2e) ) BRAIEEIEN @ minvws.nl>
{ @minvws.nl>; RN @ minvws.nl>
Onderwerp: RE: verzoek tijdelijke aanvullende financiering Gezondheidsraad ivm Covid-19

Ik heb om toelichting gevraagd en ik zal een telefonische vergadering voor jullie met laten inplannen.

Toch zie ik niet dat ze zaken dubbel belasten: in 2020 hebben ze COVID gedaan en daardoor andere adviezen uitgesteld, en
aangezien het erop lijkt dat COVID zeker in 2021 nog actueel blijft, willen ze volgend jaar extra capaciteit om COVID naast de
reguliere adviestrajecten te kunnen doen, zodat daar niet verdere vertraging optreedt. Maar goed, dat mag [flue3)toelichten.

Groeten, [RIe)EE)]

) PO @minvws.nl>

Verzonden: maandag 28 september 2020 22:20
(10)(2e) ( @minvws.nl>; (10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e) minvws.nl>; (10)(2e) <JQIIEE @ minvws.nl>
Onderwerp: RE: verzoek tijdelijke aanvullende financiering Gezondheidsraad ivm Covid-19

5001 (10)(2e)

Het gaat 1dd hierom. En de zin

@ minvws.nl>

Voeorwaarde 1s dat de werkvoorraad, waaronder alle vragen rond vaccinaties en pre- en neonatale screening, de
verkenning ten aanzien van bevolkingsonderzoek en de meuwe Wbo, hier binnen past.

Dit budget is ook bedoeld om ruimte te scheppen om aan de slag te gaan met de aanbevelingen van de evaluatie.
Is er heel bewust ingekomen om niet na een jaar weer opnieuw discussie te hebben.

Feit blijft dat COVID extra is, maar je kan niet COVID taken extra belasten en dan ook nog de rest opschuiven.
Is het handig daten 1k toch nog even [fU[ES bellen?

(€3 (10)(2¢)
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Datum: maandag 28 sep. 2020 2:17 PM

@minvws.nl>

tuurde mij deze brief, die bedoel je waarschijnlijk. Hiermee werd in 2018 structureel € BUYHIR extra toegekend voor
“adviesvragen over bevolkingsonderzoek en vaccinatiezorg”.

Wat ze nu vragen is capaciteit om de reguliere adviezen te kunnen doen naast de coronagerelateerde adviezen.

Maar ik zal vragen of ze dat beter kunnen specificeren en kunnen ingaan op waar de extra capaciteit die eerder werd toegezegd op
is ingezet.

Groeten, [E9[ED)]

minvws.nl>
Verzonden: zondag 27 september 2020 22:55
Aan (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl>
cC: (10)(2e) (10)(2e)

Onderwerp: RE: verzoek tijdelijke aanvullende financiering Gezondheidsraad ivm Covid-19
Hoi allen

Ik vind deze claim ongehoord.

Je kan niet én alles extra claimen én alles van pg vertragen. Dat klopt gewoon niet.

Ik moet echt even de afspraken die 1k met margo heb gemaakt er by pakken. Maar ikhextra betaald. Dat zijn
i

Dus totaal[(§

)

291 voor alles klopt al niet.

Ik wil graag iets meer inzage voordat we hiermee akkoord gaan.
Althansg het lijkt me onverstandig dat jij akk gaat want dan vraag ik direct om alles van mij weer te versnellen. Dat
zou logisch nl zijn.

o

Verzonden met BlackBerry Work
(www_blackberry.com)

Van: (10)(2e) )Mﬁ(bmmvws.nb

Datum: vrijdag 25 sep. 2020 1:11 PM
Aan (10)2e) ) <IN @ minvws.ul>
Kopie: @minvws.nl>

Onderwerp: RE: verzoek tijdelijke aanvullende financiering Gezondheidsraad ivim Covid-19

Ze hebben de vraag vanetjes meegenomen in het verzoek, maar 2,5 fte in schaal 12 is natuurlijk een flinke investering.

De GR heeft vandaag ook bij Qieen claim ingediend van €oor de adviestrajecten Electromagnetische Velden (waar het
recent gepubliceerde 5G advies onder valt). Ik begrijp dat dit eerder is toegezegd, maar ook dat geld komt via directie PG.

Als jullie nog andere informatie nodig hebben hoor ik het graag.

Groeten, [(ulED)]

(10)(2e) toxz@e (10! (10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e) Oioxze)  (10)ze (10)(2e) (10)(2e) bel (1)2¢) (oxze  (10)(2€) )10xzeionze) (10)(28)
(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)




660055

(10)(2e)

Dubbel




