To: J“Ol‘?*" [@minvws.nl]
From: (10)(2e) )

Sent: Mon 9/21/2020 6:58:44 AM
Subject: RE: Indienen claim corona capaciteit
Received: Mon 9/21/2020 6:58:44 AM

Ik denk dat het helpt als de GR even op papier zet waar de eerdere gelden voor gebruikt zijn. Wil jij dat aan ze vragen?

Groet

Van: (10)(2e) ) <BUIESN @ minvws. nl>
Verzonden: maandag 21 september 2020 08:56
Aan: (10)(2e) ) @minvws.nl>; ) @minvws.nl>; )
PO @ minvws.nl>

(10)(2e) )@minvws.nl>

Onderwerp: RE: Indienen claim corona capaciteit

Ze zeggen inderdaad dat die extra gelden destijds ziyn toegezegd om het extra vaccinatie werk dat er toen al lag op te
pakken. Daar zijn ze ook voor gebruikt. Dit aspect is met mﬂet besproken, alleen de extra belasting door Corona
is besproken. Maar 1k zal filu]evragen om daar op in te gaan en ik zal vragen hoe dit alles zich verhoudt tot de meeting

die hij donderdag met [fulfheeft gepland.

Groeten, RE)ED]

van: [IEECEED DN G minvws.ol-
Datum: maandag 21 sep. 2020 8:27 AM
(10)(2e) ) <QRUEBN@minvws.nl>, ) Mgwmhwws.nb,) w>
Kopie: (10)(2e) OB @ minvws.nl>
Onderwerp: RE: Indienen claim corona capaciteit

—

Hoi

Dat valt wel mee, en voor zover ze er dus zijn. Zijn ze opgeschoven ...
Gr [REE

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: (10)(2e) ] Mﬁwminvws.nb

Datum: maandag 21 sep. 2020 8:25 AM
(10)(2e) ) <IEESE@minvws.nl>, O B @minvis.ol>, (10)(2e) )
@minvws.nl>

~(10)(2¢) ) T} @minvws nl>

Onderwerp: RE: Indienen claim corona capaciteit

(EDRheeft donderdag een overleg met mij ingepland zie ik.
(UEOMben je daar ook bij?
yktme goed dit vooraf nogmaals aan hem te vragen. Ik denk dat die middelen benut zijn voor de reguliere vaccinatie

adviezen (die toch ook zijn toegenomen?), maar heb dat nooit op papier gezien.
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Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

van: [ESIED ISl @ minvws o>

Datum: zondag 20 sep. 2020 10:06 PM

Aan: [NSECTEEIND <00 .o, I G v~ I <R v o>
Kopie: (10)(2e) <R @ minvws.nl>

Onderwerp: RE: Indienen claim corona capaciteit

Hoi (10)(2e)

Ik merk dat nav het gesprek dat wij anderhalve week geleden hadden, dat me dit toch dwars zit.

Door enkele coronaadviesaanvragen verschuiven er andere adviesaanvragen.

Ik stel vragen over hoe zich dat verhoudt tot de extra gelden die vorig jaar door ons zijn ingezet, maar heb daar nog geen reactie op
gekregen.

Is dat nog bij aan de orde geweest?

(10)(2e)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport |
Parnassusplein 5| Postbus 20350 2500 EJ] Den Haa

@ ocMUIIFEII | (secretariaat: " 070
I IO @ minvws.nl |

Van: (10)(2e) ) M@minvws,nb

Verzonden: vrijdag 18 september 2020 17:26
(10)(2e) (UYCDIN @ minvws.nl>

SOOI <o minvws.n>; ECTECHEND <MRDEIM o minvws.nl>

Onderwerp: FW: Indienen claim corona capaciteit

De Gezondheidsraad heeft bij de DGV aangegeven dat ze al een tijd capaciteit te kort komen om zowel het Werkprogramma als de
coronagerelateerde vragen vanuit VWS goed te kunnen oppakken.

(10 gaat hiervoor een voorstel met claim op papier zetten. Dat komt waarschijnlijk volgende week
jouw kant op.

Vriendelijke groeten, IEYIER]

Van: (10)(2e) ) M@minvws.nb

Verzonden: vrijdag 18 september 2020 17:23

Onderwerp: Indienen claim corona capaciteit

Beste FEl0[ED)]

Zoals beloofd heb ik even uitgezocht wat de beste manier is om een claim in te dienen voor de personeelscapaciteit die jullie nodig
hebben voor de beantwoording van coronagerelateerde vragen.
We zien dit als een opdrachtgestuurde claim, die thuis hoort bij de nieuwe programmadirectie corona. De directeur daar is
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(10)(2e)

(10)(2e)

Dubbel

(10)(2e)




