658568

(10)(2e)

DIEEEI@minvws.ni]; IEES I IEEETM@minvws.ni]; IDESIBEE.

Sent: Fri 9/18/2020 6:19:44 AM
Subject: RE: BUR 2020 - in ibabs en geprint
Received: Fri 9/18/2020 6:19:45 AM

Het zijn geen SNEHESIN hoor.

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Vau: IR RO ninws o>

Datum: vrijdag 18 sep. 2020 8:17 AM

(0122 ) {1, T RN i1, T

[OEDM @ minvws .nl>
Onderwerp: RE: BUR 2020 - in ibabs en geprint

In principe is dit laatste moment voor claims in het jaar. Ik weet niet wat orde grootte bedragen is? Als het geen miljoenen

zijn krijgen we dat wel opgelost.
Overigens niet onwaarschinlijk dat er voor covid kosten nog wel een extra suppletowre begroting komt in het najaar.

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: ) (@minvws.nl>

Datum: donderdag 17 sep. 2020 10:50 PM

Aan: (10)(2¢) ) JCCEIN @ minvws 1>, [IIESEN) I minvws o>, [EICIEES
<P @ minvws.nl>

Onderwerp: RE: BUR 2020 - in ibabs en geprint

Nee.
Wat is volgende mogelijkheid om dit in te dienen?

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry .com)

Van: (10)(ze) ) IEEEN @ minvws nl>

Datum: donderdag 17 sep. 2020 10:42 PM

) mga:miuvws.nb, (10)(2e) ) mgwminvws.nb,
(10)(25) (@minvws.nl>

Onderwerp: RE: BUR 2020 - in ibabs en geprint

Rl (10)(2e)

Kan je aan de laatste twee ook bedragen hangen?

& oz




658568

(10)(2e) | Directeur Publieke gezondheid
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Parnassusplein 5| Postbus 20350 2500 EJ Den Haag |
@ 06 11 79 47 58 | (secretariaat: " 070 340 6883) |
[ minvws.nl

Van: (10)(2e) ) @minvws.nl>

Verzonden: donderdag 17 september 2020 18:16

Aan: (10)(2e) )<@minvws.n|>; (10)(2e) 2)rone )@minvws.nl>; (10)(2e) )

SEEDI @ minvws.nl>
Onderwerp: RE: BUR 2020 - in ibabs en geprint

Bijgaand input voor overleg morgen:

- 1k neem aan dat het feit dat het ene excel progr covid heet en het andere pg dat er sommige onderdelen van covid onder
verantwoordelijkheid van covid zitten?

Dat geldt voor C support en onderzoek q support

- wat nog niet in beeld is en ook denk ik niet in deze bur hoort maar toch goed te weten voor jullie: a) overschrijding by
de gedragsunit rivin en b),meerkosten van de nvwa ivmn de muggenbestrijding.

Groetjes
(10)(2e)

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: (10)(2e) ] M(wminvws.nb

Datum: donderdag 17 sep. 2020 7:53 AM
( ([P O m invws.nl>,
(PO @minvws.nl>, (10)(2e) I (10)2e)
Kopie: _Dienstpostbus Secretariaat PG < (10)(2e)

4“@1‘1 ninvws.nl>

Onderwerp: RE: BUR 2020 - in ibabs en geprint

(10)(2e)

IS (10(2¢) [GIUNSTENRY  (10)2e) )
@minvws.nl>
@minvws.nl>, (10)(2e) )

Op mijn verzoek in kleiner verband omdat we anders met 8 mensen moesten zitten, ook omdat ik even goed wil kijken
naar grensvlak begroting PG en pdc19 vanuit mijn rol als hoofd FB . Maar was wel bedoeling met afstemmen vooraf op
jullie onderdelen.

Afspraak 1s morgen dus dat geeft nog even tijd om jullie input mee te geven.

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

van: [EESEEID - IS @ minvws.ol-

Datum: donderdag 17 sep. 2020 6:53 AM

Aan: [SEETESTNS) RO @minvs ot~ TN I minvs -, I

PHNED @ minvws.nl>

Kopie: Dienstpostbus Secretariaat PG M> (10)(2e) )m((bjmmvws.nb, (10)(2e) 8
W)

@minvws.nl>



Onderwerp: RE: BUR 2020 - in ibabs en geprint

Zeker bespreken we dit normaal gesproken in MT en waarom nu niet?
(10)(2e)

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: (102e)  JI¥ (10)e) (TSR

Datum: woensdag 16 sep. 2020 11:21 PM

Aan (10)(2e) ) <IEESY @ minvws.nl>, (10)(2e) ) <BUEDM @ minvws.nl>

@minvws.nl>

Henri kan morgen niet om 11 uur ivm overleg maatregelen
Zijn voorstel was dat jij in zijn plaatst komt. Kan jij?

G (10)(2e) ik zie dat jullie niet in de cc zaten. Hebben jullie nog opm?
Normaal spreken we dit immers in mt verband.
Of is dit al met jullei voorbesproken?

I (10)2e)

@minvws.nl>, [N B @minvws.ni>, [(EED].

658568

(10)(2e) | Directeur Publieke gezondheid |
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Parnassusplein 5| Postbus 20350 2500 EJ Den Haa
@ 06 IEI)EEYNN (secretariaat: " 070
M DM @ minvws.nl |

Van: (10)(2e) )MQminvws.nb

Verzonden: dinsdag 15 september 2020 17:34

Ao ) -SECIEN icws.t I <SR v T
PRGN @ minvws.nl>

Onderwerp: BUR 2020 - in ibabs en geprint

Hierbij de stukken voor ons overleg over de BUR (donderdag 17 september van 11.00 tot 12.00 uur).

PG-deel
Ik stel voor de volgende begrotingsvoorstellen in te dienen bij FEZ:

- Lokaal gezondheidsbeleid: ruimte van €door door later inwerkingtreding Wetswijziging Wpg inzet prenataal
huisbezoek

- ZonMw: knelpunt van €JIE) door ingeboekte taakstelling

- Ziektepreventie: ruimte van € BEGIIERN. op de Tegemoetkoming Q-koortspatiénten

- Vaccinaties: knelpunt van € door uitbraak COVID-19 wordt een hogere deelname verwacht voor de griep- en




pneumokokkenvaccinatie. Om hierop voorbereid te zijn extra vaccins gekocht en worden ook extra kosten gemaakt voor

het zetten van de prikken.
- Opdrachtverlening aan Kenniscentra: knelpunt van €BEVIEYE door ingeboekte taakstelling
- Bevordering seksuele gezondheid: ruimte van € JUIEINA00r minder kosten dan geraamd voor de uitvoering van de

programma’s Nu niet zwanger en Onbedoelde Zwangerschappen.

- Ethiek: knelpunt van €m veroorzaakt door hogere uitvoeringskosten CIBG. Waarvan een deel incidentele kosten
waren voor aanpassin ICT-systemen.

- Abortusklinieken: PM doordat er nabetalingen over 2019 kan voorkomen (p*q-subsidie) en wellicht gevolgen 2020 ivm

aanpassing subsidieregeling agv COVID.
- Ontvangsten: Ruimte (extra ontvangsten) van € mmor terugvordering overschrijding overlooppost ZonMw in
0

2019 (€w en de terugvordering oversc estemmingsreserves landelijke projecten ScreenlIT en BK2020 € [
(bi] udgetrapport was hiervoor al een ontvangst van € mmgeboekt).
Programmadirectie COVID-19

Door de grote onzekerheden is het op dit moment moeilijk hiervoor een inschatting te geven. Ik stel voor om hiervoor een PM
begrotingsvoorstel aan te maken en afspraken te maken met FEZ (en FEZ met minFIN) hoe we richting einde van het jaar hier
verder mee omgaan.

Knelpunten en eventuele dekking:
ZonMw
- Extra urgent onderzoek BCG vaccinatie kwetsbare ouderen € FIN in veronderstelling dat ze hier al budget voor
verstrekt hadden. Dat was voor aankoop BCG-vaccin (m. Nu gaat deze aankoop niet door dus kan dit budget
hiervoor ingezet. Het resterende dekken uit dubbel ontvangen or het callcenter (
- Verhoging budget COIVD-19 programma; hiervoor hebben we € aan ZonMw toege , oeten nog een
verdeling van ZonMw van het kaseffect over de jaren ontvangen. Deels op te vangen uit het restbudget van €[gl)EE] die
nog beschikbaar was uit de eerder ontvangen € 20 min.

Opdrachten Ziektepreventie

Tekort wordt veroorzaakt door kosten LCDK. Doordat geen inzicht was in de hoogte van de kosten is hier niet voor geraamd en
geclaimd. Dit kan naar verwachting gedekt worden doordat er binnen de ontvangen middelen van opdrachten GGD GHOR budget
vrijvalt door enerzijds lagere kosten dan geraamd en anderzijds doordat een deel van de kosten naar volgend jaar doorschuift
(facturering december).

Groet

(10)(2e)

658568



