To: (10)(2e) @rivm.n1]; I NCEE I @rivm.ni]
From: (10)(2e)

Sent: Mon 12/14/2020 1:58:42 PM

Subject: RE: Gehonoreerd ZonMw project incidentele subsidie COVID-19 AANVULLING
Received: Mon 12/14/2020 1:58:43 PM

ZonMW 50-55700-98-904 .pdf

Het was de bedoeling dat dit project zou leiden tot een gezamenlijke kiemsurveillance die gebruik zou maken van
(het MPF en) Callisto.

Maar die samenwerking is enigszins op de lange baan en wij zijn nu een kiemsurveillance aan het opzetten zonder
EMC.

En dit ZonMW project is april 2021 al weer afgelopen, dus ik zie die samenwerking er voor die tijd ook niet meer
van komen.

In het project was een klein budget gereserveerd voor RIVM:

Daarbij is niet gespecificeerd welk deel voor LCI zou zijn en welk deel voor IDS (zie hieronder screenshot uit

pro ectplan - attached)

| (10)(2e)

Ik weet niet odaadwerkeluk bijdraagt aan het project, dan moet het project misschien door LCI worden
aangemaakt.
Blijft dat het wel handig is als wij het bij IDS ook archiveren.......

En onder welk nummer dan *?

Groeten,

From: (10)(2e) <BENEIEL=) I @ rivm. nl>

Sent: maandag 14 december 2020 14:17
To: (10)(2e) 4 (10)(2e) @ rivm.nl>SEHERT
Ce: (10)(2e) <] (10)(2e) @rivm.nl>
Subject: RE: Gehonoreerd ZonMw project incidentele subsidie COVID-19 AANVULLING

(10)(2e) (10)(2e)

@rivm.nl>

alell (10)(2e)

Ik denk dat het goed is dat we een separaat project (en dus projectnummer) aanmaken als we ook een separate
IDS financiering hiervoor hebben. Dat laatste is mij nog niet duidelijk. Krijgen we een separate IDS financiering, of
ben jij,m alleen gevraagd je naam erop te zetten, zodat we/IDS samenwerken op papier met EMC?

Als jij werk doet hiervoor, daar ontwikkeling van MPF, dan zullen we er wel geld voor moeten hebben/ krijgen.

Als er financiering via LCI binnenkomt waar jij aan meedoet, dan zal LCI een projectnummer moeten aanmaken
waarop jij kan tijdschrijven.

Tk cc RPN zodat zij weet dat dit is binnen gekomen.

Met vriendelijke groeten,

(10)(2e)
(10)(2e) afdeling Emerging en Endemische Virussen (EEV)
(10)(2e) (10)(2e)

M: +31(0) 6 | T: 431 (0)
wWww.rivm.nl rivm.n

RIVM Stafeenheid OTanlsatle Bedrijfsvoering en Personeel| Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven
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pror: I TN 1.

Sent: maandag 14 december 2020 10:43

aoe) B (10@e)  [cliVuliled vokee) | (002 ol

Subject: RE: Gehonoreerd ZonMw project incidentele subsidie COVID-19 AANVULLING

Bes te

Hier is nog geen apart project voor aangemaakt in SAP.

(WUIEDN zullen we het onder het moleculair platform zetten? Dat is onderdeel van het IDS genomics project:
V/151404/20/BI.

Dan valt het wel onder en die weet weinig van dit project.

Of moet er een apart SAP nr worden aangemaakt?

Het zou in principe heel mooi onder ‘kiemsurveillance SARS-CoV-2’ kunnen vallen, maar daar is toch (nog?) geen nr
voor?

Groeten

Sent: maandag 14 december 2020 09:56

el coee B (o) el

Subject: RE: Gehonoreerd ZonMw project incidentele subsidie COVID-19 AANVULLING

Beste [RE[ED)
Dank je wel. Wat is het projectnummer en projectnaam?

Dank alvast,
(10)(2e)
From: [IECEC NN N o v 1>

Sent: vrijdag 11 december 2020 18:05

Subject: Fw: Gehonoreerd ZonMw project incidentele subsidie COVID-19 AANVULLING

roeg mij om dit contract naar jou door te sturen zodat je het kan archiveren.

Met vriendelijke groeten,

(10)(2e)

From: (10)(2e) <.mm@erasmusmc.nl>

Sent: Thursday, 10 December 2020 17:37
To: (10)(2e)
Subject: RE: Gehonoreerd ZonMw project incidentele subsidie COVID-19 AANVULLING



651931

Bijgevoegd is de getekende versie van het consortium agreement retour.

Excuses voor de vertraging.

Met vriendelijke groeten,

(10)(2e)

(10)(2e) MSe.

(10)(2e)

Erasmus MC - Department of Viroscience

Erasmus MC

University Medical Center Rotterdam

Visiting address:
Wytemaweg 80 - Room EE 17-22

3015 CN Rotterdam, The Netherlands

Phone: +31 [EGIIFE)]

Mobile phone: +3
E-mail: m@,emsmumlc.nl

http://www erasmusm c.nl/viroscience

Visit our project websites:
http://www.initiate-itn.eu

http://www.compare-europe.en

Research articles:

How ownership rights over microorganisms affect infectious disease control and innovation: a root-cause analysis of barriers to data sharing as experienced by key
stakeholders. PLOS ONE https:/joumals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0195885

Familiar barriers still unresolved — a perspective on the Zika virus outbreak research response. Lancet ID
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1473309918304973 7via%3Dihub




Van: < @i ol

Verzonden: woensdag 2 september 2020 09:28

Onderwerp: FW: Gehonoreerd ZonMw project incidentele subsidie COVID-19 AANVULLING

Hierbij het getekende consortium agreement.

Groeten,
(10)(2e)
From: [IEEESIN MO0 @rivn o>

Sent: dinsdag 1 september 2020 15:09
To: (10)(2e) (10)(2e) @rivin.nl>
Cec: (10)(2e) (10)(2e) anvm.nl>

Subject: RE: Gehonoreerd ZonMw project incidentele subsidie COVID-19 AANVULLING

Hierbij het getekende formulier. Met dank voor alle inspanningen, groet,

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die

verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are
requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages.
www.rivm.nl/en Committed to health and sustainability

651931



