628406

To: (10)(2e) (10)ze) e}ioize) woxee) )l (10)(2e) [T NAVERA]|
From: ( (10)(2e)

Sent: Tue 9/8/2020 8:39:04 AM

Subject: FW: Akkoord op te maken kosten voor LCH

Received: Tue 9/8/2020 8:39:05 AM

Zie onderstaande mailwisseling. Gisteren hebben we dit niet meer kunnen bespreken. Is er al akkoord namens pSG?

Groet,
D)

(10)(2e)

Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

E: BEREDR @ minvws.nl
M: +31 (0) 6

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: EOED) -BNEED G minvws i~
Datum: dinsdag 08 sep. 2020 10:34 AM
Aan: INEGEEN RN @ in s o1~

Onderwerp: RE: Akkoord op te maken kosten voor LCH
Ha [REED)
Ik was even benieuwd of er al uitsluitsel was vaninzake de financién. Ik wordt nu steeds bevraagd door [{Ea} hierover ;-)
Ik hoor het graag van je!

Hartelijke groet,

(10)2¢)

Van: ( (10)2e) ] @minvws.nl>

Verzonden: donderdag 3 september 2020 13:01

(10)(2e) 3)1 noee |G (10)(2e) @minvws.nl>

Als het goed is, heeftflEH begin augustus jl. akkoord gevraagd voor de te maken kosten LCH voor CIBG aan de pSG en DGCZ.
Tk weet niet precies wat hier nu de status van is, maar[flE8lis a.s. maandag weer terug en dan zal ik het direct bespreken.

Over een eventuele vrijwaring: ik denk dat jullie dit hiervoor het beste contact kunnen opnemen met WIZ (10)(2e)
@minvws.nl). Zij was ook eerder betroken bij het opstellen van de vrijwaring voor de voorganger van [flie8len kan
vaststellen of vrijwaring hier ook aan de orde is.

Groet,

Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

E: UERGminvws.nl



628406

Verzonden: woensdag 2 september 2020 16:01

Onderwerp: Akkoord op te maken kosten voor LCH
Urgentie: Hoog

Goedemiddag [IEREIN

Ik heb even geprobeerd je te bellen, maar kreeg je helaas niet te pakken. Daarom leg ik de volgende twee zaken graag even per
mail voor aan je.

1. Enige tijd terug heeft het CIBG gevraagd om een akkoord op de in het LCH traject te maken kosten, zodat we in volle
vaart verder kunnen. Het is toen wel voorgelegd binnen GMT, maar ik heb hier helaas niets meer over gehoord verder.

Weet jij hier al meer van? Ik hoor het graag; we zijn inmiddels op het punt dat er kosten gemaakt worden, dus de tijd
begint inmiddels te dringen.

2. Een ander punt waar ik graag je aandacht voor vraag is een vrijwaringsbewijs voor [IEEESIIM M tekent nu allerlei
zaken en het is van belang dat hij (zoals dat hiervoor ook gebeurd is met de DG die LCH onder zijn hoede had)
gevrijwaard wordt van juridische aansprakelijkheid. Hij is immers ingehuurd en doet dit alles in opdracht; hij kan ons
inziens daardoor nooit persoonlijk aansprakelijk zijn. Wil en kun jij dit regelen?

Ik hoor het graag van je,

Alvast mijn dank,

(10)(2e)

Afdeling Account & Projectmanagement
Agentschap CIBG | Uitvoeringsorganisatie van VWS
Hoftoren - Rijnstraat 50, 2515 XP Den Haag
Postbus 16114 | 2500 BC | Den Haag

M 06 SEUYED)
E (10)(2e) @minvws.nl

L www.linkedin.com/in/robboshuijzen
W www.cibg.nl
Werkdagen:

In het kader van het flexwerken, werk ik ook wel eens buiten reguliere kantoortijden en kunt u op die tijdstippen

een mail van mij ontvangen. Voel u niet geroepen deze direct te beantwoorden. Ik ontvang uw reactie graag op
een later voor u passend moment.

HET NIEUWE
DONORREGISTER

Het nieuwe Donorregister, vanaf 1 juli 2020.
Kijk wat het voor jou betekent op donorregister.nl




