To: (10)(2e) IS @ rivm.ni]

From: (10)(2e)

Sent: Sun 10/18/2020 8:05:00 PM

Subject: RE: indienen van werkzaamheden ten laste van het calamiteiten fonds
Received: Sun 10/18/2020 8:05:00 PM

Ja eens maar ik wil het graag nog even met je bespreken.
v (G
From: (10)(2e) @rivm.nl>

Sent: zondag 18 oktober 2020 21:59

To: (10)(2e) 4 (10)(2e) @rivm.nl>

Subject: RE: indienen van werkzaamheden ten laste van het calamiteiten fonds

REIL] (10)(2e)

Ik denk n.a.v. onderstaande mail van naar (UlEDldat we de overboekingen ook moeten doen voor de andere
toezeggingen zodat uiteindelijk het Excel wat we elke maand bijhouden/invullen aansluit met SAP. Tevens met het
draaien van de verantwoordingsrapportage komt de totale kosten en de uiteindelijke vordering naar VWS direct in

beeld.
Maar dit is mijn idee hierover. Het is anders rommelig voor de ene toezegging maken we wel een overboeking en de
ander blijft het bij het invullen van de Excel.

Groetjes JEIeD]

< (10)(2e) @rivm.nl>

Onderwerp: FW: indienen van werkzaamheden ten laste van het calamiteiten fonds

Sent: vrudag 16 oktober 2020 15:17

@rivmn'>; ST < IO o v o>

(10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl>
Subject: RE: indienen van werkzaamheden ten laste van het calamiteiten fonds

Hailo [

Na afstemming metzie onder in groen.

+ Werkzaamheden van , die gedragsonderzoek verricht samen met
naar preventief gedrag onder de COVID-pandemie. Dit leidt tot publicaties. De werkzaamheden zijn in het
voorjaar gestart en beslaan de rest van 2020; het eerder ingeplande werk van JlEUEDN is hiervoor
geposterioriteerd. De kosten bedragen ca Deze kostenschatting kan uiteraard nader verfijnd worden.
Opdracht is vanuit RIVM verstrekt onder de gevoelde urgentie van het belang van kwalitatief hoogwaardig
gedragsonderzoek. kan helpen bij de inventarisatie van de bestede uren.

+ Werkzaamheden van een team dat een risicobeoordeling heeft gemaakt van aluminium. Aluminium is een
bestanddeel van vaccins, ook van de vaccins die worden ontwikkeld in de strijd tegen het COVID-virus. De

risicobeoordeling is om die reden gevoelig en met veel zorgvuldigheid uitgevoerd en van afgewogen
communicatie voorzien. De kosten bedragen hiervoor cam Ook deze schatting kan worden verfijnd.
Opdrachtgever is VWS. kan je projectgegevens verstrekken. >
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Graag de overboeking vanuit het Calamiteitenbudget met[{dEregelen.

Groeten, JRlFS)]
rrom: [EEIETNN SCETI o v 1>

Sent: vrijdag 16 oktober 2020 09:55

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e) K& (10)(2e) [@lgMuRilES (O @ rivm.nl>
Subject: RE: indienen van werkzaamheden ten laste van het calamiteiten fonds

@Drivm.nl>; @rivm.nl>

(10)(2e)

Ook prima. Graag instructies hoe we dit moeten regelen.

Groeten,

tror: TN -SRNTETEI 1.

Sent! vrijdag 16 oktober 2020 09:34

To: (10)(2e) E (10)2e) oy (10ee) B (10)2e) [oHNMEE
Cc: DN <UD @ rivm.nl>; (10)(2e) S (10)(2e) @rivm.nl>

Subject: RE: indienen van werkzaamheden ten laste van het calamiteiten fonds

Ik heb je van de week al verteld dat er geen kosten overgeboekt kunnen worden maar dat na goedkeuring van
[()ED) er budget overgeheveld wordt.

US| (10)(2¢)

Sent: vrijdag 16 oktober 2020 08:40
(10)(2e) (WO @ rivm.nl>

R SO o ... NI RN v NI TR

Subject: RE: indienen van werkzaamheden ten laste van het calamiteiten fonds

Goedemorgen [{IIIES]

Zou je ons kunnen laten weten hoe en waar deze kosten naar overgeboekt moeten worden?

Met vriendelijke groet,

Controller M&V

Organisatie, Bedrijsvoering & Personeel

[VEENN: (10)(2e)
(10)(2e) @rivm.nl
http://www.rivm.nl

Rijksinstitwut voor Volksgezondheid
en Milieu

van %l
Welzijn en Sport

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven
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Sent: dinsdag 13 oktober 2020 09:18

(10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl>

(10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl>

Subject: FW: indienen van werkzaamheden ten laste van het calamiteiten fonds

[BER (10)(2e)

Zie onderstaande. Ben jij bekend met de genoemde toezegging van in totaal
O] (10)2e) ]

Sent: maandag 12 oktober 2020 13:29
To: [IIEEDHN Ml v 01>
Subject: FW: indienen van werkzaamheden ten laste van het calamiteiten fonds

[alll (10)(2e)

Onderstaande werkzaamheden van VSP zouden ten laste moeten komen van het calamiteitenbudget (totaal ).
Kan ik deze uren en M-kosten overboeken? Of moet dit op een andere wijze ingeregeld worden?

Graag zo even overleg (heb al wat ingepland voor later vanmiddag).

Groeten.

(10)(2e)

From: RSN M) @rivm.ni>

Sent: dinsdag 22 september 2020 21:08

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e) [LEORN @ rivm.nl>; M>; (10)(2e) <W@M>

Subject: indienen van werkzaamheden ten laste van het calamiteiten fonds

a] (10)(2e)

Er zijn 2 werkzaamheden die ik graag bij jou wil indienen om ten laste te worden gebracht van het
calamiteitenbudget. Ik verzoek je in overleg te treden met de controller van Cib en eea in gang te zetten.
Over deze route om de werkzaamheden te koEEelen aan het calamiteitenbudget heeft inhoudelijk overle

plaatsgevonden tussen (10)(2e) en en procedureel tussen (10)(2e) en . Uit dat

laatste contact komt mijn mail rechtstreeks voort.

Het betreft twee werkzaamheden:
+ Werkzaamheden van , die gedragsonderzoek verricht samen met (10)(2e)
naar preventief gedrag onder de COVID-pandemie. Dit leidt tot publicaties. De werkzaamheden zijn in het
voorjaar gestart en beslaan de rest van 2020; het eerder ingeplande werk van@UEDM is hiervoor
geposterioriteerd. De kosten bedragen cam Deze kostenschatting kan uiteraard nader verfijnd worden.
Opdracht is vanuit RIVM verstrekt onder de gevoelde urgentie van het belang van kwalitatief hoogwaardig
gedragsonderzoek. kan helpen bij de inventarisatie van de bestede uren.
+» Werkzaamheden van een team dat een risicobeoordeling heeft gemaakt van aluminium. Aluminium is een
bestanddeel van vaccins, ook van de vaccins die worden ontwikkeld in de strijd tegen het COVID-virus. De
risicobeoordeling is om die reden gevoelig en met veel zorgvuldigheid uitgevoerd en van afgewogen
communicatie voorzien. De kosten bedragen hiervoor calfBIESN Ook deze schatting kan worden verfijnd.
Opdrachtgever is VWS. kan je projectgegevens verstrekken.

Vanuit de controllers worden deze werkzaamheden gemeld bij de beheerder van het calamiteiten budget en waar
nodig wordt aan (10)(2e) om diens oordeel gevraagd. Ik breng dan het overleg van mm
herinnering. Na de toetsing kan verrekening van gemaakte uren plaatsvinden via (10)(2e) :
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Alvast bedankt voor je inzet,
Groet



