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To: (10)(2e) )IIEEEI@minvws.nl]
From: (10)(2e) )

Sent: Wed 9/16/2020 7:46:26 AM

Subject: RE: ISB NvW oa. testcapaciteit

Received: Wed 9/16/2020 7:46:27 AM

Garantiestaat kan ik wel maken, die 138 miljoen voor Synlab staat wel vast?

Van: (10)(2e) ) <BEELIEN @ minvws.nl>

Verzonden: woensdag 16 september 2020 09:41
Aan: TR <ICEESM e minvws.nl>
Onderwerp: RE: ISB NvW oa. testcapaciteit

Die moet nog gemaakt worden ;).is er mee bezig

Helpt mijn overzichtje ook een beetje?

Van: (10)(2e) ) IS @ minvws.nl>
Verzonden: woensdag 16 september 2020 09:38

aan: GO DM o minvws.ni>
Onderwerp: RE: ISB NvW oa. testcapaciteit

O (10)(2¢) |

De garanties Eurofins en UDiagnostics staan er al in maar ik mis nog het toetsingskader van Synlab.
Heb jij die voor mij?
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