To: (10)2e) || (10)(2e) @rivm.nl]; {2, BOEE). EESl@umcutrecht.nl

Cc: ((UEDRGLEEM @ ghorasd.nl]; HULEDH, BERGLESM@gadghor.ni]; EEES |
M&l/Partners]] (10)(2e) @mxi.nl]

From: (10)(2e)

Sent: Mon 5/4/2020 6:34:29 AM
Subject: Re: Antw: Contracten met veterinaire labs en Sanquin
Received: Mon 5/4/2020 6:34:35 AM

Jammer dat je er niet bij bent. BEEEEDEwel? We spreken tijdens de 10 uur call wel even af wie de contactinfo van de labs naar jou
verstuurt. Of moet die informatie naar elders?

(10)(2e) toizer f(10)(2e)
Corona testen bij GGD
(10)(2e) hor.nl
(10)(2e)

From: BTN @ rivm.ni>
Date: Sunday, 3 May 2020 at 23:10
GWEDN @ggdghor.nl>, "}
(DEDM @ghorasd.nl>, "RELIED) (10)(2e)
(10)(2e) @mxi.nl>
Subject: Antw: Contracten met veterinaire labs en Sanquin

WIS @ umcutrecht.nl>

@ggdghor.nl>, | M&I/Partners

Dag allen,
Ik kan morgen om 10 uur niet aansluiten, maar de labkosten voor mensen getest in GGD teststraten worden idd vergoed uit 0GZ

dx budget.
Kunnen jullie mij aangeven welke pandemielabs buiten MML rechtstreeks dx doen?

Groet [

321434

van: [, B DD @gecehor.ni>

(10)(2e)

(10y2e) B e, [ IRl @gadghor.ni>,
(10)2e) ivm.ni>, [EED] RELEDH | M&i/Partners < IIINGOIED)
Onderwerp: FW: Contracten met veterinaire labs en Sanquin

[P (10)(2¢)

Nog een aandachtspuntje: er lijken nog geen sluitende afspraken te zijn voor de bekostiging van de labanalyses in alle betrokken
pandemielabs. In grote lijnen is het verhaal: OGS budget. Misschien morgen in de 10 uur call jou even aanaanhaken, want zij

is als geen ander van het OGS budget en jij bent van de labs.

o v 0 G

Corona testen zorg bij GGD
(10)(2e)
(10)(2e)

(10)(2e)

@mxi.nl>

From: "RELED)] ,m" <PREDM @ggdghor.nl>
Date: Saturday, 2 May 2020 at 11:58

| M&I/Partners @mxi.nl>, | M&I/Partners

LY (10)2e) | (10)(2e)
(10)(2e) @mxi.nl>
ol (10)(2¢) W (10)2¢) i @ggdghor.nl>

Subject: Contracten met veterinaire labs en Sanquin



321434

In de hectiek gisteren rond het omleiden van stromen naar de Pandemie-labs ontdekten we, dat er nog geen afspraken zijn met de
veterinaire labs (GD en WUR) en volgens mij ook Sanquin over het vergoeden van de kosten voor het analyseren van monsters.
Kan één van jullie dit maandag oppakken, in overleg met zodat we de goede methodiek kunnen bedenken en zorgen
dat daar contracten voor komen? [{li[E8lheeft daar volgens mij wel ideeén over.

Het lab van Wageningen in Lelystad belde er gisteren al over: Mw. (10)(2e) van het Wageningen Bioveterinary
Research in Lelystad, bereikbaar op tel. nummer: (10)(2e) en emailadres: (10)(2e) @wur.nl.
Ik heb beloofd dat we maandag weer contact met haar hebben.

Contactgegevens van de andere labs zijn vast bij (10)(2e) op te vragen.

Alvast dank,
Met vriendelijke groet,

Va/5/28
Ya/H/0)

NEDERLAND

Zwarte Woud 2 E-mail : M@ggggm

3524 S] Utrecht Website : www.ggdghor.nl
Telefoon: (2e) Twitter : @GGDGHORNL
Mobiel: INUETEZINN Werkdagen  : IIEIEZ

De uitbraak van het nieuwe Coronavirus vraagt dat ook wij tot 20 mei, in lijn met de maatregelen van de Rijksoverheid, zoveel

mogelijk thuiswerken. U kunt mij goed bereiken via e-mail of via mijn mobiele telefoon.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag
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