608026

To: (10)(2e) ) IR @minvws.nl]; (10)(2e) hIEEESE@minvws.nl]
Ce; (10)(2e) (10)(2e) NIRULED@minvws.nl]
From: (10)(2e)

)
Sent: Wed 8/26/2020 2:09:53 PM
Subject: RE: Stavaza COVID-19 kosten en financiering - vooraankondiging
Received: Wed 8/26/2020 2:09:53 PM

Ha, thanks nog voor de heads up hiervoor. Graag even goed meekijken, ook in aanloop naar overleg op 1 sept ter voorbereiding
m wat we van de genoemde bedragen vinden...

Van: (10)(2e) ) @minvws.nl>

Verzonden: dinsdag 25 augustus 2020 14:46

Aan: (10)(2e) ) <HESFER@minvws.nl>
cc: (10)(2¢) ) WELESH @ minvws.nl>; (10)(2e) ) L)@ minvws.nl>

Onderwerp: FW: Stavaza COVID-19 kosten en financiering - vooraankondiging

Zie memo RIVM.
Komt dus nog aardig wat aan. Gros zal via PG lopen is inschatting RIVM.

Groeten,

Verzonden: dinsdag 25 augustus 2020 14:35

(10)(2e) QUL @ minvws.nl>; (10)(2e) )M>

(DN <UD @rivm.nl>
Onderwerp: RE: Stavaza COVID-19 kosten en financiering - vooraankondiging

Bijgesloten nu ook de eerder genoemde memo.

Dit memo bespreken as donderdag ook met VWS/PG m, zowel procesmatig als met het doel om te bezien
of de beelden qua benodigde middelen een overeenkomen tussen opdrachtgeverskant (VWS) en
opdrachtnemerskant (RIVM).

Het gaat vooralsnog om — met de kennis van nu — om een inschatting van:
- 2020:% kassiersfunctie (die RIVM vervult voor de OGZ diagnostiek en richting de drie
pandemielabs. Zodra aanbesteding heeft plaatsgevonden door VWS aan een externe partij vervalt deze
tijdelijke kassiersfunctie).

- 2020: (10)(2b)

Deze inschattingen zijn constant in beweging, en zullen veranderen afhankelijk van hoe het virus zich ontwikkeld,
en of/wanneer er een vaccin gevonden wordt. Op dit moment dit de nu bekende getallen wat betreft het RIVM. Voor
nu is het belangrijk is om gezamenlijk op te trekken op te zorgen dat er afdoende middelen geborgd worden.

From: (10)(2e)
Sent: vrijdag 21 augustus 2020 11:18

To: @ minvws.nl>; (10)(2e) ) SRl @ minvws.ni>

Cc: UV <GS @rivm.nl>
Subject: Stavaza COVID-19 kosten en financiering - vooraankondiging

(10)2e)




608026

Ondanks dat jullie er niet bij zullen zijn tijdens het po pSG van 1 sept as, wilde ik toch even laten weten dat er -
buiten de huidig bekende onderwerpen, ook meegedeeld zal worden wat de stavaza is van de kosten en financiering
van de COVID-19 werkzamheden. Hiervoor hebben wij een memo opgesteld om de DR, eigenaar/FEZ en
opdrachtgever (OG) mee te nemen in waar RIVM staat in het proces van het in kaart brengen van de COVID-19
gerelateerde kosten en de financiering daarvan.

Aanleiding was o.a. een gesprek dat wij hierover zullen hebben met opdrachtgever VWS (w gepland op 27
augustus. Het eerstvolgende contact met eigenaar is dus tijdens het po-pSG van 1 september. Dit wordt eerst ook
nog in onze eigen DR besproken as dinsdag. Zodra ik hier de definitieve uitsluitsel van heb, zal ik dit met jullie
delen. Maar dan weten jullie vast dat dit speelt.

(10)(2e) (10)(2e)
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