605828

To: (10)(2e) minbuza.nl]
Cc: (10)(2e) )im@minvws.nl]; [ (102e) | (10)(2e) @minbuza.nl]
From:

)
Sent: Tue 8/11/2020 12:15:11 PM
Sub'iect RE: Vragen over[fJJEZ} - Gezondheidszorg - Building the bridge as youwalk on it - [l bestuursvergaderingen

Received: Tue 8/11/2020 12:15:11 PM

Dank voor de info [{{QIED)]

Mbt jouw vraag nar uitkomst afgelopen vrijdag: dit kan J{2[EEN het beste beantwoorden. Zij is volgende week weer terug.
Hgr!

Manager directie Internationale Zaken
Ministerie van VWS

2e) 1 (10)(2e) (LOEIE @ minbuza.nl>

Verzonden: dinsdag 11 augustus 2020 13:34

Aan: (10)(2e) ) <MEOIECE @ minvws. nl>
CC: (10)(2e) ) <@minvws.n|>; (10)(2e) < (10)(2e) @minbuza.nl>

Onderwerp: RE: Vragen over Gezondheidszorg - Building the bridge as you walk on it bestuursvergaderingen (10)(2a)
(10)(2a)

We nemen vandaag toch geen deel aan de call, die was voor landen die al in de Facility zitten.
Ik weet niet hoeveel landen inmiddels deelnemen, op 15 juli stond de teller op 75. Zie dit artikel.

Mijn laatste informatie was 8 Europese landen: The , (10)(2a) B (10)(2a) N (10)(2a) (10)(2a) ﬂnd,

(10)(2a) W (10)(22)

en INGUYICEVEN e n L8 ceen Is). Deze landen hebben Eol ingediend, of zij ook voor 31aug de verplichte aanbetaling gaan doen
en daarmee het officieel maken weet ik niet.

Ik begreep vanfUUIEEIN dat zij afgelopen vrijdagmiddag nog een call had met het vaccine-team. Zijn daar nog belangrijke dingen
uitgekomen?

Groet,
van: [IDETIND Rl minws.ni>

Verzonden: maandag 10 augustus 2020 22:39
(oxze) (1 (10)(2e) (10)(2e) @minbuza.nl>

(10)(2e) ESH@minvws.nl>; IIIREEEIN < {10)(2e)

Onderwerp: RE: Vragen overfl@li[FE - Gezondheidszorg - Building the bridge as you walk on it -

Dank dit 1s goed om te weten!

Wat op dit moment ook een grote vraag is, is of er inmiddels voldoende landen zich hebben aangesloten bij
M, resp

om een robuuste, kapitaalkrachtige speler te worden op deze vaccin-ontwikkelingsmarkt.
En hoeveel EU- lidstaten hebben concrete financiering toegezegd voor m’?

Fijn als je hier morgen naar kunt informeren!
Mirer

@minbuza.nl>
“hestuursvergaderingen QL)

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)




Dank voor onderstaand bericht. Ik heb zojuist bijgevoegd bestand van &l gekregen, dat geeft al meer duidelijkheid over de
Facility.

e Op paginga’s 6-7 staat hijvoorbeeld dat de ‘estimated cost per dose’ ca USD A wordt, en dat self-financing countries de
“Committed amount” betalen, die gelijk is aan de “estimated cost per dose x 2” (per te vaccineren persoon 2 doses). Dus
ca. USD.,. Er staat hier ook nog bij “for discussion” waaruit ik opmaak dat deze onderhandelingen nu nog gaande zijn.

s Op pagina 13 wordt verder ingegaan op landen met reeds bestaande deals.

e Ik heb zojuist van bevestigd gekregen dat landen zoals NL een donor van de [JERGUIECVEN Kk innen zijn zonder deel uit
te maken van de self-financing countries in de Facility.

Ik heb morgenmiddag een call met waarin ik nog vragen kan stellen. Mocht u nog andere vragen hebben, dan kunt u die mij
vast per mail sturen vandaag, dan neem ik die ook mee.

Groet,

(10)(2e)

van: (10)ze) ) SN e minvws.ni>
@minbuza.nl>; (10)(2e) S @ minbuza.nl>; [JTTED)

q PON@minbuza.nl>; (10)(2e) ) AU @ minvws.nl>

Onderwei: Vragen overf@8IFLIR Gezondheidszorg - Building the bridge as you walk on it »bestuursvergaderingen (10)(2a)

Hoi en (10)(2e)

We hadden net binnen VWS overleg en we hebben een aantal vragen waar jullie misschien het antwoord op weten of over kunnen
navragen bij (L)

- Verschillende EU collega’s hebben begrepen dat er alleen inge'fnvesteerd zou kunnen worden als je ook in de
Facility stapt voor eigen inkoop. Het is om verschillende redenen nog maar zeer de vraag of demvia mvoor
eigen gebruik van @kan inkopen maar de[flflen [flE)staan wel open om bij te dragen aanbijv metde 10
die via verschillende pledging events is opgehaald. Lijkt me dat
zouden graag begrijpen wat hier achter zit.

- 0ok zijn er zorgen over de prijzen die aan HIC vraagt (USS) — zeker omdat de kosten voor de LMIC zoals
voorgesteld door (ﬂ USS) ook nog steeds voor deze landen onbetaalbaar zijn.

tidit bedrag heel goed kan gebruiken en we

Komende week ben ik met vakantie en (EESRIIEDI 7a] het dossier volgen.
De EU onderhandelingen gaan door dus hopelijk kunnen jullie hier begin van de week over navragen bij

Veel dank en groeten
(10)(2e)

Van: GEV
Verzonden: woensdag 5 augustus 2020 12:06:19 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna
Aan: GEV-CDP; GEV-EA; GEV-PA

cc: I
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