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Subject: RE: Onderzoek Academische werkplaatsen Corona

Received: Wed 5/13/2020 4:53:12 PM
ok
Van: [@[EB1 (10)(2e

Verzonde oensdag 13 mei 2020 17:51

(10)(2e) sjronze) (1ox2e |}
Onderwerp RE: Onderzoek Academische werkplaatsen Corona
Ja idd te snel naar beneden gescrold. Vorige week was het nog 70, wat opgehoogd zou moeten worden 125k en nu is het 367k.
De cofinanciering maakt het wel allemaal wat lastiger zo ... morgen ff overleg (krijg je nu niet te pakken).
Van: ) minvws.nl>
Verzonden woensdag 13 mei 2020 17: 39
Onderwerp. RE: Onderzoek Academische werkplaatsen Corona
De kosten zijn 366.500, de 210k is voor de monitoring bezoekregeling (en daarin slechts een bijdrage, het leeuwendeel betalen ze
uit andere middelen)
Verzonden woensdag 13 mei 2020 16:43
e minvws.n!>; (RN Ml e ninvws.t>
Onderwerp RE: Onderzoek Academische werkplaatsen Corona
To
GrSag wel aandacht voor de planning irt tot de datum van indiening (planning loopt nu een aantal dagen achter en daardoor niet
subsidiabel), verder mogen zijn de begroting zoveel mogelijk p*q (tarief*aantal) uitsplitsen. Dit help bij een snelle gunning.
Neem aan dit tlv het programma TVH komt?

(10)(2e)
Groeten,
(10)(2e)
Verzonden: woensdag 13 mei 2020 15:58
Aan: [EIED), (O (D) JERIERN @ minvws..>; [T RN minvws.ni>
Onderwerp: Onderzoek Academische werkplaatsen Corona

Hoi!

Het is niet de aller mooiste aanvraag geworden, maar wel genoeg voor de staatsteuntoets. Deze loopt nu. Ik heb de heren van
de Academische Werkplaats gevraagd om er een nette subsidieaanvraag van te maken, zodat tie deze week of zo ingediend kan
worden
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