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To: Hoppener]] (10)(2e) l((10)2e))]i (10)2e)  [@IRINMTER]
From: (10)(2e) e

Sent: Mon 5/25/2020 6:08:37 AM

Subject: RE: nota tbv minister dit weekend

Received: Mon 5/25/2020 6:08:37 AM

De test wordt ook nog wt verzekering betaald, voor testen die in het ziekenhuis worden afgenomen, dat helpt misschien

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry .com)

Van: (10)2) ) MM @minvws o>
Datum: maandag 25 mei 2020 8:07 AM
Aan: IGCTECN O B (102)  [GINGWATRNEN (10)2¢) Roo i (101e) )i (10)(2¢) [GaMliNaicRig

Onderwerp: RE: nota tbv minister dit weekend

Dan weet de steller van deze passage meer dan ik ©.

Bij mijn weten is nog niet duidelijk of:

a) de Nza het mandaat heeft/kan krijgen van VWS om dit te doen voor deze test die niet gefinancierd wordt uit Zvw- of Wiz
budget maar OGZ-budget,

b) op welke termijn de Nza dit kan gelet op de benodigde afstemming met medisch microbiologen en info van labs die nodig is,
en

c) waar het bedrag dan op uit komt.

Vandaag ga ik verder met eea afstemmen en uitzoeken op dit punt

Maar als er bij iemand anders meer info is/er al afspraken over zijn gemaakt, dan hoor ik deze graag.

Groeten,

Van: BEDIE0) ,, < (10)(2e) @minvws.nl>

Verzonden: maandag 25 mei 2020 07:47

Aan: IGEETINN) CEEDM @ minvws.nl>

Onderwerp: FW: nota tbv minister dit weekend

J3le]  (10)(2e)

In deze nota staat dat NZA tarief vanaf 1 juni aan gaat passen, goed geregeld

(10)(2e)

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: , (10)(2e) M{ (10)(2e) )Mg{umillvws.1ll>

Datum: zondag 24 mei 2020 9:50 PM

(D) DN @minvws o>

H el (10)(2e)

bijgaand ook bij jullie bekend?

Gr
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