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From: (10)(2e)

Sent: Wed 5/13/2020 10:52:52 AM
Subject: RE: Corona uitgaven na Voorjaarsnota
Received: Wed 5/13/2020 10:52:53 AM
Corona mutaties na vin 2020 04 22.xIsx

[2l6f] (10)(2e)

Dat heb in intussen ook gemerkt. Ik heb de artikelen ingevoerd en volgens mij moet alleen GMT boekingsgegevens aanleveren.
Bij de laatste 2 posten ben ik niet zeker of die op art. 2 of 4 betrekking hebben. Weet jij dat ?

Zijn dit trouwens alle maatregelen of komen er meer ?

Klopt het dat wij dit als incidentele supp moeten boeken ?

Ik hoop dat dat laatste niet het geval is want incidentele supps kunnen wij niet als zodanig in 3F verwerken en zal in de
budgettaire tabel dus handmatig berkend moeten worden ...

Groeten,
(10)(2e)

V'ELH (10)(2e) ,. () WEDBN @ minvws.nl>

Verzonden: woensdag 13 mei 2020 12:47

Aan: (10)(2e) )@minvws.nl>

Onderwerp: RE: Corona uitgaven na Voorjaarsnota
Ha
Wat mij betreft stuur je de excel mee. De nummers verwijzen volgens mij aan de maatregelen en niet naar de artikelen.

Groet,

Van: (10)(2e) )M@minvws.nb

Verzonden: woensdag 13 mei 2020 11:28

(10)2e) frocolf (1012e) I (10)2e) [RINITNATERIES
(10)(2e) Foc-l (10)(2e) |Bs  (10)(2e) (@Yot TaNAVERAIEHA 10120) (1012eQ10)(2¢) )<m@minvw5.nl>

Onderwerp: RE: Corona uitgaven na Voorjaarsnota

Hoi [{9lD]

Ik kan dan het excel-bestand meesturen ?
De post Aanschaf en distributie medische hulpmiddelen op artikel 8 kan volgens mij niet kloppen want op art. 8 staan alleen
rijsbijdragen. Dat is toch gewoon artikel 2 ?

Groeten,
(10)(2e)

van: [EIEEN 8. (GEOERD) MG o minvwws.i>

Verzonden: woensdag 13 mei 2020 11:16
(10)(2e) ) QIR @ minvws.nl>

oo (10)(20) (10)2e) [l (10)2¢) TAIIAMERIEA

Onderwerp: RE: Corona uitgaven na Voorjaarsnota

) <MQminvws.nl>

¥ (10)(2¢)

Kan jij die opvragen voor 3, 8,9 en 10?7 En er is ook gebleken dat het bedrag uit de suppletoire voor aanschaf en distributie
medische middelen op subsidies staat en dat dit opdrachten moet zijn. Dus die zouden wij ook graag omzetten, dit is volgens mij
(10)(2e)



Groet,

(10)(2e)

Van:) M@minvws.nb

Verzonden: woensdag 13 mei 2020 11:04

LENH (10)(2e) (R <) [EOBN@ minvws.nl>
RLEDY) IRELICOIN @ minvws.nl>; ) )<m@minvws.nl>

[gfee] (10)(2e) A
Onderwerp: RE: Corona uitgaven na Voorjaarsnota

Dat zijn de volgende dingen: hoofdbudget, directie-code, bedrag en toelichting.
Een SAO kan handig zijn wanner het veel posten betreft maar is niet echt nodig.

Groeten,
(10)(2e)

Verzonden: woensdag 13 mei 2020 10:45

minvws.n|>; EEEOKTEEENED) ) <mal@minvws.nl>

Onderwerp: FW: Corona uitgaven na Voorjaarsnota

Ha [ROED)

Welke informatie heb jij nog nodig om dit te kunnen boeken, zodra de IRF akkoord geeft?

Groet,

(10)(2e)

ver: IR, B, Q) RN o i

Verzonden: woensdag 13 mei 2020 10:29

Aan: [OE0), BB @) (1rF/vws) JEBESN @ minfin.ni>; [IEEESH, BB (G, B2 BB (rr/vws) IR @ minfin.ni>;
(10)(2¢) ) (IRF/vws) <P Il @ minfin.nl>
) S i+ R, . D

CC: _Groep FEZ-MT medewerkers <{@EFOI @ minvws.nl>;

0)(2e) o
minvws.nl>; 2 anze ] iMQ minvws.nl>

Onderwerp: Corona uitgaven na Voorjaarsnota

Bijgaand treffen jullie een nieuw overzicht van de corona gerelateerde uitgaven. In het blauw staan de reeds besloten zaken die
enkel nog budgettair verwerkt moeten worden. Verder biedt het overzicht de |laatste stand van zaken wat betreft de additionele
kosten op RBG-ENG. De meeste kosten zitten in het uitbreiden van de testcapaciteit die we als Nederand gaan opschroeven om
het virus beter te kunnen controleren en beheersen.

Tot slot brengen we - conform afspraak — ruimte in beeld die is ontstaan bij de aanschaf van hulpmiddelen. De aanschaf van
beademingsapparaten laat een minder sterke stijging zien dan eerder was voorzien.

We horen graag jullie appreciatie.

Groet,

276208



