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To: (10)(2e) (10)(2e) EIMaminvws.nl]; IIIEEES) IEEESN @minvws.nl]
Cc: (TR [EEDEDRR@minvws.nl]
From: (10)(2e)

)
Sent: Tue 9/1/2020 1:02:19 PM
Subject: RE: memo kostensoorten corona
Received: Tue 9/1/2020 1:02:19 PM

Ja prima om de notitie met ZN te delen. Vanuit ZN waren en betrokken bij de opstelling begreep ik...
Van Henriétte begreep ik nog wel dat het document niet bedoeld is om iemand aan te binden, heeft ZN zelf ook destijds expliciet
aangegeven (maar voor Rob is dit niet nieuw natuurlijk @).

Groet,
(10)(2e)

V'ELH (10)(2e) (10)(2e) ) SRLEEIEN @ minvws.nl>

Verzonden: dinsdag 1 september 2020 08:59

Aan: (10)(2e) ) <UUSIEDR@ minvws.nl>; (10)(2e) ) <BULEDN @ minvws.nl>
CC: BEMEO R, <UD OB @ minvws.nl>

Onderwerp: RE: memo kostensoorten corona

Hoi I

Eens, lijkt me een mooie notitie om te delen. Zou dus meer zijn als extra service aan D) want ZN werkt er blijkbaar al mee?
Wil jij het versturen? (zag nog een storende fout op p2, inhoud met dt terwijl het geen werkwoord betreft.. ©)
Kan ik natuurlijk ook gewoon doen hoor. Laat even weten.

@ ik hou je op de hoogte deze week, daarna[fjESJveer.
Groet,
(10)(2e)

Van: ) m@minvws»nb

Verzonden: maandag 31 augustus 2020 17:29

(1o5ze)  |JB (10)2e) [CRMINIERAEY (19)28) (10)2e) ) SRSl minvws.nl>

(10)(2e) (LD @ minvws.nl>
Onderwerp: RE: memo kostensoorten corona

Dank [flutfl Toevallig dit stuk ook recent in een ander traject (opschaling IC en dan perceel vervoer) toegestuurd gekregen.

ik weet nog even niet wie binnen het Wmg-team deze week de ELV-corona op zich neemt, wil je in ieder geval mij
(<] e houden voor nu? Dank!

FiEne avond en groet,

Verzonden: maandag 31 augustus 2020 17:12

L.¥TH (10)(2e) (10)(2e) I (10)(2e) @ minvws.nl>
cG (10)(2e) 2@ minvws.nl>; IEKUOED) M>

Onderwerp: memo kostensoorten corona

Rl (10)(2e)

Voor de discussie over de vraag of de beschikbaarheid extra ELV-capaciteit onder de meerkosten zou kunnen vallen, bijgaand
een memo met toelichting over de diverse corona-kosten en waar ze onder gebracht kunnen worden. Deze notitie heeft geen
formele status, maar is wel bekend bij NZa, ZIN en ZN en die zijn er mee akkoord als een soort handleiding. Ik zou zeggen dat
deze kosten perfect onder kostensoort 4 kunnen vallen.

We zouden m nog even naarkunnen mailen?

hebben meegeschreven aan deze notitie.

Laat maar weten als ik nog iets kan doen.
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