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Tsja.

Daardoor lijkt het alsof we nog veel nieuwe PBM a h kopen zijn.
Quod non. Vandaar mijn mail.

(10)(2e)

PS ja heerlijk zo’n vakantie

Verzonden met BlackBerry Work
(www_blackberry .com)

Van: (oee) ) <M @ minvws.nl>
Datum: vrijdag 21 aug. 2020 5:29 PM
Aan:-@ PP SNEN (10)2e) [ (10)(20) [IniIAReRIIeoN (10)(22) o2 (10)(2¢) & (10)i2e) [@iTALeR RS

Onderwerp: RE: LCH - Mediq - ophoging mandaat van| (10)(2b) .

Zie dat je aan het genieten bent van je vakantie ; )
Dankzijn uitzoekwerk van JEl[#EN zijn we achter gekomen dat de totale opdracht aan Lasualec niet was opgenomen in de cijfers
van LCH, maar dat ze uitgesplitst zijn per levering. Om deze reden is de an isolatie-jassen nu pas opgeboekt en
zichtbaar als “nieuwe” order. Foutje van LCH/Medigq.
Groet,
(10)(2e)
Van: (10)(2e)
Verzonden: vrijdag 21 augustus 2020 17:09
(10)(2e) (: (10)(2e) K| 1C (10)(2e) @oize) (10)ze)

(10)(2e) ) ;| OED) : (10)(2e)  (10)(28) cozsyorzaimice (10)20) [ (10)(Eored)
1 2412 (10)2¢) || (10)(2e) ) ; (10)(2e) A
Onderwerp: RE: LCH - Mediq - ophoging mandaat van
(10)(2e)
Dank voor dit mandaat.
En
Prima om nog meer samen op te trekken.
Maar

voor alle duidelijkheid, het LCH heeft alleen extra handschoenen ingekocht en koopt (zoals afgesproken) testmateriaal.
Dat is maar een beperkt deel van het extra mandaat.

Het grootste deel (betreft dure isolatiejassen) is nog een afwikkeling van eerdere (voor 1 aug) aankoop.

Goed weekend,

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com
H (10 10
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(W EDRN@ minvws.nl>,
@minvws.nl>,

) <BAEIPLN @ minvws.nl>,
(10)(2e) (10x2e
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<N @ minvws.nl>, IEEOIEE)]
Onderwerp: FW: LCH - Mediq - ophoging mandaat van,
Ha [REEE

Bijgaand zoals gebruikelijk via mij het verzoek vanom het mandaat te verhogen. Je kunt hiermee akkoord gaan, maar ik geef
er wel een belangrijk aandachtspunt bij.

Bij de augustusronde (huidige status: overeenstemming met ambtelijk fin, onze bps zijn akkoord, volgende week in mr als
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onderdeel van de augustusbesluitorming) is voor LCH opgenomen (heel precies: de opwaartse bijstelling in de
augustusbrief leidt tot dit totaalbedrag).
Bij het maken van deze 1250-raming was het beeld, ook bij onze collegae van minfin, dat er geen grootschalige inkopen van
persoonlijke beschermingsmiddelen zouden plaatsvinden. Het blijkt echter dat er sinds de nieuwe garantstellingsovereenkomst
voor aan aan PBM'’s is ingekocht. Praktisch betekent dit dat zowel de ophoging van het mandaat nu als de in de
augustusbrief opgenomen verhoging van het bedrag in de begroting waarschijnlijk al vrij snel niet meer toereikend zullen zijn. Plat
gezegd, het gaat nu goed, maar we moeten waarschijnlijk over een week of 4 weer opnieuw aan de bak.
In het kader van zo realistisch mogelijk begroten en daarmee zo goed mogelijk voorafgaand de TK informeren niet optimaal. Ik vind
dat het onze ambitie moet zijn om de resterende opdracht die de LCH heeft zo scherp mogelijk in beeld te hebben om zo veel meer
stabiliteit in mandatering en begroting te hebben. Dat helpt ook in de gesprekken met financién. Daarvoor is het nodig dat LCH,
GMT en FEZ nog meer dan nu samen optrekken. |k zal initiatief nemen hiervoor.
Vriendelijke groet
Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Datum: woensdag 19 aug. 2020 5:28 PM
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