To: (10)(2e) G
From: (10)(2e) )

Sent: Wed 8/12/2020 5:06:27 AM

Subject: RE: concept mail [[0Eaan [l inzake schiphol
Received: Wed 8/12/2020 5:06:28 AM

(10)(2e)

(10)2e) )|

@minvws.nl]

Ja doe ik
Is ander soort brief geworden met nog wat punten.
Tk ga tekenen.

Grt

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry .com)

Van: [EDKIISIGIRY) <MGEIN @ minvws ol

Datum: dinsdag 11 aug. 2020 11:36 PM
Aan: %) DI @minvws.nl>

Onderwerp: FW: concept mail [§RIEDE aan{ilileBInz ake schiphol

Hoi

Deze pakte jij nu toch verder op?
Jij mag toch ook gewoon tekenen?
Of heb je liever dat ik teken?

Geen probleem hoor

ool

541889

Ministerie van Volksge; 3
Parnassusplein 5| Postbus 20350 2500 EJ Den Haag |

Van: 10)(2e) @minvws.nl>
Verzonden: dinsdag 11 augustus 2020 10:00

(10)(2e)
(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e)
@minvws.nl>
Unzake schiphol

Onderwerp: RE: concept ma

Allen,
Hierbij een opzet voor de brief.

Groet




541889

minvws.nl>

Verzonden: maandag 10 augustus 2020 21:01

(10)(2e)

(10)(2e) ((1ozehojze;

(10)2e) ( (10)(2e) (10)(2e) |

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport |

Parnassusplein 5| Postbus 20350 2500 EJ Den Haag |
(2 0)(240)(2¢) e) I

0 (2

) <m@minvws.nl>

Verzonden: maandag 10 augustus 2020 17:01
Aan: (10)(2e) ) <AURIERE@ minvws.nl>; KEYEDR
(10)(2e)
(10)(2e)

Hoi allen,

Na overleg met § het is mogelijk om toe te zeggen dat de GGD Kennemerland deze kosten apart declareert. Dus dat kan
per mail toegezegd worden.

We zullen dat dan wel vanuit VWS nog per brief moeten bevestigen, inclusief de voorwaarden die we stellen aan de
verantwoording. Hier zal[l@leen concept voor opstellen.

Groet

Verzonden: maandag 10 augustus 2020 14:09
H (10)(2e) Ouoize)  (10)2e) 2e) (10)(2e) "
(10)ze) [ (10)2e) ) ) (OB @ minvws.nl>;
(10)(2e)
(10)(2e)

In het BO PG van 14 juli zijn afspraken gemaakt hoe de GGD’en de meerkosten voor COVID-19 vergoed kunnen krijgen. Het
heeft mijn voorkeur om deze kosten daarin ook mee te laten lopen.

Dit zorgt ervoor dat er één geldstroom naar de GGD gaat en dat de kosten niet per abuis dubbel worden gedeclareerd. Tevens
lopen deze kosten dan mee in de onder de afspraken die zijn gemaakt voor het registreren en verantwoorden van de uitgaven.

Groet



541889

minvws.nl>

Verzonden: zondag 9 augustus 2020 10:52
(10)(2e)

@minvws.nl>;

@ minvws.nl>; (10)(2e) )
Dminvws.nl>; (10)(2e)

(10)(2e)
(10)(2e)

Hoi

Kan je ajb antwoorden?
We vragen veel aan Schiphol dan 1s ook prettig als w1) onze kant van de zaak goed geregeld hebben. Ik had idee dat je
geen vrij hebt, of zit ik fout?

Gr

Verzonden met BlackBerry Work
(www_blackberry.com)

) <IEESM @ minvws.of-

Datum: woensdag 05 aug. 2020 11:26 PM

) < T s>, T <IN v ot >, D

(LD @minvws.nl>
(E[E) aan [ETlinzake schiphol

Onderwerp: RE: concept mai

[&le]] (10)(2¢e)

Ik wil hier nog even belang van benadrukken

o R

2e)( (10)(2e) Wi (10)(2e)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport |
Parnassusplein 5| Postbus 20350 2500 EJ Den Haag |
e8| (secretariaat:
@minvws.nl |

van: (10)2¢) ) Sl eminvws.nl>

Verzonden: woensdag 5 augustus 2020 13:23

) < minvws.nl>

Onderwerp: FW: concept mail
Urgentie: Hoog

y[EIzkon je niet bereiken dus maar even per mail.
Zie onder groen gearceerd. Het is ons veel waard als we [RESIRESHERINIEDN( GGD Kennemerland) kunnen aanbieden de kosten



541889

voor het Schiphol project apart te kunnen declareren bij VWS.
Wil jij zsm uitsluitsel geven dat dat kan?

Groet!

e B e
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport |

Parnassusplein 5| Postbus 20350 2500 EJ Den Haag |

vrk.nl>

Dubbel

(10)(2e) Oiowze)  (102e) (10)(2e)

eiolize (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)




541889

(10)(2e)
(10)(2e) (1 (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

Dubbel




(10)(2e)

(10)(2e)

Dubbel

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

541889

(10)(2¢)



