366319

To: (10)(2e) RALEDR@minvws.nl
Ce; (10)2e) | (10)2e) |dﬂﬁ-@minvws.nl]
From: (10)(2e)

Sent: Tue 3/24/2020 9:45:40 PM
Subject: FW: Betalingen via het Agentschap
Received: Tue 3/24/2020 9:45:40 PM

(10)(2e)

Is helder dat er twee directies zijn, GMT en CZ, en volgens mij maakt ze nu afspraken met GMT terwijl CZ hier volgens mij
juist behoefte aan heeft, toch?

@ de instructie zoals die hieronder door het Agentschap wordt voorgesteld is toch de wijze waarop we binnen GMT al
werken, is het niet?

Van:%@minvws.nb

Verzonden: dinsdag maart 2020 19:39

Aan: (10)(2e) ) <MESIEDE @ minvws.nl>; (10)(2e) ) <BEED) @minvws.nl>;,
(GRERE) < (10)(2e) @minvws.nl>; (10)(2e) . NEIELE @ minvws.n|>

(10)(2e) Rioxefioz
Onderwerp: FW: Betalingen via het Agentschap

Verzonden met BlackBerry Work
(www_blackberry.com)

van: [N (AGT/CMK) <JEEESH @minfin nl>

Datum: dinsdag 24 mrt. 2020 5:07 PM

Aan: e <WEEEEN @ minvws nl>
Kopie (10)(2e) ) <SS @ minvws.nl>

Onderwerp: Betalingen via het Agentschap

Beste

Naar aanleiding van de verschillende betalingen van afgelopen dagen, hebben wij intern de onderstaande procedure
afgesproken (mede om een goede audit trail te kunnen vastleggen). Deze is ook afgestemd met (10)(2e)

Graag zou ik van jou de bevestiging krijgen dat deze procedure ook voor jullie werkt en akkoord is. Gelet op de
stress die eea de afgelopen twee dagen heeft opgeleverd, is het wellicht goed om eea op korte termijn te evalueren.

Bij voorbaat dank,
Mvg,

(10)(2e)

van: [(EESY, [ ([ECIERE) (AGT/AL)

Verzonden: maandag 23 maart 2020 17:54

Aan: (10)(2e) ) <UNEDN @ minvws.nl>
cc: (10)2e) ) (AGT/CMK) SREEDM @ minfin.ni>

Onderwerp: Betalingen via het Agentschap

ol (10)(2e)

Goed je net gesproken te hebben. Zoals ik je eerder meldde staan we maximaal welwillend tegenover jullie



verzoeken om te helpen om zoveel mogelijk noodzakelijke spullen naar Nederland te halen. Aangezien deze
verzoeken nu met meer regelmaat ons bereiken lijkt het ons goed te proberen een en ander helder vast te leggen,
dan zijn de verwachtingen ook goed naar elkaar. Dus op een rijtje:

Het Agentschap kan tijdens werkdagen inspringen tussen 15.30-18.00 uur. Voor die tijd kan VWS zelf
betalingen doen via het FDC. Voor spoedbetalingen gedurende de werkdag vanuit VWS via FDC zullen wij
deze fiatteren- dit is gebruikelijk, spoed kan alleen met ons ‘duwtje’. Buiten deze tijden om graag alleen in
overleg met mij dan we!| IEEEZIM (mijn plv (zie cc), dan kunnen we case-by-case bezien wat mogelijk
is.

Voor de uiteindelijke verwerking van de betaling wachten wij op het akkoord van jullie SG (per e-mail
volstaat). Dit akkoord kan ook gecommuniceerd worden via directeur FEZ [JETESIIN-

Onze backoffice medewerkers zullen contact hebben met de collega’s van VWS betrokken bij de transactie.
Hiermee voeren we dus een extra check uit of jullie op de hoogte zijn van de transactie en dat het geen
*hack’ is.

Uiteraard zullen wij ervoor zorgen dat de gemaakte kosten ten laste zullen gaan van jullie rekening courant.
Belangrijk ook: VWS is verantwoordelijk voor de inhoudelijke checks/ voorwaarden van de transactie en de
due diligence op de tegenpartij, AGT niet.

Hoop dat dit zo helder is en in lijn met wat we net bespraken. Bij vragen, laat het gerust weten. Als wij tot
voortschrijdend inzicht rondom deze afspraken komen, meld ik me weer...

Heel veel succes de komende dagen!

366319



