
Van: 
Aan: 	 r(@iffr.com"  
Onderwerp: 	Compensatieregeling IFFR 
Datum: 	 woensdag 20 mei 2020 12:35:29 

Hallo Marjan, 

Ik ben inmiddels geInformeerd over hetgeen gisteravond is medegedeeld. Je signaal is 
duidelijk en 	en ik zijn ernnee aan de haal. We doen ons best! 
Wanneer wij vragen hebben of zaken moeten toetsen, bellen wij jou! 

Met vriendelijke groet, 
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e ei sme ewer er 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap 
Directie Media & Creatieve Industrie 
Rijnstraat 50 I 2515 XP I Den Haag 
ID Postbus 16375 I 2500 BJ I Den Haag 
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@iffr.com] Van: 	@iffr.com  [ 
Verzonden: woensda 20 mei 2020 9:47 
Aan: 
CC: 	 @iffr.com  
Onderwerp: Urgent - regeling compensatie 
Urgentie: Hoog 

Beste 	en 

In aansluiting met de berichten op de compensatie regeling waar nu de laatste hand aan 
gelegd wordt, mail ik jullie zeer urgent. 
Zoals jullie weten werken wij met een gebroken boekjaar omdat ons festival in januari 
plaatsvindt. 
De subsidie die toegekend wordt voor 2020 heeft dus betrekking op het komende 
festival in januari - feb 2021. 
Zoals ik het nu begrijp zouden wij als ik het goed lees buiten de compensatie regeling 
vallen en dit zou rampzalige gevolgen hebben. Kan er in de regeling meegenomen 
worden dat dit ziet op deze uitzondering en dat de regeling dus ook geldt voor IFFR. 

Anders nog even dringend telefonisch overleg. 

Hartelijks, 
Marjan 

Marjan van der Haar 
Managing Director 
International Film Festival Rotterdam 
+31 



IFFR.com   
+31 10 890 90 90 
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50th International Film Festival Rotterdam 27 January — 7 February 2021 
IFFR Pro Days (incl. 38th CineMart) 
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29 January — 3 February 2021 


