Van: 10.2.e )-BSK
Aan: 10.2.e - 10.2.e ~DCO
Onderwerp: FW: voucher vliegreis
Datum: vrijdag 3 april 2020 11:11:00
Bijlagen: image001.png
image003.png

128

Hoi 10.2.e  en'2¢,
Zie het commentaar van HBJZ in rood in de QenA hieronder.
Voorgesteld wordt om del1.1

Groeten,
10.2.e

= |uchtvaartindetoekomst.nl
Van:10.2.e ) - HDJZ
Verzonden: vrijdag 3 april 2020 11:06
Aan:10.2.e ) - BSK
cc:10.2e ) - HBJZ
Onderwerp: RE: voucher vliegreis
Hoi 10.2.e ,

Zie hieronder in rood suggestie 11.1

toegevoegd
Groeten,
10.2.e
Van:10.2.e )-BSK10.2.e @minienw.nl>
Verzonden: vrijdag 3 april 2020 10:58
Aan:10.2.e )-HDJZ<10.2.e @minienw.nl>
cc:10.2.e )-HBJZ <10.2.¢ @minienw.nl>
Onderwerp: FW: voucher vliegreis
Hoi 10.2.e ,
Zie onderstaande QA. Wat vind je ervan?
Groeten,
10.2.e
= | uchtvaartindetoekomst.nl
Van:10.2.e ) - DCO <j10.2.8 @minienw.nl>
Verzonden: vrijdag 3 april 2020 10:28
Aan:10.2.e )-DCO<10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e ) -
Bsk10.2.e minienw.nl>

Onderwerp: RE: voucher vliegreis
Even dubbelcheck mede gezien artikel Telegraaf: 11.1



-11.1

Van:10.2.e )-DCO <10.2.e minienw.nl>
Verzonden: vrijdag 3 april 2020 10:01

Aan:10.2.e -DCco10.2e minienw.nl>

Onderwerp: RE: voucher vliegreis

Yep

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 10.2.€ -Dco<10.2e (@minienw.nl>

Datum: vrijdag 03 apr. 2020 9:52 AM

Aan: 10.2.e )-DCco10.2.e (@minienw.nl>10.2.€ )-BSK
10.2e minienw.nl>

Onderwerp: RE: voucher vliegreis

Beste collega’s,

Kan deze zo op ro.nl? (zie verder Telegraaf )

Q: Krijg ik mijn geld terug als mijn viiegreis geannuleerd is?

11.1

Groet

102e

Van:10.2.e )-DCO10.2.e @minienw.nl>

Verzonden: donderdag 2 april 2020 22:06

Aan:10.2.e )-DCO<10.2.e minienw.nl>; 10.2.e -DCO
<10.2.e  @minienw.nl>

Onderwerp: FW: voucher vliegreis

ﬁu%men jullie dit oppakken met 10.2e 10.28 heeft een voorstel gedaan voor

Fijne avond!
10.2.e

Verzonden met BlackBerry Work

(www blackberry.com)

Van: 10.2.e )-Dco<10.2.e (@minienw.nl>
Datum: donderdag 02 apr. 2020 9:10 PM

Aan: 10.2.e ) -DCO <10.2.e ((Ln]inienvv_nl>, 10.2.e
<10.2.e @minienw.nl>

Onderwerp: RE: voucher vliegreis

Hoi 11-1

Verzonden met BlackBerry Work
(www blackberry.com)



Datum: donderdag 02 apr. 2020 6:01 PM
Aan: 102 )-Dco <10.2. @minienw.nl>, 10-2.€ )- BSK
10.2e minienw.nl>

Onderwerp: FW: voucher vliegreis
Hoi10.2.e en10.2e ,
In de bijlage de aangepaste Q&A over de vouchers. Mee eens met de inhoud van de tekst?

Dank alvast!
102e

Van:10.2.e )-DCO<10.2.e minienw.nl>
Verzonden: donderdag 2 april 2020 17:42
Aan:10.2.e DCO<10.2.e minienw.nl>

Onderwerp: FW: voucher vliegreis
Hi 10.2.e

Zie byjlage voor V2.

Groet,
10.2.e

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 10.2.€ <10.2.e mail.com>

Datum: donderdag 02 apr. 2020 5:41 PM

Aan: 10.2.e )-DCco <10.2.e @minienw.nl>
Onderwerp: Re: FW: voucher vliegreis

Op do 2 apr. 2020 om 17:27 schreef 10-2-€ ) - DCO

<f02e @minienw.n]>:

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 10-2 )-DCO<02€  @minienwn|'®?€  @minienw.nl>>
Datum: donderdag 02 apr. 2020 4:18 PM
Aan: 10.2.e ) -DCO
<10.2e @Jnmmm10.2.e

Onderwerp: FW: voucher vliegreis

(@minienw.nl>>

Ha 102

Hierbij de reactie van beleid op de q&a over de vouchers.

{%uil je je erin vinden? Pas je dit aan? Kan ik de aangepaste Q&A's sturen naar
2e

Dank je wel,

10.2.e

Van: 10.2.e -BSK 10.2.e @_mini.elma.nl>
Verzonden: donderdag 2 april 2020 15:30

Aan: 10.2.e _ DCO1O.2.e (@minienw nl>

cc: 102¢ -DGM1 102 @uinienw.nl>



Onderwerp: RE: voucher vliegreis

HOi 10.2.e

Zie mijn reactie in de bijlage.

Groeten,
10.2.e

[banner Juchtvaartindetoekomst.nl (blauw)]<http://www luchtvaartindetoekomst.nl/>

Van: 10-2.€ )-DCO <1022 @minienwn|'®?€  @minienw.nl>>
Verzonden: donderdag 2 april 2020 14:52

Aan: 10.2.e ) -BSK

<10.2e @ulmmnﬂ 0.2e @minienw.nl>>

Onderwerp: FW: voucher vliegreis

Hoi 102

In de bijlage hebben mijn collega 10.2e en ik een Q&A gemaakt voor

riksoverheid.nl over de vouchers die luchtvaartmaatschappijen uitdelen bij het
annuleren van een vlucht. Kun je je vinden in de tekst? Lukt het jou om te reageren voor
15.30 uur? Dan ligt de Q&A klaar voordat het overleg met de ministers begint.

Dank je wel!

10.2.e

10.2.e

Directie Communicatie

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag | 11e etage
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

[banne1 luchtvaartindetoekomst.nl (blauw)]<thhtyaaﬂmdeIQ_ekqmsLnl>

Van: 10-2€ )- DGB

ks @minienw."0-2-€ r@minienw.nl>>

Verzonden: donderdag 2 april 2020 14:48

Aan: 10-2.€ )-Dco 102 @minienwn]'%%€  @minienw.nl>>; 10-2.€
-BSK

10.2.e @mmmn]m.z.e @minienw.nl>>

Onderwerp: FW: voucher vliegreis



Hoi 10.2.e

1022 is mister voucher bij ons. Kan je met hem afstemmen?

Groeten,

102e

Van: 10-2.€ )-DCO<192¢  @minienwnl'%?€  @minienw.nl>>
Verzonden: donderdag 2 april 2020 14:44

Aan; 102 ) - DGB

<10.2e _@lnmmm1 0.2.e @minienw.nl>>

Onderwerp: FW: voucher vliegreis
1 102€

We hebben nog een Q&A in de maak over de vouchers die luchtvaarmaatschappijen aan
reizigers geven bij het annuleren van vluchten. Kun je je hier in vinden?

Dank je wel!

Groeten,
10.2.e

Van; 10-2€ ) - DCO
<10.2e @mhnmnﬂO.Z.e

Verzonden: donderdag 2 april 2020 11:58

Aan: 10.2.e )-DCO 10.2.e _@mm1 0.2e @mjnienw.nl>>
Onderwerp: voucher vliegreis

(@minienw.nl>>

Hi 10.2.e

Graag jouw feedback op de volgende Q&A over de vouchers bij een geannuleerde
vliegreis.

Groet,

10.2.e

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat
aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the
addressee or 1f this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the
sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.



