To: [ 1020 |12l 102e]) (FINDEELN)[ 1026 |@minfin.ni;[ 1026 | R (10:2e)

(DJZ/PUBLIEK)] 1026 |@minfin.ni]

Cc: 10.2.e 10>2.j) (FIN/DEELN)[[10.2.¢ |@minfin.nl]
From: vze ey vee ) (DJZ/PUBLIEK)

Sent: Fri 8/28/2020 12:43:32 PM

Importance: Normal

Subjectt RE: WOB steunpakket KLM
MAIL_RECEIVED: Fri 8/28/2020 12:43:34 PM

32227

1.1 buiten verzoek

102e | fo2p( 102¢ ) (FIN/DEELN)

.
- =

Verzonden:vrijdas 28 avocustus 2020-12:43
.| 102e [ 10264 102 h@mgﬁ_g@)_{ 102 |10.2.e p}]zf%_]ﬂ%

cc:| 102e [102¢] EIN/DEELN)

Dank!

Om welke ’ﬂobg@makanjmmm_wgﬂjkﬂgﬂmmkjﬁnﬂﬂlek‘er.ﬁet gaat dus om mails van (TG) met andere
DG’s/KLM. 11.1

Groet,

Directie Financieringen | Afdeling Deelnemingen
Ministerie van Financién | Generale Thesaurie
Korte Voorhout 7 | Den Haag

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

M
E| 102e |@minfinnl
Van:| 102e | 1028( 102 ) (DJZ/PUBLIEK)# 102e  [@minfin.nl>

Verzonden: vriid’gg’a28 augustus 2020 12:40
1026

Aan:| 102.e ‘,10-2- d 10.2.e ‘) (FIN/DEELN) @minﬁn.nb;

| 102¢| (DJZ/PUBLIEK)

4 10.2. [@minfin.nl>
CC:‘ 102  |102e ‘(FIN/DEELN)d 10.2.¢ {@minfin.nl>
Onderwerp: RE: WOB steunpakket KLM

Yes, twee weken de tijd om ze op de X-schijf te krijgen.

Voor welke Wob-verzoeken is dit dan?| buiten verzoek of ook de anderen?

Groet,

858214

00024



Van:[ 102e |fo2p(102e ) (FIN/DEELN) 4 102e |@minfinnl>

Verzonden: vrijdag 28 augustus 2020 12:39

Aan:| 102¢ | 1024 ( 102¢ ) (DJZ/PUBLIEK) < 102 |@minfinnl>; 102 |102¢] DJZ/PUBLIEK)
10.2.e (@minfin nl>

CC: 102e Mb (FIN/DEELN)# 10.2.e [@minfin.nl>

Onderwerp: RE: WOB steunpakket KLM

Ha [T02e]

Voor de zekerheid: secretariaat heeft twee weken om de e-mails uit te zoeken en dan hebben wij daarna nog voldoende tijd om het te
beoordelen?

Groet,

Directie Financieringen | Afdeling Deelnemingen
Ministerie van Financién | Generale Thesaurie
Korte Voorhout 7 | Den Haag

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

M
E| 102e |@minfinnl

Van:| 10.2e HO-Z-M 10.2.e |) (DJZ/PUBLIEK) _@minﬁn.nl>
Verzonden: vrijdag 28 augustus 2020 12:22
Aan:| 102e \ﬁid 102 ) (FIN/DEELN) < 102 |@minfinnl>; 102e [192¢] [DJZ/PUBLIEK)
<i 10.2. (@minfinnl>

CC: 1026  [102] (FIN/DEELN) < 10-2¢ [@minfin nl>
Onderwerp: RE: WOB steunpakket KLM

Ik zou zeggen nog twee weken. Dus 11 september.

Groet,
Van:| 102e ‘1d 10.2.e ‘) (FIN/DEELN) @minﬁn.nl>

Verzonden: vrijdag 28 augustus 2020 11:48

Aan:| 102¢ | 1024( 102¢ [y (DJZ/PUBLIEK) < 102e  |@minfinnl>; 102e [102¢] DJZ/PUBLIEK)
10.2.e (@minfin nl>
CC: 102 [102e[[(FIN/DEELN) <[ 19.2:¢ [@minfin nl>

Onderwerp: FW: WOB steunpakket KLM

Ha [T02e]

We kregen onderstaande mail van de secretaresse van de TG. Wat is ook alweer de deadline hiervoor (rekening houdend dat we ook
nog moeten beoordelen/lakken)?

858214 00024



Groet,

Directie Financieringen | Afdeling Deelnemingen
Ministerie van Financién | Generale Thesaurie
Korte Voorhout 7 | Den Haag

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

T[ f0ze |
M
E| 102e |@minfinnl

Van: [ 10.2¢ ] [10.2¢]( 10.2. { 102e |@minfinnl>
Verzonden: donderdag 27 augustus 2020 13:53

Aan:| 102e [fo2p( 102¢]) (FIN'DEELN) 4  102e  |@minfinnl>; 102]102¢ |(BFB) 4 102¢ |@minfin.nl>
CC:| 102e |@minfinnl;| 102.e ,‘ 10.2.e H Uz gammin.nl>

Onderwerp: RE: WOB steunpakket KLM

Hi en collega’s,

Ik ben er nog niet aan toegekomen de mail van door te spitten. Hoop hier morgen mee aan de slag te kunnen. Wanneer is
de deadline?

Groet,
Van:| 102e \,1d 10.2.6 \) (FIN[DEELN)4 102.e  @minfin.nl>

Verzonden: donderdag 20 augustus 2020 13:48

Aan:|102e ,|1°-2-9'd 10.2.e M 102 |@minfin.nl>;
CC:| 102e  |@minfin.nl

Onderwerp: RE: WOB steunpakket KLM

10.2,(10.2e FBFB) -[a;minﬁn.nl>

Ha beiden,
Fijn dat jullie allebei in ieder geval in de map kunnen! Het klopt dat er inderdaad nog niks opstaat.

Groet,

Directie Financieringen | Afdeling Deelnemingen
Ministerie van Financién | Generale Thesaurie

Korte Voorhout 7 | Den Haag

858214 00024



Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

[ f0ze |
v
E| 102e |@minfinnl

Van: | 102 [102¢] 102.e |4 102e  |@minfinnl>
Verzonden: donderdag 20 augustus 2020 09:11

Aan:| 102e ‘,1d 10.2.e ‘) (FIN[DEELN)4 102e  |@minfin.nl>;
CC:| 102e |@minfinnl

Onderwerp: RE: WOB steunpakket KLM

10.2/10.2.¢ lBFB)# 10.2.e j@minfin.nl>

Was er inderdaad nog niet aan toegekomen, maar kan in ieder geval op X-schijf. Map is overigens nog leeg. Klopt dit?

Van:| 102e \,1d 10.2.e \) (FIN/DEELN)4 102.e  @minfin.nl>

Verzonden: woensdag 19 augustus 2020 17:35

Aan: 10.2.#10.2.9U (BFB) -[a;]_ninfin_nl>; 10.2.e R 10.2.e | 10.2.e 10.2.e aji]_n]'nfin_nl>
CC: 10.2.e ‘@minﬁn.nl

Onderwerp: RE: WOB steunpakket KLM

Hi 629 en 023,

Ik kan me voorstellen dat jullie door andere werkzaamheden er nog niet aan toe zijn gekomen om in detail naar onderstaande mail te
kijken. Ik vroeg me af of jullie wellicht wel al in de gelegenheid zijn geweest om te checken of jullie in de map op de X-schijf kunnen?
Zo niet, gaan we daar nog even achteraan.

Groet,

Directie Financieringen | Afdeling Deelnemingen
Ministerie van Financién | Generale Thesaurie
Korte Voorhout 7 | Den Haag

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

T
M

E| 102e |@minfinnl

Van: 10.2¢  [102e LFIN/D EELN) W@milﬁin.nb

Verzonden: vrijdag 14 augustus 2020 16:03

Aan: 10.2/102¢| BFB) -[a,fminﬁn.nb; 10.2.e| [10.2.8) ( 10.2.e 1026 @minfin.nl>

CC:( vz imtin.nl
Onderwerp: WOB steunpakket KLM

Hoi[10.2.d en [10.2.¢,
858214 00024




Hopelijk hebben jullie allebei een fijne vakantie gehad! En helaas kom ik dan gelijk met een lastig klusje om de hoek...

We hebben over het steunpakket voor KLM een aantal WOB-verzoeken binnen gekregen. Er wordt daarbij onder meer gevraaqd naar
e-mail)communicatie over het steunpakket van KLM, van met DG's/SG’s van andere departementen 10.2.e

en KLM ( 10.2.e , in de periode 14 maart tot 24 juni 2020.

Zouden jullie deze mails kunnen filteren uit de mailbox van en deze in 1 map kunnen zetten? Het gaat om een map op de X
schijf (X:\2020\Wob-verzoeken Steunmaatregelen KILM), waarvoor aan ICT al toegang is gevraagd voor jullie. (als je er niet in

kunt, mail dan even naar ons)

Mochten jullie hierover verder nog vragen hebben, zouden jullie dit dan aan iemand van het team willen laten weten? (ik ben
zelf vanaf maandag met vakantié )B

Groet,

858214 00024



